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To: SRS EEE @minvws.nl]

From: 5.1.2e

Sent: Wed 3/25/2020 12:05:02 PM

Subject: F\W: Maskers aanbod => [EfEEImasker
Received: Wed 3/25/2020 12:05:09 PM

Nou dit was het dan. Snap jij het nog?
Mocht je een andere partij weten die belangstelling heeft, dan zou ik het natuurlijk ook graag horen. Ik vind het zonde om deze

maskers niet hierheen te halen.
Maar zo’n bestelling voor eigen rekening en risico te doen, dat is me toch te gortig.

HG,

var: IS o U o>

Verzonden: woensdag 25 maart 2020 12:21

Aan: <@solcon.nl>

Onderwerp: Re: Maskers aanbod =>FERIEmasker

[FOR ENGLISH SEE BELOW|

Beste heer/mevrouw,

Veel dank voor uw reactie. Wij waarderen het dat u mee denkt en mee zoekt.

Echter, op dit moment kunnen wij geen gebruik maken van uw aanbod. Dit kan zijn omdat uw aanbod niet aansluit bij de
hwdige prionteiten, of omdat uw aanbod met aan de specifieke vereisten voldoet.

Met de huidige drukte kunnen we u op dit moment helaas geen gepersonaliseerd antwoord sturen. We hopen dat u dit
begrijpt.

Nogmaals dank voor uw mail.

Met vriendelijke groet,

Landelyk Consortium Hulpmiddelen

Dear Sir/Madam.

Thank you for your e-mail. We appreciate your engagement and time investment to-date in sending us an offer.
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Unfortunately, at this moment we have to turn down your offer. This may be because your offer does not fit the current
priority needs, or because your offer does not meet the specific requirements for this product (group).

Given the current COVID-19 situation, we unfortunately cannot provide you with a personalized message. We hope you
understand.

Thanks again for your e-mail.

Kind regards,

National Consortium Medical Supplies

From: [ENERN BB @solcon.ni>

Sent: Monday, March 23, 2020 5:31 PM

To: INEKET NFUL>

Subject: RE: Maskers aanbod =masker
Beste mensen,

Ik snap de drukte bij jullie en dat je met de beperking in mensen en middelen niet alles tegelijk kunt. Zojuist kreeg ik bericht uit
China dat er meer en meer orders komen vanuit Europa en de US, waardoor de levertijd dagelijks kan wijzigen. Bij opdracht
vandaag was de productietijd 3 dagen geweest. Snelheid is geboden.

De situatie is nu eenmaal zo dat heel de wereld dezelfde behoeften heeft en de kansen misschien eerder kleiner worden dan groter.
Als je snel bestelt, dan weet je zeker dat een en ander over 2 weken in NL is.

De zoektocht naar alternatieven in China leidde in elk geval tot een nog lagere prijs. Zo bezien is het goed dat er niet direct is
geacteerd.
Inmiddels heb ik een prijs van €stuk. (gemiddelde prijs obv 0,5 mio FFP1 en 0,5 mio FFP2).

Graag wil ik van jullie weten of dit voor jullie een acceptabele prijs is, anders moet ik nog onderhandelen over de marges wellicht.
In de bijlage een tweetal bestanden met de gevraagde specificaties. Mist u nog wat, laat het dan aub weten.

Zie in uw mailtekst hieronder nog mijn antwoorden op de door u gestelde vragen, in rood.

Van: NFU.nl>

Verzonden: maandag 23 maart 2020 11:21
Aan: m@solcon.nl
Onderwerp: Re: Maskers aanbod =>E&BIEmasker

Geachte

Dank voor uw email en inspanningen tot zover.



102845

Op dit moment zijn de prioriteiten gesteld ten behoeve van snelheid en beschikbaarheid binnen zéér korte termijn
(dagen). Dat betekent dat momenteel primair wordt gezocht naar fysieke en persoonlijk controleerbare voorraden die zich
binnen Noordwest Europa bevinden.

Hebt u deze, dan verzoeken wij u ons zo spoedig mogelijk de specificaties daarvan toe te zenden.

Pas in tweede instantie zal worden gekeken naar eventuele beschikbaarheden buiten Europa, voor behoeften op langere
termijn.

Kunt u ons, via een direct antwoord op deze e-mail, de volgende informatie toesturen:

« Email met bedrijfs- en contactgegevens

5.1.2e

De order loop daarom nu via de overgebleven BV:
Eagle Management Beheer BV
Werkensedijk 87
4251PS Werkendam.
M
E mgzsolcon.nl Dit mailadres gebruiken we op dit moment, dus dat heeft mijn voorkeur. Tenzij u alleen
een zakelijk adres wil, dan hoor ik dat graag.
« Volledig leesbare (ongecensureerde) afbeeldingen (alle zijden) van producten en verpakkingen
Zie bijlagen.
« Volledig leesbare (ongecensureerde) CE-certificaten en kwaliteitsdocumenten
Zie bijlagen. Kwaliteitsdocument voor FFP1 komt morgen.
- Hoeveelheden en fysieke locatie van de goederen

De FFP1 producten liggen in IR
De FFP2 producten liggen in I E NN

» Duidelijke prijsstelling en betalingsvoorwaarden
Prijsstelling: zie in de mailtekst hierboven.

Betaling: Meest praktisch is 100% bij opdracht. |k betaal dan direct de 1° termijn naaren tegen door hen op te

leveren documenten de overige 50%.
Ik zelf betaal bij opdracht 50% en na 3-5 dagen (bij einde productie en start transport) opnieuw 50%.

Ik heb vandaag ook een vraag gedaan naar beademingsapparatuur. In welke hoeveelheden wilt u die?

Alvast bedankt voor uw reactie.

Met vriendeljke groet,

Landeljjke Noodlevering Hulpmiddelen

rrom: N I s>
Sent: Sunday, March 22, 2020 10:37 AM
To:m@solcon.nl solcon.nl>
Cc: Middelen Corona NFU.nl>
Subject: FW: Maskers aanbad => €mmasker

Beste heer/mevrouw,
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Dank voor uw bericht.

Met deze mail stuur ik uw bericht door naar de centrale inkoop. Zij gaan over de grotere leveringen en over de overige
hulpmiddelen. Zij beoordelen deze aanbiedingen, indien van toepassing zullen zij contact met u opnemen.

Met vriendelijke groet,

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie
Team Corona
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

Van: <m@solcon.nl>

Verzonden: zaterdag 21 maart 2020 22:36
Aan: IIEEM @nfu.ni

cc: I N @ minvws.n > [ <EXEl @ minvws.ni>

Onderwerp: FW: Maskers aanbod
Urgentie: Hoog

Beste mensen,

Omdat ik van u nog geen reactie heb gehad en naar ik vandaag opnieuw las, de behoefte aan mondkapjes heel groot is en nog
groter gaat worden, heb ik vanmiddag even contact gezocht met , om hem te vragen of er mogelijk andere adressen
waren waarmee ik sneller contact kon krijgen. Maar ik hoorde van hem dat ik toch aan het goede adres ben bij u.

Ik heb intussen mijn partner in China gevraagd om nog alternatieve leveranciers te benaderen. Misschien kan het goedkoper voor
dezelfde kwaliteit. Daar hoor ik morgen meer over.

Bij opdracht loopt dat via mijn Nederlandse BV. Levertijd is omlaag naar 10 dagen, zegt men. En de prijs duikt wellicht nog onder de
€tuk in de huidige mix.

Ik verneem graag spoedig van u.

Met vriendelijke groet,

Van: <MQsolcon.nl>

Verzonden: donderdag 19 maart 2020 17:17
Aan: [IEEEDNN o nfu.n' N @ nfu.n>
Onderwerp: Maskers aanbod

Beste mensen,

Deze week beluisterde ik het interview met uw heer Ernst Kuipers.
In deze tijd wordt kennelijk misbruik gemaakt van de schaarste. Dat doe ik niet.

Ik ben bekend in China en heb daar jaren zaken gedaan en ook steeds goede contacten onderhouden. Die heb ik nu benaderd.

De e daarop - e aangepaSt.
5.1.1d
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Kort en goed: ik heb huiswerk gedaan en prijzen opgevraagd, uitgaande van vooralsnog 1 miljoen stuks, verdeeld in 50/50 voor de
types FFP1 en FFP2. Andere verhoudingen zijn uiteraard ook te calculeren.

In verband met snelle leveringsbehoefte moet het in eerste instantie per vliegtuig. Keerzijde is dat het dan verspreid geleverd moet
worden over waarschijnlijk 5 a 6 vluchten.

Per container zou makkelijker zijn, maar ook langer duren.

Condities zijn:

Na ontvangst betaling, is de zending op Schiphol in 15 dagen. Er zou dan zoveel als nodig is, snel na elkaar kunnen worden besteld,
waardoor er vanaf 15 dagen na de eerste betaling bijv. wekelijks of meer geleverd kan worden. Voor zover mij bekend zijn er geen
leveringsproblemen te verwachten.

Ik doe u een aanbod voor levering van mondkapjes (polypropyleen), als volgt en gebaseerd op dit moment:
Type FFP1: 500.000 + FFP2: 500.000 te leveren per luchtvracht in 5 a 6 vluchten, in verband met het volume.

Certificaten CE, FDA en DAKKS aanwezig.

De prijs is niet 100% scherp omdat ik nu calculeer met 1 luchtvracht en het er 5 a 6 moeten worden. Maar waarschijnlijk zal dat
niet veel uitmaken.
De totaalprijs voor de zending als hierboven genoemd, zou omgerekend zeker ruim ondertuk moeten uitkomen, inclusief
btw.

Als u andere aantallen of een andere mix nodig hebt hoor ik het graag.

Gebaseerd op een rekenkoers van momenteel USD 1 = EUR 0,9261. En een schatting van 8% invoerrechten.

Met vriendelijke groet,




