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To: 5.1.2e AR @minvws.nl]

From: 5.1.2e )

Sent: Thur 3/26/2020 6:36:37 PM

Subject: RE: Jouw verzoek om citaten uit brieven m.b.t. vergoeden extra kostencorona
Received: Thur 3/26/2020 6:36:37 PM

ilde het verschil tussen huidige inkoopprijs en normale inkoopprijs als subsidie geven ten laste van vws begroting.
1l dat pryjs doorberekend wordt aan zorgaanbieder die doorberekend aan verzekeraar/zirgkantoor.

Daarom ook opmerking over glad strijken.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry .com)

Van: m@minvws.nb
Datum: donderdag 26 mrt. 2020 6:47 PM
Aon: INEAETR) MCREZ @ i >

Onderwerp: FW: Jouw verzoek om citaten uit brieven m.b.t. vergoeden extra kosten corona

Heb jij een idee waar doe teleurstelling in zat?

Verzonden: donderdag 26 maart 2020 18:20
Aan:
CC:

R STRFE@minvws.nl>;
) <@minvws.n|>
Onderwerp: RE: Jouw verzoek om citaten uit brieven m.b.t. vergoeden extra kosten corona

De teleurstelling was even groot in het consortium.
Maar, Ze gaan hiermee nu a d slag.
5.1.2e an mijn team zal met Leusden proberen dit vorm te geven.
En houdt contact met n
Moeilijkste punt is hoe wisselende inkoopprijzen een beetje glad te strijken in de komende weken.
En we gaan ook even oefenen met het consortium op de communicatie, gebruikmakend van belofte verzekeraars.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
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