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EEE@minvws.ni; INEXENERE) EXEC @ rminvws. i), INEERECN
) minvws.nij; lunc.n |[IIEEECN @'umc.ni];
@dyami.services]; @fliteline.aero| @fliteline.aero]

Sent: Fri 3/20/2020 9:27:12 AM
Subject: RE: Framework agreement Covid-19

Received: Fri 3/20/2020 9:27:15 AM
1k probeertelefonisch te bereiken. Door LUMC is al eergisteren al betaald en de kapjes zijn al
gecontroleerd en geteld, dus ik hoop dat groen licht geeft. Ik wacht contact met f.
Groet,

Telefoonnummer
) 5.1.2¢
Mobiele nummer

Telefoonnummers secretariaat:
. 5.1.2e 5.1.2e

Ll 5.1.2e 5.1.2e

Email secretariaat: [ SEKERNNMl @ doghm.n|

Van: ) @minvws.n|>

Verzonden: vrijdag 20 maart 2020 10:24

SEEREY) S mivvws.n>; I R oo I

SO @ minvws. nl>

) <BEEEl @ minvws.nl>; IEEECM@umc.n; JEEEDIN @ dyami services>;

PR @ fliteline .aero
Onderwerp: RE: Framework agreement Covid-19

Thx. Ik verzend pas na groen licht JEREZCN Misschien heb je voor niets een handtekening gezet (sorry)

van: [IEEEED) SEE e minvws.ni>

Verzonden: vrijdag 20 maart 2020 10:08

JEE M e zzdhm.ni>; IEEN) B e minvws.n>; INIEE)

@ minvws.nl>

) minvws.nl>; lumc.nl; dyami.services>;

@fliteline.aero
Onderwerp: RE: Framework agreement Covid-19

Done

Met vriendelijke groet,
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van: IEESECHIN -BEEERM @ccdhm o>

Datum: vrijdag 20 mrt. 2020 9:37 AM
5.1.2e <EEFEN ) minvws.nl>,

5.1z 5.1.2e A . @minvws.nl>, @lume.nl
) >, . ) . fliteline.aero>

----- Oorspronkelijk bericht-----
Van: m <m(wmmvws.nl>
Verzonden: vrijdag 20 maart 2020 09:30
3 @minvws.nl>

fliteline.aero
Onderwerp: RE: Framework agreement Covid-19

noet tekenen en dan retour aan jou zenden?

ie: 51z 512e B 5A'1A2e (@minvws.nl< RS [ 5.1.2e
b 5.1.20 5.1.2e % 5.1.2e Aminvws.nl>>.
5.1.2e (@lumc.nl < 5.1.2e (@ <] 5.1.2e 2
5.1.2e 51.2e
5.1.2e 5.1.2e iteli .

Onderwerp: FW: Framework agreement Covid-19 )

Het financiéle deel van de deal in China is afgerond en vandaag worden de dozen geteld. Ze zijn al geinspecteerd.

Zodra het tellen in afgerond kunnen ze op transport naar Nederland. Probleem is dat degene die het luchttransport verzorgd op dit moment nog niets
kan doen omdat hij wacht op de getekende framework charter agreement. Kun je er voor zorgdragen dat dit zo spoedig mogelijk door
wordt ondertekend. Het zou zonde zijn als deze kans verloren gaat, gelet op de schreecuwende behoefte aan maskers.

Vriendelijke groet,

@rdoghm.nl<]

Email secretariaat: @rdoghm.nl>

e JEEE
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Wellicht goed om te benadrukken dat die vliegtuigcapaciteit ook ingezet moet worden om de voorraad Vm die nu in China op

ons staat te wachten (als eerste deel van de levering waarvootlSSIFCYl is beteald). naar Nederland moet worden gevlogen. Anders zijn
we geld en kapjes kwijt.
Groet,

Email secretariaat: 5.1.2e m 5.1.2e @rdoghm nl>

Van: [dyami] <BNENIECH @ dyami services<SENMMENIFENMN @ dyami services>>

Verzonden: woensdag 18 maart 2020 16:37

: JEREZM @ minvws.n|<JNERETINNN @ min vws.nl>: [IIEEEDNN <BEREDN @2 2 dhm ol <JNEXECNIN @2 2 dhm nl>>;
5.1.2e rijksoverheid.nl 5.1.2e rijksoverheid.nl>

Onderwerp: Fwd: Framework agreement Covid-19

Zoals gisteren en vanochtend besproken oa metm Het NU claimen van beschikbare ruimte op vliegtuigen. danwel gehele full freighters is nog
steeds van groot belang, onderstaande agreements dienen nog getekend te worden om deze capaciteit voor de NL belangen veilig te stellen.
Capaciteit wordt met de dag schaarser en de tarieven blijven stijgen.

Als de task force of een consortium of ander samenwerking sverband is opgericht met mandaat, kan deze de vluchten individueel aanvragen en
goedkeuren. Het algemene framework om al van start te gaan en een algemene capaciteitsclaim te leggen is van groot belang.

Zie de documenten en mail hieronder.
Mijn advies is om dit op SG niveau of daarboven te laten tekenen.

Met groet,

Date: Wed, Mar 18, 2020 at 10:23 AM
Subject: Framework agreement Covid-19

5.1.2e @dyami.service:
@ fliteline.acro>>,

Please find attached a copy of our standard framework agreement for this project to get started.

Framework Agreement
Annex A
Annex B

* O* ¥ *

Annex C
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Bestregards,

(EEEZIN G.01D42361 .1B9SBGE(]

Walaardt Sacrestraat 401-403, 1117 BM Schiphol, The Netherlands
VAT: NL807698325B01. Chamber of Commerce Amsterdam 34111344

1SO 9001:2015 and ISO 27001:2013 Certified

This message may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient or believe you have received this

messaie in crrorl ilease notii us immcdiateli bi 1'ciondini to the sender and then delete this message from your system.

Please consider the environment before printing this e-mail.



