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To: @erasmusmc.nl

Cc ) minvws.nl]
From: 5.1.2e

Sent: Thur 3/12/2020 1 1 :00:58 AM
Subject: RE: 1_WOVK 201865006.026.022 Afroepen optie

Received: Thur 3/12/2020 11:00:58 AM

Is het heel erg als we het zo laten, gezien het feit dat er het geld snel op hun rekening komt? Als dit de eerste keer meteen goed

gaat zal Pharma hier zich misschien ook wel comfortabel bij voelen.

Van: JE @crasmusmenl>

Verzonden: donderdag 12 maart 2020 11:10

@minvws.ni>; [INEECKECN)<BEXEDNo minvws.ni>
@nfu-inkoop.nl>

Onderwerp: RE: 1WOVK 201865006.026.022 Afroepen optie

Met betrekking tot de OVK....

We hadden met ze afgesproken dat we 2 dagen voor levering zouden betalen na de eerste zending.....Kan de tekst aangepast

worden volgens de eerste OVK?

Verder net bevestigt gekregen dat: Geld is uiteindelijk bij hun leverancier ontvangen en vanavend vind er levering plaats van

de eerste 500.000 stuks. Dus toch niet maar 250.000 stuks.

Sorry voor het ongemak!

Er gaat nu ook een koerier rijden bij de belgen vandaan. Die levert ons omniet 10.000 chirurgische maskers zodat we ZXL

ziekenhuizen in onze regio uit de brand kunnen helpen.

3M kan midden volgende week weer leveren vanuit de UK.

Hun hele voorraad (die ze dus nog aan het tellen zijn) heb ik alvast voor ons gereserveerd tegen EE Nette

prijs. Het zijn maskers die normaak aan het rode kruis geleverd worden. Technisch OK, maar niet al te fancy....

Met vriendelijke groet,

Servicebedrijf - Inkoop & Facilitair
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onderdag 12 maart 2020 10:18

minvws.n>;[CRE minvws.ni>

cc: IEEE nfu-inkoop.nl>

Onderwerp: RE: 1_WOVK 201865006.026.022 Afroepen optie

Ik heb de angel bij Pharmasimple er een beetje uitgetrokken en afgesproken dat ik pas morgenochtend naar ze toe ga. Teveel

variabelen naar mijn zin mbt tot de planning.

Ten eerste is de financiéle afwikkeling de bottleneck. Het geld was inderdaad een paar uur na storten ontvangen bij de bank

van de leverancier van PharmaSimple. Alleen moet deze bank oog een herkomst controle doen. Heel frustrerend. In dit

proces zijn zo’n beetje alle paarse krokodillen geslacht, en dan is het de financiéle sector die hier dwars ligt.

Bovendien was er voor vandaag een Hygienist afgevallen, en ik wil met het hele team gaan.

Met vriendelijke groet,

Servicebedrijf - Inkoop & Facilitair

edisch Centrum Rotterdam

“2 afwnd
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vr: [NEES
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 10:11

Onderwerp: RE: 1_WOVK 201865006.026.022 Afroepen optie

Ja doe ik!

Met vriendelijke groet,

Servicebedrijf - Inkoop & Facilitair

edisch Centrum Rotterdam

“2 afva
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Van: 5.1.2e minvws.nl>

Verzonden: donderdag 12 maart 2020 10:10

Aan: < erasmusmec.nl>

Onderwerp: RE: 1_WOVK 201865006.026.022 Afroepen optie
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Kun jij deze weer laten ondertekenen door Pharma en vervolgens retourneren?

vr:IEESEE- vs.» NomenIESE
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 10:01

@minvws.nl>;BEEN eerasmusme.nt' JEEMeerasmusme.ni>
Onderwerp: RE: 1_WOVK 201865006.026.022 Afroepen optie

Bijgaand ondertekende overeenkomst retour.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

) |

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

(070) ~ ERE
= minvws.nl | www.rijksoverheid.nl |

Bezoekers aan de gebouwen van de Rijksoverheid dienen zich te legitimeren dmv een geldig identiteitshewijs
Voor bezoek aan de Algemene Leiding is een speciale balie bij de receptie op de begane grand

@&®) ET NIEUWE

NN DONORREGISTER

Het nieuwe Donorregister, vanaf 1 jull 2020.

Kljk wat het voor jou betekent op donorregister.nl

Verzonden: donderdag 12 maart 2020 09:55

Aan: 5.1.2e ) minvws.nl>

CC 1.2e ) minvws.nl>;IEEE @erasmusme.nl’JEEM @erasmusme.ni>

Onderwerp: 1 WOVK 201865006.026.022 Afroepen optie

Hierbij het amendement waarmee we de optie trekken.

lk wil je vragen ook deze te ondertekenen en aan mij te retourneren.

We willen deze bij voorkeur voor 12 uur tweezijdig ondertekend krijgen.

Dank,


