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Beiden geinformeerd over stavaza ;-)

-----Qorspronkelijk bericht-----

von: IENCETSENEAE@ och ni>
Verzonden: dinsdag 17 maart 2020 19:13

Aan: ) EEE @minvws.ni>; INEXFTRNN) <BEXETM @minvws.nl>
Onderwerp: RE: Akkoord op voorfinanciering

Wellicht het handigste als jouw secretariaat of dat van|EEES de afspraak maakt. Dan regel ik hun emailadressen en 06-nummers.

HG,

Telefoonnummer

Mobiele nummer:

Telefoonnummers secretariaat:

@rdoghm.nl

-----Qorspronkelijk bericht-----

Van: IEREEAETSRNEN) <ERETI@minvws.ni>
Verzonden: dinsdag 17 maart 2020 18:59

Aan:EeHEE @ggchm ni>;IEEE)<BEEETH@minvwsn>
Onderwerp: RE: Akkoord op voorfinanciering

Ik ontvang ze graagBEd en Bruno ook. Zijn agenda is wat minder voorspelbaar dan de mijne!

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: EEE @gchm niSEEEI@gqchmni>>
Datum: dinsdag 17 mrt. 2020 6:36 PM

Aan: ) EEE @minvws.nl<BIEEEI@minvws.nl>>
Onderwerp: RE: Akkoord op voorfinanciering

Dank voor het doorsturen van de mail. Ik kreeg van mijn contactpersoon JeBFER wel een verontrustend signaal door.

De drie mensen die zonder enig eigenbelang dit aanbod hebben georganiseerd, willen graag hun kennis en netwerk blijven inzetten. Het

vetrett IEEEIEEERE enIEEsdegene met alle contacten. Ik sta

voor alle drie in en ik heb het sterke gevoel dat zij ons de komende tijd nog goed kunnen adviseren. De kennis en contacten die zij
hebben, hebben wij gewoonweg niet. Het kan ons miljoenen besparen, heb ik het idee.

Is het een idee om een keer een uurtje op het ministerie met elkaar van gedachten te wisselen (eventueel met Bruno erbij), want ze

hebben ons echt belangeloos een grote dienst hewezen en dat mag best eens uitgesproken worden. Dat stimuleert hen om onverdroten

door te gaan.

Hartelijke groet,

elefoonnummer,

Mobiele nummer



95246
Telefoonnummers secretariaat:

* ERPS

Email secretariaat:

-----Qorspronkelijk bericht-----

Van: IMECAET)EEE@ minvws i>
Verzonden: dinsdag 17 maart 2020 18:10

Aan IRERETINY SEXED @gochm i>

Onderwerp: FW: Akkoord op voorfinanciering

Urgentie: Hoog

Ter info

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com<http://www blackberry.com>)

van:[IEEE EEESM @minvws nl <IESE @minvws.nl>>
Datum: dinsdag 17 mrt. 2020 3:53 PM

Onderwerp: Akkoord op voorfinanciering

Beste EME

Zoals net aan de telefoon besproken vraag ik hierbij (nog een keer per mail) je akkoord op een bedrag van 5 MEUR aan voorfinanciering.
Het betreft hier een langer lopende deal met een partner in China die voor ons productiecapaciteit heeft ingekocht voor de komende 3

maanden voor zo'n 24 miljoen mondkapjes.

Wij hebben aangegeven dat aantal zeker af te nemen indien geleverd. In china wordt op dit moment alles vooruitbetaald en er grote
concurrentie van vraag (ook vanuit landen Europa).
Wij hebben hem al 2 MEUR aan voorfinanciering gegeven maar dat is niet genoeg om het nu rond te krijgen. Hij vraagt een extra bedrag
van 5 MEUR.

Dit is natuurlijk een risico maar beschouwen we als een betrouwbare partner.
De eerste levering van hem staat gepland op een vlucht van vrijdag-zaterdag naar Amsterdam.

Graag met spoed jouw akkoord
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