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To: 5.1.2 5.1.2e )| S.1.2e @Il MUS]||

From: 5.1.2e )

Sent: Mon 3/16/2020 9:30:36 PM

Subject: RE:https://www.zorgvannu.nl/digitale-ondersteuning-bij-covid-19-corona-virus
Received: Mon 3/16/2020 9:30:37 PM

Naar‘ieselecteerden’ (tot n laten we dat al wel doorschemeren.

Van: 5.1.21 5.1.2e )@minvws.nl>

Verzonden: maandag 16 maart 2020 22:23

Aan: [IESETN) ERETI @ minvwis.ni>

Onderwerp: FW: https://www.zorgvannu.nl/digitale-ondersteuning-bij-covid-19-corona-virus
Ook goed om de succesverhalen snel in beeld te krijgen en te gaan rondvertellen.

En hij mag wat mij betreft het signaal krijgen dat we zij aan zij staan als het gaat om compensatie van gemaakte kosten
als blykt dat dit niet met bij nader inzien een geweldige promotie actie is geweest die tot schaal en winst (na 3 maanden)
heeft geleid :-). Waar de rekening dan verhaald wordt is nog niet per definitie VWS (wel optie hoor) maar kan ook
verzekeraars zijn.

Met vriendelijke groet,

van: [N -BCRETNN @ invys 01>

Datum: maandag 16 mirt. 2020 5:17 PM

Aan: 51z 512e J& 5.1.2¢  (@OTNALERNES

Onderwerp: FW: https://www.zorgvannu.nl/digitale-ondersteuning-bij-covid-19-corona-virus
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