118640

To: @minvws.nl]; @minvws.nl]
Cc: minvws.nl]; @minvws.nl]
From: )

Sent: Wed 3/18/2020 6:00:32 PM
Subject: RE: Ministerie van Volksgezondheid 2
Received: Wed 3/18/2020 6:00:33 PM

Hi,
Nog even voor mijn dossier:

Welke levering wordt nu afgeleverd, die eerdere van 13.500 stuks? Of de nieuwe partij van 122.5007?

Is er ook een offerte bevestiging van deze order?
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Verzonden: woensdag 18 maart 2020 18:27

@minvws.nl>

erminwws.t>; ) EKE o inews ;I

@minvws.nl>
Onderwerp: FW: Ministerie van Volksgezondheid 2

Ha
Zojuist telefonisch besproken met in de bijlage een factuur met Eswha Holding (loopt via | EEED -

Eswha Holding heeft een levering onderweg naarwmijgt een seintje op het moment dat deze
levering binnen is. Kunnen jullie daarna voor de betaling zorgdragen?

heeft inmiddels (via gehoord dat betaling van gisteren (17 maart) is verstuurd, en morgen bij hem zichtbaar
moeten zijn.

Inschatting is dat deze partij de komende dagen steady in ffpl kan voorzien, plus minus 150.000 per dag.

Groet,

Verzonden: woensdag 18 maart 2020 15:58

Onderwerp: FW: Ministerie van Volksgezondheid 2

Betrreft levering die NU in vrachtwagen onderweg is naa Als ik signaal krijg van 5.1.2i Hat deze akkoord is
dan graag betaling.

Groet,

Van: < mail.com>

Verzonden: woensdag 18 maart 2020 15:42
Aan: 5.1.2e erasmusmc.nl>
Onderwerp: FW: Ministerie van Volksgezondheid 2

Hi G

Goederen zijn onderweg. Bij deze de factuur, zoals afgesproken asdap betaling na binnenkomst en goedkeuring.
Bel je morgen omtrent nieuwe leveringfen, zoals gezegd worden deze niet duurder dan per stuk
Groet, BREE
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