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Verzonden met BlackBerry Work
(www .blackberry com)

Van: BB @minszw.nl>
Datum: donderdag 26 mrt. 2020 11:17 AM
Aan: ﬁ) HEE @ winvws.ul>

Onderwerp: FW: Spoed betaling ipv haast Arch & Hook 3057-23255

Ben jij akkoord met deze spoedbetaling. Hij is wat mij betreft akkoord

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directie DSU / FDC

Wilhelmina van Pruisenweg 52-78| 2595 AN| Den Haag | gebouw Beatrixpark
Postbus 90801 | 2509 LV Den Haag

Het Financieel Dienstencentrum (FDC) is een interdepartementaal samenwerkingsverband onder verantwoordelijkheid
van SZW. Het FDC voert de financiéle administratie en het beheer op het financiéle SAP-systeem (3F) uit voor de
ministeries van BZK, Financién, OCW, SZW en VWS.

Verzonden: donderdag 26 maart 2020 11:11
Aan: 5.1.2e <ERFEY @ minszw.nl>
CC: Woodriffe, H.P.A. 4 @minszw.nl>; FDC-kassiers @minszw.nl>; @minszw.nl

@minszw.nl>; WAL @ minSZW.nl>; @minszw.nl>;.

@ minszw.nl>; . < 5.1.2e @minszw.nl>; B @minszw.nl>
Onderwerp: FW: Spoed betaling ipv haast Arch & Hook 3057-23255
Urgentie: Hoog

Goedemorgen
Wil jij akkoord geven voor deze spoedbetaling?

Gr

Verzonden: donderdag 26 maart 2020 10:52

Azmwx HEE @ minsow.nl>; IESECN

minvws.nl>
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Onderwerp: Spoed betaling ipv haast Arch & Hook 3057-23255
Urgentie: Hoog

Deze haast betaling is gisteren roces blijven hangen. Graag daarom er een spoedbetaling van maken.
Dit heb ik ook besproken me net.

EEEEN 22! 0 akkoord voor PV geven.

Mag ik zsm het betaalbewijs hebben zodat ik dat aan de klant kan laten zien.

-G

var: I
Verzonden: woensdag 25 maart 2020 14:27
Aan: minszw.nl>;

Ddminszw.nl>

cC: minszw.nl minszw.nl>; @ minvws.nl>
Onderwerp: FW: Nieuwe overeenkomst en verplichtingennummer

Urgentie: Hoog
Graag deze haastbetaling vandaag uitvoeren. Verpl nr

Bijgevoegd de overeenkomst, de offerte en de mail waarin het akkoord van en zitten.

Gr
Van: ) <IIEEIleninvwsnl>

Verzonden: woensdag 25 maart 2020 09:20

Aan: @minvws.nl>
Onderwerp: FW: Nieuwe overeenkomst en verplichtingennummer
Urgentie: Hoog

Zie hieronder en bijgevoegd, kan jij deze oppakken? (verplichting)

Verzonden: woensdag 25 maart 2020 09:17
minvws.nl>; < rijksoverheid.nl>
) minvws.nl>; [

Onderwerp: Nieuwe overeenkomst en verplichtingennummer
Urgentie: Hoog

Gisteren is er met instemming van de SG een orderbevestiging geplaatst voor IC-beademingsapparaten Aeornmed VG70.
De betaling/overeenkomst moet vandaag met prioriteit opgepakt warden. Kunnen jullie een concept overeenkomst opstellen en
een verplichtingennummer regelen. Lukt dat vandaag?

Groet
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Senior beleidsmedewerker

Cluster Geestelijke Gezondheidszorg | Directie Curatieve Zorg (CZ)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Telefoon: 06\ Email: M

van: INEEESEDN <BEXECNN o ninvvis. o>

Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 21:22

5.1.2e @archandhook.com

5.1.2e @archandhook.com; 5.1.2e

SRR @ minvws.nl>; 5.1.2e
) HERES @ minvws.ni>
Onderwerp: Orderbevestiging

Geachte heer
Met de instemming van de an het Ministerie van VWS plaats ik hierbij de order voor mc-

beademingsapparaten Aeornmed VG70, conform bijgevoegde order en productspecificaties en met alle toebehoren waarmee de

apparaten direct te gebruiken zijn voor intensieve beademing. Deze levering vindt plaats op 9 april. De order vervalt als per 23 april
de apparaten niet geleverd zijn.

@ minvws.nl>;

G minvws.nl>;

Graag gaan we nog in gesprek over de mogelijkheden om de levering van beademingsapparaten te vervroegen. Wij zullen u
ondersteunen bij de samenwerking met KLM om de apparaten zo snel mogelijk afgeleverd te krijgen. Het afleveradres is
#In onderling overleg kan het afleveradres nog worden aangepast in
een andere locatie in Nederland.

De benodigde administratieve handelingen om de opdrachtbrief op te kunnen stellen en de betaling mogelijk te maken zullen
morgen in overleg met umworden uitgevoerd.

Met vriendelijke groet,




