
To:

From:

Sent:

Subject: RE: ZJCN vervolgvragen

Received: Wed 2/17/2021 8:39:56 AM

Rond 11 uur. Heb je net een uitnodiging gestuurd.
5.1.2¢

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van:BEEEE)JEN @ minvws.nl>
Datum: woensdag 17 feb. 2021 9:33 AM

Aan: [EEEDNBE (ERED)BEREDMG0 minvws n>
Onderwerp: RE: ZJCN vervolgvragen

8

Vandaag heb ik een vrije dag. Hoe laat zou dit zijn?

Groeten,

5.1.2e

Crisisteam Caribisch Nederland

[| sie EAzorg Caribisch Nederland

Programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

|
E BEEZ @minvws.nl
www.rijksoverheid.nl

Van: E. BEYJEEM @minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 16 februari 2021 19:20

on: EXE) (REE. OE (ED) NCEE rive.EEE.(ED) ERERN rims i>

Onderwerp: RE: ZICN vervolgvragen

1164395

Moeten we nog benoemen dat wij zelf hebben aangestuurd op correctie excercitie, maar dat we daar pas aan toe kwamen

toen we in een wat stabielere relatie met AMI waren of wisten ze dit al?

Eens met de inzet om het vooral via de notitie te beantwoorden. Hebben we nog een email waaruit blijkt dat HIS met deze

route akkoord 1s?

We hebben morgen een overlegje over de claim staan. Laatste 10 minuten even metly erbij over dit vraagstuk
spreken?

Groet,

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)



1164395

Datum: dinsdag 16 feb. 2021 4:25 PM

Asn: BEE. (GE) - ERE mics.EKER (ERED) ERE mins 11>
Onderwerp: RE: ZJCN vervolgvragen

Zie hieronder voorzet voor een mail aan ERE van ADR. Wil het zo beknopt mogelijk houden eigenlijk, maar wellicht hebben

jullie nog mooie aanvullingen? Of evt mail van WJZ of HIS?

Groet

Hierbij de antwoorden op de nog openstaande vragen.

1. Graag ontvangen we een specificatie vanJE ovD-gerelateerde uitgaven die vanuit ZJCN NL zijn gedaan.

Zie bijgevoegd.

2. AMI houdt zelf de facturen die t/m augustus zijn verzonden tegen het licht om te controleren of de gefactureerde dagen
overeenkomen met de urenbesteding. We begrijpen dat de verwachting is dat dit zal leiden tot een forse creditfactuur. Zijn

deze facturen dus al wel betaald? Heeft ZJCN concreet benoemd welke dagen in twijfel worden getrokken? Hoe kan ZJCN

met zekerheid vaststellen dat voor de gefactureerde (en betaalde) bedragen daadwerkelijk de prestatie heeft

plaatsgevonden? Kan dit nader worden toegelicht en gekwantificeerd?
De facturen zijn betaald. AMI zet alle weekfacturen over die periode t/m augustus om naar maandfacturen en controleert

de feitelijke bezetting (gewerkte dagen) obv de projectadministratie. AM! levert deze facturen inclusief onderbouwing bij

VWS op. Deze informatie toetsen en leggen we oa naast de weekverslagen die we van AMI hebben ontvangen en andere

informatie die we binnen het crisisteam hebben over de inzet van AMI op de CAS landen.

3. Graag ontvangen we de vastlegging van de afstemming die met WJZ heeft plaatsgevonden omtrent de dwingende spoed
voor de gunning aan AMI. Zie bijgaande nota.

4. In hoeverre heeft tijdens de gunning nog afstemming plaatsgevonden met WJZ/HIS over de aanbieding van AMI? Graag

ontvangen we de correspondentie hiervan. Zie bijgaande nota.

5. Is de uiteindelijke gunning tegen de finale (financiéle) condities ook afgestemd met HIS/WIJZ/andere experts? Zie bijgaande
nota.

Met vriendelijke groet,

Programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland

Mimisteri vanVelkageesmaherly Welzijren Sport
Parnassusplein 5 | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

www.rijksoverheid.nl


