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To: 5.1.2¢ IEEEDM @minvws.ni]; IIIESEDN) IEEES @minvws.ni]

From: 5.1.2e )

Sent: Sun 2/14/2021 11:47:46 AM

Subject: RE: ZJCN vervolgvragen

Received: Sun 2/14/2021 11:47:46 AM

Graag. Onderstaande lijn was ok, neem ik aan? Ik wilde die vraag meteen tackelen, zodat verhalen/beeldvorming eigen
leven gaan leiden

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [ICEEND -BEXEDN o minvvs ol

Datum: zondag 14 feb. 2021 12:30 PM

Aan: [ERECIEND) <ERXED) @ minvws.nl>, <EEEE @minvws ni>

Onderwerp: FW: ZICN vervolgvragen

Maandag even contact hoe we ze verder beantwoorden.
5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

van: [INIEEEEDN -BESED o winvvs o>
Datum: vrijdag 12 feb. 2021 10:00 AM
@minfin.nl>. <EEEDIN ) minvws nl>

(@zorgverzekeringskantoor.nl>>,

(ADR/VOS)
@minvws.nl>,

Onderwerp: RE: ZJCN velvolgvragen

Goedemorgen

Ik pak het op en kom er uiterlijk begin volgende week op terug.

Op vraag 5 antwoord ik meteen. AMI levert het IC personeel voor de (CAS) landen (Curagao, Sint Maarten en Aruba) en niet
voor Caribisch Nederland / de BES-landen. In de CAS landen wonen ongeveer 400.000 inwoners. Dit maakt de rekensom /
extrapolatie naar de Nederlandse situatie iets anders. Neemt niet weg dat AMI een dure oplossing is, maar nood breekt wetten.
Als Nederlands zorgpersoneel naar de eilanden had mogen en kunnen gaan, hadden we dit uiteraard gedaan. We bouwen AMI -
zodra het verantwoord kan (relatie met de vaccinaties)- zo snel mogelijk af zo rond de zomer. En parallel blijven we scherpe
contractafspraken met AMI maken (prijs en flexibiliteit) en houden we -in overleg met de ziekenhuizen- de personele aantallen
zo laag mogelijk. Feit blijft dat de beschikbaarheid van voldoende IC plaatsen (inclusief personeel) enorm belangrijk is voor de
COVID zorg in het Caribisch deel van het Koninkrijk en je ook daar te maken hebt met besmettingsgolven. En uitvliegen naar de
regio of Nederland is helaas niet mogelijk; het is overal crisis en iemand aan de beademing laten uitvliegen is geen optie. We
voeren nog steeds het OMT advies en RMR besluit van voorjaar 2020 uit. Ik kom hier in de beantwoording op de andere vragen
nog wat uitgebreider terug.

Nb. Op Bonaire (in het ziekenhuis Fundashon Mariadal) is er in normale tijden geen IC, omdat er geen gecompliceerde operaties
plaatsvinden. Met de COVID crisis zijn hier 6 beademingsplaatsen gecreéerd en is er ongeveer 15-20 man Nederlands
zorgpersoneel vanaf vorig voorjaar. Dit gaat via Nederlandse bureaus (BKV, TMI en Healthz); deze kosten lopen wel via
Nederland, via contracten die samen met HIS zijn afgesloten en komen terug in de beantwoording van vraag 1.

Met vriendelijke groet,

Programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5 | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

T 06
E minvws.nl|

www.rjksoverheid.nl

van: XN (~or/rA) JENEXEM @ minfin.ni>

Verzonden: donderdag 11 februari 2021 22:56
@minvws.nl>;

) (ADR/VOS)

(ADR/VOS) @minfin.nl>;
@minvws.nl>; )@minvws.nl>;
@minfin.nl>
Onderwerp: ZJCN vervolgvragen

Bedankt voor de beantwoording. We hebben nog een aantal vervolgvragen. In eerste instantie met name over de corona-uitgaven:

Graag ontvangen we een specificatie van de COVID-gerelateerde uitgaven die vanuit ZICN NL zijn gedaan.

AMI houdt zelf de facturen die t/m augustus zijn verzonden tegen het licht om te controleren of de gefactureerde dagen

overeenkomen met de urenbesteding. We begrijpen dat de verwachting is dat dit zal leiden tot een forse creditfactuur. Zijn

deze facturen dus al wel betaald? Heeft ZICN concreet benoemd welke dagen in twijfel worden getrokken? Hoe kan ZJCN
met zekerheid vaststellen dat voor de gefactureerde (en betaalde) bedragen daadwerkelijk de prestatie heeft
plaatsgevonden? Kan dit nader worden toegelicht en gekwantificeerd?

3. Graag ontvangen we de vastlegging van de afstemming die met WJZ heeft plaatsgevonden omtrent de dwingende spoed
voor de gunning aan AMI.

4. In hoeverre heeft tijdens de gunning nog afstemming plaatsgevonden met WIZ/HIS over de aanbieding van AMI? Graag
ontvangen we de correspondentie hiervan.

5. Als we een ruwe berekening maken dat het contract met AMI in 2020 m\maard was, en er 26,000 BES-inwoners zijn,
dan zijn de kosten per inwoner Als we die gemiddelde kosten op Europees Nederland toepassen met 17 min
inwoners, dan zou dat een kostenpost van mld betekenen. 51.2b

. Graag ontvangen we hier reflectie op.

6. Is de uiteindelijke gunning tegen de finale (financiéle) condities ook afgestemd met HIS/WIJZ/andere experts?

ol

@AM zou jij de twee onderstaande vragen kunnen oppakken?

a) Inonze SAP-export lijkt de december verrekening van Rijksdienst Caribisch Nederland te ontbreken. Dit zou een bedrag
van rond d betreffen. Is deze al wel in de SAP VWS-administratie geboekt?

b) We begrijpen dat de budgetstand in SAP 3F adogelijk nog niet alle correcties ivm COVID bevat. Betreft dit
verplichtingen die nog geregistreerd moeten worden? Kan dit verder worden uitgezocht?

Alvast bedankt, vriendelijke groet,

van: INEEEERECNNN) BEXER o invvis.ol>

Verzonden: woensdag 10 februari 2021 22:33
Aan: 5.1.2e ) (ADR/FA) minfin.nl>
5.1.2e ) (ADR/VOS)
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e

(ADR/VOS)

minvws.nl>; . minvws.nl>;

minvws.nl>
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Onderwerp: RE: Contract 2021 Fundashon Mariadal getekend

Hieronder de beantwoorden van je vragen.

Met vriendelijke groet,

Programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5 | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

T 06-
E minvws.nl|

www.rijksoverheid.n

van: [INEE) (~or/) SEEM minfin.ol>
oI

Bedankt voor de telefonische toelichting zonet. Ik stuur je nog even de stukken toe om de vragen in detail te kunnen
beantwoorden:

Volgens de SAP-export (zie bijlage) is in 2020 inzake ZJCN totaalbetaald.

1.

Als ik naar de 2° suppletoire beEroting van 2020 VWS kijk, dan zie ik dat een totaalbedrag ad is begroot. Hoe

verhoudt dit zich tot de die we gerealiseerd zien staan? Is laatstgenoemde bedrag volledig? Nee, dit bedrag is
niet compleet. De realisatie 2020 wat betreft bekostiging Zorg & Welzijn is hoger danamelijk 5.1.2b In
jouw overzichten mist de verrekening van Rijksdienst Caribisch Nederland over de maand december 2020.

Was er verder nog sprake van aanpassingen in de begrotingsruimte m.b.t. 20207 Die standen kloppen volgens mij. In 3F
telt budget op bekostiging op totmme moeten we met FEZ nog even nalopen. Er hebben wat nog wat correcties
ivm COVID plaatsgevonden; lijkt toch nog niet helemaal goed te staan.

In de SAP-export zien we een correctieboeking ad IR F-"SlmMet omschrijving “Correctie RCN COVID 19 maart tm sept”.

Daarnaast hebben we van FEZ een siecificatie ontvangen “BEK COVID-19 2020 bij issue overig.xlsx”, ter verklaring varm

LR |s het bedrag a het volledige bedrag wat aan COVID door ZJCN wordt geboekt in 2020? Nee, het
totaalbedrag wat aan COVID door ZJCN is geboekt in 2020 i IEIEZH <t bestand “BEK COVID-19 2020 _bij issue
overig.xIsx” omvat alleen de COVID uitgaven die via de maandverantwoording RCN zijn betaald, totaalm
Daarnaast zijn ook andere uitgaven gemaakt aan COVID in den Haag zelf,@

Hoe verhoudt de zich tot defEAELEENCN de overige boekingsregels in SAP? Is er een brugstaat om vast te
stellen dat die inderdaad gedeeltelijk over de andere maandverantwoordingen is verspreid? Het bestand “BEK
COVID-19 2020_bij issue overig.xls” komt rechtstreeks uit het financiele systeem Exact Globe (het administratiesysteem
van VWS op Bonaire) zonder enige bewerkingen. De bedragen in de tabel staan in USD en worden maandelijks omgerekend
in euro’s door de koers te nemen die de Shared Service Organisatie RCN gebruikt in de maandelijkse verrekenbrieven. Deze
verrekeningen worden door FDC verwerkt in #f en aansluiting vindt plaats via rijkshoofdboekhouding. In oktober hebben wij
een correctie boeking gemaakt voor de COVID kosten van maart t/m september voor een bedrag vanoen we
binnen ZICN een apart hoofdbudget voor COVID kregen (BEK COVID ZICN). In december hebben wij een correctie boeking
gemaakt voor de COVID kosten van oktober t/m november voor een bedrag van Daarnaast zijn de COVID kosten
van december gebaektet totaal bedrag aan COVID kosten i

Qua COVID-uitgaven zien we dat USan kosten worden geboekt inzake Aspen Medical International. Voor Aspen
hebben we het contract vanaf 1 september ontvangen. In de specificatie zien we dat de kosten van Aspen al sinds periode
5 worden geboekt. Welke contractvoorwaarden waren toen van toepassing? Hoe is vastgesteld dat die akkoord waren?
Zijn bij het beoordelen van de facturen in de periode voor september (en daarna) nog bijzonderheden geconstateerd?
Vanaf de start van AMI zijn er contracten (zie bijlagen). Op verzoek kan ik nog wat latere amendments op deze contracten
toesturen. Facturen zijn gecontroleerd op basis van verslagen van AMI en gesprekken met de ziekenhuizen. Voor de
periode na september zijn er in de definitieve facturen geen bijzonderheden gevonden. Voor de maand december geldt dat
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gefactureerd is op basis van het contract nog zonder evt correcties op daadwerkelijk gewerkte dagen. Dit omdat anders de
kosten niet meer op kalenderjaar 2020 geboekt zouden worden. Die correctie vindt plaats begin 2021. Voor de periode t/m
augustus vindt er door AMI—op ons verzoek- nog een volledige controle plaats op de facturen in relatie tot de
daadwerkelijk gewerkte dagen. Deze exercitie wordt in februari 2021 en resulteert waarschijnlijk nog in een vrij forse
credit.

6. Inhoeverre is m.b.t. het contract met Aspen Medical International nog aandacht geweest voor aanbestedingsrichtlijnen?
Op basis van “dwingende spoed” conform artikel 2.32 (lid 1 c¢) van de aanbestedingswet, in samenspraak met WJZ, zijn er
per eiland verbintenissen met AMI aangegaan voor de CAS-landen. Het zo spoedig mogelijk opvolgen van het OMT advies
en RMR besluit was hierin het devies. Het huidige contract loopt tot 1 maart as. Over verlenging van dit contract is
gesproken met de codrdinator aanbestedingen van de HIS. Verlenging kan plaatsvinden op basis van de huidige afspraken.
Het betreft een afbouwcontract, omdat we verwachten dat voor de zomer alle eilanden gevaccineerd zijn en de extra IC-
capaciteit kan worden afgebouwd.

7. Verder wordin periode 12 geboekt inzake Fundashion Mariadal. Graag ontvangen we hiervoor de
onderbouwing (aanvullend contract, facturen). In december zijn we met Fundashon Mariadal, in de
contarctonderhandeling voor 2021, overeengekomen dat we (1) de COVID kosten die FM heeft gemaakt over 2020 volledig
zullen vergoeden (zie bijlage), en (2) oude vorderingen van FM op VWS zouden worden ingelost zodat we het verleden
achter ons laten (zie factuur in bijlage en oplegbrief bij het nieuwe contract). Dit telt op tot meer daie jij noemt
overigens. In het bestedingsplan van ZJCN en de COVID claim richting FIN hadden we overigens met beide posten al
rekening gehouden.

8. Kunnen wij verder zelf bij de facturen van AMI en Mariadal komen, of kunnen we die alleen via jullie verkrijgen? Zie
bijlagen. Betalingen zijn gedaan via Rijksdienst Caribisch Nederland.

Als verdere toelichting gewenst is, dan horen we het graag.

Alvast bedankt, vriendelijke groet,



