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To: A; @rivm. nl]; EE] EEE ERED @rivm ni];
@rivm.nl]

From:

Sent: Wed 2/10/2021 7:47:48 AM

Subject: FW: Voor akkoord: Geleideformulier aanbiedingsbrief DVP 2021_1 toedieningsmateriaal, transport en transportbeveiliging

Received: 2021 7:47:49 AM

DG-2021-0007, VWS Financiele middelen t.b.v. exira aanschaf toedieningsmateriaal.pdf

Beste allen,
ter info: de aanbiedingsbrief is de RIVM-deur uit.

Groet,

From: CFO-dBV JEEH @rivm.ni>

Sent: dinsdag 9 februari 2021 15:41

@rivm.nl>;

<i @rivm.nl>; Offerteproces @rivm.nl>;

Subject: RE: Voor akkoord: Geleideformulier aanbiedingsbrief DVP 2021_1 toedieningsmateriaal, transport en transportbeveiliging

+IEEE

Ik had per ongeluk het verkeerde document toegestuurd. Bijgaand de juiste (allang blij dat het alleen intern

verstuurd is).
Excuus voor de verwarring. De andere mail kan je weggooien.

Groeten,
5.1.2e

van: CFo-dav JERE @rivm.nl>
Verzonden: dinsdag 9 februari 2021 15:35

EEN - civm.nl;

@rivm.nl>; DG rivm.nl>; Offerteproces rivm.nl>;

Onderwerp: RE: Voor akkoord: Geleideformulier aanbiedingsbrief DVP 20211 toedieningsmateriaal, transport en

transportbeveiliging

peste IESECINN
Bijgaand doe ik je de door getekende aanbiedingsbrief aan VWS toekomen. Het origineel hebben wij

zojuist per post verstuurd.

Met vriendelijke groet,

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
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Verzonden: vrijdag 5 februari 2021 11:53

ECE rum.BE ERIE
i @rivm.nl>

Onderwerp: FW: Voor akkoord: Geleideformulier aanbiedingsbrief DVP 2021_1 toedieningsmateriaal, transport en

transportbeveiliging

print ligt klaar injEfERgPijin tekenboek*

Beste collega,
In de bijlage vindt je de aanbiedingsbrief aan VWS voor een additionele offerte.

Wil je zorg dragen dat de brief tekent en naar VWS versturen, ajb? Het geleideformulier niet naar VWS

versturen!

In de onderliggende email vindt je de digitale goedkeuring van alle betrokkenen rollen 5.1.2e

5.1.2e

Graag de scan van de getekende brief naar mij sturen.

Alvast dank!

Sent: vrijdag 5 februari 2021 11:46

rivm.nl>

rivm.ni>; CFO-dBV JRE @rivm ni>
Subject: RE: Voor akkoord: Geleideformulier aanbiedingsbrief DVP 2021_1 toedieningsmateriaal, transport en transportbeveiliging

zest [EE
Ik ben akkoord. Zorgen jullie ervoor dat het bijJ{Ekomt ter tekening? Ik mail dit in cc ook naar

BE

Met vriendelijke groet,

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T 5.1.2e

rivm.nl

http://www.rivm.nl

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

Sent: donderdag 4 februari 2021 18:29
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Subject: Voor akkoord: Geleideformulier aanbiedingsbrief DVP 2021_1 toedieningsmateriaal, transport en transportbeveiliging

Dag ERED

Graag vanuit jouw rol als portefeuillehouder DVP jouw digitale akkoord op bijgaande documenten. E.e.a. is

afgestemd en akkoord bevonden door EEE EEE
Mijn e-mail van 16u18 kun je als niet verzonden beschouwen.

Dank!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 512e 5.1.2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T

M 5.1.2e

rivm.nl

http://www.rivm.nl

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

Sent: donderdag 4 februari 2021 17:19

To: BE BR IEE rivm.nl>
Subject: FW: Geleideformulier aanbiedingsbrief DVP 20211 toedieningsmateriaal, transport en transportbeveiliging

Hallo

RW celde mij net mede dat er toch een digitaal akkoord van moet komen voordat het stuk

Wat mij betreft kun je deze email doorsturen maar dat laat ik natuurlijk aan jou over.

De onderbouwing van de kosten zit in de aanbiedingsbrief, de hierbij horende kosten heb ik in onderstaande tabel

samengevat EEE en EEE in akkoord.

Kostenraming spuiten, naalden, extra transport en transportbeveiliging

Kosten incl. BTW

Low dead naald

Zero residual volume spuiten

Extra inkoop naalden en spuiten

Transportkosten

Subtotaal toedieningsmateriaal
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Transportbeveiliging

Offerte 2020_1 totaal

From: <HEEo ivm.oi>
Sent: donderdag 4 februari 2021 15:29

@rivm.nl>

Cc: EB
A. A @rivm.nl>

Subject: RE: Geleideformulier aanbiedingsbrief DVP 20211 toedieningsmateriaal, transport en transportbeveiliging

Hoi,
Ik zie dat de optelling van het totaal nog steeds met een euro niet sluit (afkappen van de onderliggende getallen
tov afrondingen optellen vermoed ik).

Met wijziging van bovenstaande hierbij mijn digitale akkoord.

1S EEE oc zien omvang en als portefeuillehouder ook akkoord? VoorjRETekent.
Groet

Sent: donderdag 4 februari 2021 14:31

Subject: FW: Geleideformulier aanbiedingsbrief DVP 20211 toedieningsmateriaal, transport en transportbeveiliging

Hoi

Je wilde nog een akkoord sturen. Had je al gelegenheid om hiernaar te kijken?
Ik wil niet pushen maar ik weet niet of je morgen werkt, vandaar.

Hoor het graag,

5.1.2e

Sent: donderdag 4 februari 2021 09:42

@rivm.nl>

Subject: RE: Geleideformulier aanbiedingsbrief DVP 20211 toedieningsmateriaal, transport en transportbeveiliging

GoedemorgenEEA
Graag jouw akkoord op onze aanbiedingsbriefaan VWS. Conform proces is een akkoord van jou vereist omdat het

bedrag bover]ERE EUR is.

Zie de bijlage voor nadere toelichting JE nformeer{IEEE

Zodra ik jouw akkoord heb zorg ik dat het secretariaat van de brief verstuurd.

Ik hoor graag van je.

Groet

From: [EE EXE rivm.nl>

Sent: dinsdag 2 februari 2021 15:05
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@rivm.nl>

Cc: @rivm.nl>

Subject: RE: Geleideformulier aanbiedingsbrief DVP 2021_1 toedieningsmateriaal, transport en transportbeveiliging

Collega’s

Akkoord met deze offerte , conform opdracht VWS en juiste berekeningen

Met vriendelijke groet,

Bureau Bedrijfsvoering RIVM

Afdeling OBP/C&A

Postbus 1 (PostbalffiEd
3720 BA Bilthoven

Telefoon

Mobiel

rvm.nE-mail

Verzonden: dinsdag 2 februari 2021 14:20

Aan: C rivm.ni>; [EE EEE rivm.n!>; ERE EEE < rivm.ni>; [ERE
E @rivm.nl>

Onderwerp: Geleideformulier aanbiedingsbrief DVP 2021_1 toedieningsmateriaal, transport en transportbeveiliging

rivm.nl>

Beste allen,

Hierbij de offerte incl. de aanbiedingsbrief voor de extra naalden en spuiten, de extra transportkosten en de

transportbeveiliging.

Gezien de onduidelijkheid omtrent extra beveiligingskosten en de urgentie die op bovenstaande thema’s zit ben ik

van plan twee offertes te sturen. De eerste zit in de bijlage en de 2° wordt verstuurd zodr eer informatie

over de te verwachten kosten ter beschikking heeft. De 2° offerte omvat beveiligingskosten voor de backup locatie

en extra beveiliging van de primaire opslaglocatie.

Graag jullie akkoord dat de aanbiedingsbrief naar VWS verstuurd kan worden. Ik zorg dan ervoor dat [FES de

brief krijgt en zijn secretariaat het kan versturen.

zie het geleideformulier. De onderliggende berekeningen heb ik je per email toegestuurd.

jij had nog geen mogelijkheid om de briefte lezen. Heb jij opmerkingen?

Groet


