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To: (ADR/VOS)] 5.1.2e

Cc: Ns |s2:| @minvws.nl]
From: 512 1.2) IF ERR (ER

i ! (RE)
Sent: Thur 3/4/2021 4:37:16 PM

Subject: FW: Getekend specific contract + order form FFP2 maskers

Received: Thur 3/4/2021 4:37:16 PM

Op 1 van de 4 openstaande verplichtingenposten met nulrealisatie hebben we al antwoord. Zie onder.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Directie Financieel-Economische Zaken / Ontwikkeling Financieel Beleid en Beheer

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

van: CEDBEETo inv nt>

23Verzonden: donderdag 4 maart 2021 17:

Aan: Lf @minvws.nl>

CC:
,

BEL. ) @minvws.nl>

Onderwerp: FW: Getekend specific contract + order form FFP2 maskers

Top! dank voor de snelle reactie©

van: [EXER [. (HEEEEN) JEEEERMco minvws.ni>Verzonden: donderdag 4 maart 2021 17:22

CC: EAFL 1. @minvws.nl>

De verplichting moet gehandhaafd. Er zitten facturen in de pijplijn.

Groet,
5.12e

Verzonden: donderdag 4 maart 2021 17:19

CC: :

Onderwerp: RE: Getekend specific contract + order form FFP2 maskers

IIE
Hoe is het ermee?

Na alle COVID transacties bij GMT ben ik nu betrokken bij het jaarverslag en krijgen we allemaal ADR vragen.

Een daarvan is of de openstaande verplichting van Medicom nog gehandhaafd moet blijven?

Komen er nog mondkapjes of kan deze verplichting afgeboekt worden?
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_ doc.nr. [v] ont{~|bk | ka v | zp_nr zakenpartner naam [x] omschrijvi
10520072518 2020 2020 2021 2038060 Medicom Healthcare B.V. M 4,767.9:

| 0520073878 2020 2020 2020 2038060 Medicom Healthcare B.V. M 800.000

gri

var: BE IE. GREED) ERE misoVerzonden: dinsdag 4 augustus 2020 15:50

Onderwerp: FW: Getekend specific contract + order form FFP2 maskers

Ook voor jullie ter info.

ven: JE. 15 IEE (ED minus.

Verzonden: dinsdag 4 augustus 2020 15:32

aan: BED IE. GED) SEEN minvws.ni>; IEEE | EEE ominvws.ni>
Onderwerp: RE: Getekend specific contract + order form FFP2 maskers

orlERE
Dank voor het doorgeven. Ik neem de order ook in de administratie van het LCH op.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Financieel-Economische Zaken

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

M

EIEE @minvws.nl

var: BED 0 GRE) HERE e now»Verzonden: dinsdag 4 augustus 2020 15:22

Aan:IEEE|BERET© minvws.ni>; BEE BR. (ED)IEEE0 minvws.ni>
Onderwerp: FW: Getekend specific contract + order form FFP2 maskers

Ter info: VWS heeft 800.000 FFP2 maskers bij Medicom gekocht via een Europese aanbesteding. Zie bijlage voor het

ondertekende contract.

Groeten,

van: [| EEHIEBEN on dicom-eu.com>
Verzonden: dinsdag 4 augustus 2020 14:44

Aan: rivm.nl>

cc:SR ) JEEESM@ minvws.nl>
Onderwerp: RE: Getekend specific contract + order form FFP2 maskers

Goedemiddag

Bijgaand het door onze directeuTEE dertekende contract |

Zoals je merkt.... kunnen wij soms ook wel snel handelen !

Denkje dat het zinvol is, om de contactpersoon in Estland rechtstreeks te benaderen ?
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Met vriendelijke groeten,

T. Dire

MedicomaBV. a.80a, 3931 MTerrsn_
IEE cedicom-eu.com | www.medicom-eu.com -

1.2e

Van: rivm.nl>

Onderwerp: Getekend specific contract + order form FFP2 maskers

Bestel,

Hierbij het door ons getekende Specific Contract en de Order Form voor de FFP2 maskers. Kun jij svp regelen dat

deze documenten ook door Medicom getekend wordt en ons dit vervolgens retourneren?

Dank en vriendelijke groet,

512e 512
1%a

51.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

National Institute for Public Health and the Environment

Ministry of Health, Welfare and Sport
A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

The Netherlands

LLrivm.
http://www. rivm.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bested. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die

verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are

requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

Beware of fraudulent emails and other fraudulent online activity. Only emails sent from medicom.ca,

medicom.com, amdmedicom.com, amdritmed.com, medicom-eu.com or kolmi-hopen.com are legitimate. Medicom

products are not sold online, nor directly to individuals. If in doubt, please verify with your Medicom contact.

Medicom personnel will never ask you to make payment to any third party.

Meéfiez-vous des courriels frauduleux et d’autres activités frauduleuses en ligne. Seuls les courriels envoyés a partir
de medicom.ca, medicom.com, amdmedicom.com, amdritmed.com, medicom-eu.com ou kolmi-hopen.com sont

légitimes. Les produits Medicom ne sont pas vendus en ligne, ni directement aux particuliers. En cas de doute,
veuillez vérifier auprés de votre contact Medicom. Le personnel de Medicom ne vous demandera jamais
d'effectuer un paiement a une tierce partie.


