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To:
Cc:
From:
Sent: Fri 2/19/2021 10:00:44 AM

Subject: FW: Aanpassing Subsidieregeling Publieke Gezondheid
Received: Fri 2/19/2021 10:00:45 AM

FW input kosten vaccinaties

12}

Dit is de mail die ik afgelopen maandag van|JEXEENll kreeg doorgestuurd.

Groeten,

Centrum voor Bevolkingsonderzoek

RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T:+31 (0) I | V: +3 1R | <amerBEBoegane grond flex | www.rivm.nl

afwezig: 5.1.2e
Bezoekadres: Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven

van: [NECKECNNNN) EEEH e minvws.ni>

Verzonden: maandag 15 februari 2021 10:21
M vt
Onderwerp: FW: Aanpassing Subsidieregeling Publieke Gezondheid

Ter info.

Groet

Van: ) m@minvws.nb
Verzonden: maandag 15 februari 2021 09:48
Aan: ) M@minvws.nb
Onderwerp: RE: Aanpassing Subsidieregeling Publieke Gezondheid

Ho RS

Jazeker. Daar wordt nog aan gesleuteld nav gesprekken met de huisartsen (LHV) en de HAPs (InEen).
Over de vergoeding aan de huisartsen per prik) waren we het al eens. Nu lijken we het ook eens over de extra vergoeding
daarbovenop aan de HAPs per prik).

Dat is laatste is wat we nu—iom WIJZ — in de regeling en toelichting aan het verwerken zijn.

Al zag ik net bijgaande vraag voorbij komen, over het vergoeden van de HAPs voor vaccins die niet via SNPG besteld zijn (maar via
een andere route bij de HAPs terecht zijn gekomen). Ik begrijp dat hier ook de wens is om het via de Spg te regelen (en dat de
SNPG dit uitvoeringstechnisch kan). Maar dat moeten we nog met WJZ bespreken.

Weet je zo voldoende voor nu?

Groet,

PS ik meen dat ik je eerder een conceptnota gestuurd had met de vraag om nog een stukje aan te vullen over — als ik me niet vergis
—bevolkingsonderzoek. Dat kan dus nog mee in de stukken.

Ministerie van VWS



Directie Publieke Gezondheid
Afdeling Crisisbeheersing en Infectieziekten

Telefoonnr ORI

E-mail M@m[nvws.nl
Werkdagen SRR

Van: 5.1.2¢ )M@minvws.nb

Verzonden: vrijdag 12 februari 2021 14:50
Aan: 2e ) MQminvws.nb
Onderwerp: Aanpassing Subsidieregeling Publieke Gezondheid

Kan jij mij informeren wat de stand van zaken hiervan is.

Bvd

1148673



