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To: 5.1.2e [EERE @minvws.nl]
From: 5.1.2e )

Sent: Tue 2/16/2021 10:08:25 AM

Subject: RE: opgave meerkosten COVID-19 GGD Hollands Noorden

Received: Tue 2/16/2021 10:08:26 AM

Hi,

Ja dat lijkt me handig, ik had er voor vandaag al eentje gepland en zalEREL¥ ven vragen om tweewekelijks iets in te plannen!

lk heb gister toevallig kennis gemaakt met Testen en traceren i.v.m. met de meerkostenregeling, lijkt me goed inderdaad om met

de overige teams van PDC ook even een link te leggen. MetjJERERgheb ik morgen een kennismakingsmoment.

Groetjes,

Van: SEE eins n>

Verzonden: dinsdag 16 februari 2021 00:08

ar:NEN) SEM oivws>

Onderwerp: FW: opgave meerkosten COVID-19 GGD Hollands Noorden

Hi, tkn

Zullen we een tweewekelijks momentje financien inplannen met elkaar? Even 30 of 45 min met de stand van dan en wat er evt

speelt

buiten verzoek

Groet ERI

vanJEEEN o mins o>Verzonden: maandag 15 februari 2021 10:01

Aan minszw.nl>

cc: ) IEEE eminvws.ni>; [IEEEMeszdhn.n
Onderwerp: RE: opgave meerkosten COVID-19 GGD Hollands Noorden

Beste collega’s,

Dank voor het doorsturen van de opgave meerkosten COVID-19 voor de maand december 2020.

Declaraties kunnen inderdaad gestuurd worden naar het e-mailadres:IEEE isn De laatste declaratie

van 2020 is in behandeling genomen en naar verwachting wordt deze uiterlijk volgende week uitbetaald.

In het vertrouwen jullie hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag | Hoftoren Flex 11e

Postbus 16006 | 2500 BA | Den Haag

2 minvws.nl

= www.dus-i.nl

Verzonden: vrijdag 12 februari 2021 12:13

AajEE ins. >;EEC)EEE0 ins n>



1145531

cc: IEE @csdhn.ni
Onderwerp: FW: opgave meerkosten COVID-19 GGD Hollands Noorden

Beste collega,

Ik heb

IEE
=r de telefoon gehad van de GGD HN over de bijgaande opgave. Is deze bekend bij jullie en is deze opgave

naar het juiste emailadres gestuurd?
Ze hebben nog geen betaling ontvangen. Graag in behandeling nemen.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directie DSU / Financieel Dienstencentrum

Locatie Hoftoren / 26e etage

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 90801 | 2509 LV | Den Haag

Het Financieel Dienstencentrum (FDC) is het interdepartementale samenwerkingsverband onder

verantwoordelijkheid van SZW.

Het FDC voert de financiéle administratie en het beheer van het financiéle SAP-systeem uit voor de ministeries van

BZK, Financién, OCW, SZW en VWS.

Verzonden: vrijdag 29 januari 2021 11:36

Aan: minvws.nl>

Onderwerp: opgave meerkosten COVID-19 GGD Hollands Noorden

Hierbij ontvangt u de 6° voorlopige opgave meerkosten Covid-19 van GGD Hollands Noorden.

De stukken worden u zowel per mail als post toegezonden.

Met vriendelijke groet,

i www.ggdhollandsnoorden.nl | Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar | Postbus 9276, 1800 CG Alkmaar | sie |

O
GGD
Hollands Noorden

Samen werken aan gezond leven


