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ro EEEEFrom: 5.1.2e

Sent: Fri 2/26/2021 8:47:03 AM

Subject: RE: vragen tav prijs en financiele bepalingen Covid 19 vaccinatie campagne

Received: Fri 2/26/2021 8:47.04 AM

Super, dank je well!

rom: EXEC] ENE EN.Sent: vrijdag 26 februari 2021 06:22

To: [RE] GE SRErv
Subject: RE: vragen tav prijs en financiele bepalingen Covid 19 vaccinatie campagne

Ja, doe ik.

Verzonden: donderdag 25 februari 2021 09:53

Onderwerp: RE: vragen tav prijs en financiele bepalingen Covid 19 vaccinatie campagne

Veel dank, [ERES

a 5.1.2e staat het factuuradres niet in de overeenkomt? Ik zal maar eerlijk zeggen dat ik me helemaal

niet met dit soort vragen wil bezighouden. Kun je mij ontzorgen door deze vraag over te nemen en rechtstreeks te

beantwoorden of door te zetten?

Veel dank!!

Sent: donderdag 25 februari 2021 09:37

. @rivm.nl>

Subject: RE: vragen tav prijs en financiele bepalingen Covid 19 vaccinatie campagne

Ha IEEE

De diensten zoals die zijn overeengekomen omvatten —- kortgezegd - i) het ontvangen en opslaan, ii) het picken en

packen, iii) het vervoeren en iv) het uitleveren van de vaccins aan afnemers. Het uurtarief voor deze diensten is

vastgesteld op
[GAEL cxcl. BTW) en betreft een fixed price. In dit uurtarief zijn begrepen alle kosten die

samenhangen met de uitvoering van de diensten, zoals de inzet van medewerkers (ongeacht het soort

medewerker) en het gebruik van materialen. Verder omvat het uurtarief ook eventuele inhuur van vervoerders of

extra opslagruimte.

Het klopt dus dat voor de diensten van de ziekenhuisapotheken één uurtarief wordt gehanteerd.

Wat betreft het factuuradres moet ik je het antwoord helaas schuldig blijven.

Ik hoop dat je hiermee verder kunt. Bij vragen weet je mij te vinden!

Met hartelijke groet,

Centrum Infectieziektebestrijding

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven
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RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

From: [EXE JEENo ivr.0)>
Sent: woensdag 24 februari 2021 11:22

Subject: FW: vragen tav prijs en financiele bepalingen Covid 19 vaccinatie campagne

geste EXETER
Zie hieronder - kan jij verder helpen?

Verzonden: woensdag 24 februari 2021 10:20

Onderwerp: RE: vragen tav prijs en financiele bepalingen Covid 19 vaccinatie campagne

rivm.nl>

@ 5.1.2 zou jij antwoord kunnen geven of weet jij wie dit kan op de vraag van EXE) IEEE

Verzonden: woensdag 24 februari 2021 09:57

Aan: JENiv. >
Onderwerp: FW: vragen tav prijs en financiele bepalingen Covid 19 vaccinatie campagne

Van: rivm.nl>

Verzonden: woensdag 24 februari 2021 09:35

Onderwerp: FW: vragen tav prijs en financiele bepalingen Covid 19 vaccinatie campagne

Kun jij uitzoeken naar wie dit moet?

Veel dank!

Dubbel
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