1144009
@minvws.n]; INEENEDNN. (6. (EXED)MNEXEDNN @minvws.nl)

@minvws.nl]

To: 5.1.2e 5128 o512
BER E )RR @minvws.nl;
From: 5.1.2e 5.1.2¢ M )
Sent: Thur 2/18/2021 1:31:44 PM

Subject: RE: Budget voor communicatie over corona-apps
Received: Thur 2/18/2021 1:31:45 PM

5.1.2e
5.1.2e

Ik zou bij voorkeur de regie bij DCO houden over dit proces.

Ik had van@&begrepen dat het principe van de budgettaire overheveling niet ter discussie staat. Eenzelfde geluid hoor ik van de
directie.

Dan is het nu vooral een kwestie van de administratieve afhandeling van dit principebesluit.

Hangende die afhandeling zou ik liefst zien dat wij gewoon de regie hebben op dit proces. En dat samen met een goede
campagnemanager die kar kan gaan trekken.

512e  5.12e esiz 512 )@minvws.nl>

Verzonden: donderdag 18 februari 2021 09:37

B0 O (Y - i BN D <SR it IEEEND | B

@minvws.nl>

(B <BEEEM @ minvws.nl>

Onderwerp: RE: Budget voor communicatie over corona-apps

Goedemorgen,
Weten jullie al of het budget voor het wereldkundig maken van de nieuwe apps naar DCO komt? Er moet een uitvraag worden
gestart, en de vraag is of DCO dat doet of het bouwteam/PDC19, dus graag jullie reactie.
Dank,
5.1.2e¢

Verzonden: dinsdag 16 februari 2021 16:13

- (EEEDD) EEEDI @ minvws.i>; R B () EEER @ minvws.ni>; IEKEZHL |
(EE) e minvws.nl>

Onderwerp: Budget voor communicatie over corona-apps

Beste allen,

We zijn bezig met het inrichten van de communicatie over twee nieuwe apps die toegang moeten gaan verlenen tot o.a.
evenementen, restaurants etc. De apps hadden als werktitel ‘Coronatester’. Inmiddels hebben ze een definitieve, nieuwe naam:
Coronacheck (voor mensen die een evenement willen bezoeken) en Coronatestscanner ( voor mensen die een evenement willen
organiseren).

We willen graag weten of er afspraken zijn gemaakt over het overhevelen van het communicatiebudget naar DCO.
schrijft in haar e-mail het volgende : Voor Coronatester(check) heeft PDC19 een budgetclaim ingediend voor communicatie.

= Weten jullie hier meer over? Is PDC19 nu de budgethouder voor communicatie over deze apps? Weten jullie of zij dit naar
DCO willen overhevelen? En zo ja, wanneer? Zo niet, hoe regelen we dan de financiering van de communicatie op een
goede wijze?

Hoor graag van jullie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2¢e
5.1.2e

< i



1144009

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

Van: , I ) <m@minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 16 februari 2021 08:26

minvws.nl>

Onderwerp: RE: Redactionele capaciteit inhuren

Goedemorgen

Voor Coronatester(check) heeft PDC19 een budgetclaim ingediend voor communicatie. Voor Coronamelder en GGDcontact
hebben wij dit geld zelf geclaimd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Programma Realisatie digitale ondersteuning
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | o6 EKIFIN

51.2¢ |3 minvws.nl>

Verzonden: maandag 15 februari 2021 21:21

nan: JNESENN B R GRS CKETI 0 v KL . (N <MEREN s NEKEHD R

@minvws.nl>
CC: Al K. (kS . @ minvws.nl>
Onderwerp: FW: Redactionele capaciteit inhuren

Hallo ladies of finance,

Kunnen jullie meekijken naar deze kwestie. Ik weet niet beter als dat het communicatie budget ri DCo zou zijn overgeheveld.
Weten jullie hoe het echt zit?



