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To:
From: .

Sent: Thur 2/11/2021 4: 19 14 PM

Subject: RE: inschatting kosten vaccinatie
Received: Thur 2/11/2021 4:19:14 PM

wil later vandaag nog met me bellen. Mogelijk gaat het hier over (andere optie is dat de PVP zeurt om
meegenomen te worden in de prioritaire groep).

Ik zal wel even proberen om met te bespreken wat wijsheid is.

Van: , . ) @minvws.nl>

Verzonden: donderdag 11 februari 2021 15:41

nar: INECNN €. (BAES) SR o v K 2. Q) <SSR ¢ v i

Onderwerp: RE: inschatting kosten vaccinatie

De ziekenhuizen hebben de kosten zelf opgehoest voor het eigen acute personeel dat ze hebben gevaccineerd.
De huisartsen ook maar dat ging natuurlijk om een beperkt aantal mensen. Is het handig om hiervoor begin volgende
week een apart overleg te organiseren? Of teveel eer? Of via onze covid directie?

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: B (EEEDD MEXET @ minvws 01>

Datum: donderda& 11 feb. 2021 3 38 PM

Amn: BB @ minvs o>, | B (D KT i 1>

Onderwerp: RE: inschatting kosten vaccinatie

Ik heb er natuurlijk geen verstand van, maar dit lijkt toch echt zot. € voor het afhuren van een locatie???
Hoe hebben de ziekenhuizen dit gedaan (voor de groep SEH-medewerker)? Van de beelden in het journaal denk je dat die het

zelf hebben geregeld: in de ziekenhuizen zelf, door mensen die daar al op de loonlijst staan.
Klopt dat? En wat verklaart het verschil?

Verzonden: donderdag 11 februari 2021 15:33

@minvws.nl>

Onderwerp: FW: inschatting kosten vaccinatie

Ik stuur dit ook maar direct naar jullie door.. aan deze kostenposten wordt dus gedacht..

Ministerie VWS, directie Curatieve Zorg
hd @minvws.nl

06|

Bezoekadres
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag

Postadres
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Verzonden: donderdag 11 februari 2021 15:27

aan: EE . (BEY) BB ominvwens




1126405
(bestuurssecretaris zorg) M@pamassia_groe p.nl>;

altrecht.nl>

CC: zfriesland.nl>;
@denederlandseggz.nl>;

Onderwerp: FW: inschatting kosten vaccinatie

e

Hierbij een tweede inschatting.

Jij vroeg nog naar onderverdeling naar Zvw en WIz. lk weet niet of dat eenvoudig te berekenen is. Misschien straks even bespreken.

Met vriendelijke groet,

e
Nederlandse
ggz

TO R R
M 06

@denederlandseggz.nl

www.denederlandseggz.nl

aanwezig op maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag, vrijdag

00000

Van: zfriesland.nl>
Verzonden: donderdag 11 februari 2021 13:47

Aan: @denederla ndseggz.nl>

Onderwerp: FW: inschatting kosten vaccinatie

Dag 5.1.2e

Hierbij ons kostenoverzicht voor de meerkosten van het vaccineren.

Hartelijke groet,

51.2e

GGZ Friesland

Postbus 932, 8901 BS Leeuwarden
Tel. 06
WWW.
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= GGZ Friesland
= =

Dit bericht (inclusief eventuele bijlagen) is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De inhoud van dit bericht kan vertrouwelijke
of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u de afzender te informeren en
het bericht te vernietigen. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te
verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt
overeengekomen. Kvk-nummer 41005202, Stichting GGZ Friesland




