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To: 5.1.2e EA @rivm.nl]
From: 5.1.2e

Sent: Tue 2/23/2021 3:21:07 PM

Subject: RE: Financiele verantwoording vaccinatieprogramma

Received: Tue 2/23/2021 3:21.08 PM

Ik hoop dat die munitie dus uit de mail van gi&te halen is; ik neem aan dat die ergens vandaag nog volgt (hij
werkt geloof ik ook vanavond), omdat hij de rest vd week op vakantie is.

Van: SEEe vm n>
Verzonden: dinsdag 23 februari 2021 16:05

Aan: HEE erivm.ni>

Onderwerp: RE: Financiele verantwoording vaccinatieprogramma

Dank, ik vermoedde al zoiets. Als jij me enige munitie kan aanreiken dan kan ik dat gebruiken voor een reactie naar

Groet EEE
trom:IEEESEEN

Sent: dinsdag 23 februari 2021 13:31

To: yO2c [aliuR
Subject: RE: Financiele verantwoording vaccinatieprogramma

~JEEEN

Ik heb gesproken en hij geeft aan dat dit geen normale gang van zaken is (hij noemde het

paniekvoetballen). Hij gaat nog een toelichting voor ons op de mail zetten en pakt dit op. De normale gang van

zaken (het noemen in de aanbiedingsbrief dat voor de opdracht de Raamafspraken gelden) zou volgens hem

gewoon voldoende moeten zijn.

Groeten

Verzonden: dinsdag 23 februari 2021 09:39

Aan: JEEEvn. >
Onderwerp: RE: Financiele verantwoording vaccinatieprogramma

+oIEEE

Dank, geen idee. Zou jij even met de mensen van FCC willen kijken of die ADR-accountantsverklaring een probleem
is voor ons? Ik kan niet inschatten of dit standaard werkwijze is of iets waartegen we ons zouden moeten verzetten.

Wat betreft nadere afspraken over de verantwoording wacht ik wel even af waar ze mee komen.

Ik hoor graag even.

Groet, [ERE

Sent: dinsdag 23 februari 2021 09:17

To: INIEEEDNIN rivm.nl>

Subject: Financiele verantwoording vaccinatieprogramma

HaRER

Van de accounthouder RIVM bij VWS heb ik onderstaande mail van aan jou ontvangen. Ik heb hem

ook even doorgestuurd naar [IEEE en

In de mail schrijft |EXEEY" Als laatste zullen wij graag met u nadere afspraken over de verantwoording 2021.”

Het is mij niet duidelijk of hij hiermee die accountantsverklaring bedoelt, of dat hij naast die verklaring aanvullende

afspraken over verantwoording wil maken.

Ik neem aan dat we los van de accountantsverklaring ook de indicatieve uitputtingsoverzichten opstellen die
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conform Raamafspraken horen bij inputgestuurde opdrachten. Als er daarnaast nog aanvullende afspraken komen,
kun jij mij daar dan over informeren?

Groeten

Van:EEELEY @minvws.ni>
Verzonden: maandag 22 februari 2021 13:03

Aan: JE in.
Onderwerp: FW: opdrachtbrief 9/2/21

+IEEE

Zaterdag kwam dan eindelijk de mail met de toelichting over het niet-verzonden beschouwen door.

Maar die opmerking onderaan over een accountantsverklaring van de ADR, dat lijkt me nogal impact hebben voor jullie?

Groeten EEE

van:[ICESBEE© ins o>
Verzonden: maandag 22 februari 2021 12:27

Aan:EEELEE @minvws.ni>
Onderwerp: FW: opdrachtbrief 9/2/21

Ui

lk hoop dat hiermee de ruis is verdwenen! Laat het vooral weten als er nog vragen zijn.

Groetjes,

van:IEE IEE minvws n>
Verzonden: zaterdag 20 februari 2021 13:50

@rivm.nl>

G minvws.nl>; [| GEE minvws.nl>

Onderwerp: opdrachtbrief 9/2/21

eacheIEEEbeste ESE
9 februari jl. heeft u een aangepaste opdrachtbrief ontvangen op de door het RIVM ingediende offerte d.d. 2 december 2020

inzake de additionele opdracht 'Vaccinimplementatie Covid-19' met kenmerk DG/2020-0 156. De in de offerte beschreven

werkzaamheden en de hiervoor opgenomen vergoedingen waren reeds akkoord. Met deze aangepaste opdrachtbrief kunt u de

reeds eerder verzonden goedkeuring van 3 december 2020 als niet verzonden beschouwen.

Vanwege een mogelijke verschuiving in de verantwoordelijkheden van de verstrekte opdracht moet nog verdere afstemming
plaatsvinden. Als laatste zullen wij graag met u nadere afspraken over de verantwoording 2021. Wij willen u verzoeken om over

de aan u verstrekte voorschotten vanuit de opdrachtbrief Vaccinimplementatie Covid-19 verantwoording af te leggen door middel

van een accountantsverklaring door de ADR voor het RIVM en door externe accountants voor de overige uitvoerders van de

verschillende regelingen. Hiervoor zullen wij op een later moment contact opnemen.

Met vriendelijke groet,


