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Dank hiervoor!

As. dinsdag wordt de nieuwste aanbiedingsbrief van DVP aan VWS door onze DG getekend en dan komt de brief

jullie kant op. Daarin staat deze post ook opgenomen. De mail kwam wegens de urgentie vooruit.

Met vriendelijke groet,

EEE5:
Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (RIVM-DVP)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven

Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

Postvak 31 | kame

m ocIEEE
EEEiv nl
http://www. rivm.nl

www.rivm.nl

De zorg voor morgen begint vandaag

From:IEKECNNNE<MIEXERM© minvws.nb>
Sent: vrijdag 5 februari 2021 14:47

@rivm.nl>

@mimvws.t IESE) EEE cis.IEE

Subject: FW: Antw: covid-19: verzoek goedkeuring Zero Residual Spuiten en Naalden

Hieronder het akkoord van |EEEvoor aanschaf van de Zero Residual Spuiten en Naalden, conform aangegeven

bedragen hieronder.

Ik heb even overlegd met onze financieel adviseur. Is voor deze aanschaf nu ook een formele opdrachtbrief nodig (zoals cok

enkele andere aanvragen is gedaan?). Of gaat dit mee in het totale materialenplan/aanvraag?

van:IEEECEE0 minvws.ni>
Verzonden: vrijdag 5 februari 2021 13:52

Aan: 5.1.2e minvws.nl>;

CC: 5.1.2e ) minvws.nl>; 1. 1. @ minvws.nl>

Onderwerp: RE: Antw: covid-19: verzoek goedkeuring Zero Residual Spuiten en Naalden

Hoi

lk denk dat ik nu de vraag via twee kanten heb gekregen. Voor beide geldt: akkoord en ik ga ervan uit dat binnen offerte rivm valt
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waardoor er geen aanbestedingsproblemen zijn

EEN

|
Ministerie van Volksgez )

Parnassusplein 5| Postbus 20350 2500 EJ Den Haag |

d

E24) minvws.nl |

van:IEECEEo mins i>Verzonden: vrijdag 5 februari 2021 13:12

Aan: @minvws.nl>

cc ominvws.IKE) ENE invvs.ni>
Onderwerp: FW: Antw: covid-19: verzoek goedkeuring Zero Residual Spuiten en Naalden

HERS

Had je dit mailtje nog geregistreerd en op gereageerd? Verzoek om goedkeuring voor aankoop Zero Residual Volume spuiten en

naalden.

Groeten,

van:[IESE
Verzonden: woensdag 3 februari 2021 20:52

Dminvws.nl>

cc: | 120 EETOOEN i: rin. INCRE
Onderwerp: FW: Antw: covid-19: verzoek goedkeuring Zero Residual Spuiten en Naalden

ie
dagen kwam een verzoek voor goedkeuring van de aankoop van Zero Residual Volume spuiten en naalden.

en ik zijn even bezig geweest met het RIVMJJEEIEEIllmoest nog financiéle dekking zoeken. Die heeft ze nu gevonden,
gaan net via een claim aan FIN voorleggen.
Het gaat om [IEEE cusief BTW, en om een stelpost va oor transportkosten.

Kun je hiermee akkoord gaan?
Groeten,

Zie verzoek:
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van:ICESSEER© invws.ni>
Verzonden: woensdag 3 februari 2021 16:41

rivm.nl>

@Drivm.nl>

Onderwerp: RE: Antw: covid-19: verzoek goedkeuring Zero Residual Spuiten en Naalden

Ha allen,

lk heb de stelpost bij het aankoopbedrag gevoegd, dus om dekking van aankoop en transport gevraagd.

Rest nog de vraag of de aankoop via het RIVM gaat of VWS een aparte overeenkomst aan moet gaan, dan weten de FA's ook hoe

ze dat administratief moeten regelen.

Groetjes,

Verzonden: woensdag 3 februari 2021 15:55

@rivm.nl>; < rivm.nl>; 5.1.2e ) minvws.nl>

Onderwerp: RE: Antw: covid-19: verzoek goedkeuring Zero Residual Spuiten en Naalden

nl WW
dat ik het vraag dus. Dan moet ik dus voor de goedkeuring ook die stelpost meenemen, niet alleen die bijn JERE

van:IEKECENNHEREC o ivm.n>
Verzonden: woensdag 3 februari 2021 15:53

Aan: minvws.nl>

CC: A. @rivm.nl>; JEBEM evn n>
Onderwerp: Antw: covid-19: verzoek goedkeuring Zero Residual Spuiten en Naalden

Nee, deze stelpost is in het totaalbedrag van dit verzoek niet opgenomen. Het bedrag betreft alleen de spuiten en

naalden, incl BTW.

In de aanbiedingsbrief die volgt is de stelpost samen met andere extra transportkosten opgenomen bij het onderwerp
transport.

Met vriendelijke groet,

Van:ERED)BERET @ inv nl
Datum: 3 februan 2021 om 14:15:05 CET

Aan: IEEEDNN BRCXETN ivi ol
Onderwerp: FW: covid-19: verzoek goedkeuring Zero Residual Spuiten en Naalden

Ik heb nog één slotvraagje..
Ik zit

2
verzoek nog eens te lezen en heb nog 1 vraagje voordat ik akkoord vraag.

Die stelpost zit toch in dé 5.1.2b nclusief BTW?

1k probeerde je al even te bellen, maar als je dit bevestigt dan vraag ik vanmiddag akkoord.
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Gr. JEEWS

Verzonden: woensdag 3 februari 2021 09:54

Aan: 5.1.2e ) minvws.nl>;IEEE minvws.nl>

cc: 5.1.2e ) minvws.nl>

Onderwerp: RE: covid-19: verzoek goedkeuring Zero Residual Spuiten en Naalden

BesteIE

Het genoemde bedrag 1s inclusiefBTW, zoals vermeld mn het verzoek.

Ook bij eerdere aankopen van spuiten en naalden is BTW betaald.

Met
a

groet,

Van: IEEE @minviws ol>
Datum: 3 Yobrui 2021 om

a
2221 CET

@rivin.nl>

Onderwerp: RE: covid-19: verzoekorZero Residual Spuiten en Naalden

Geef je nog even reactie op de vraag var EXE wb de BTW. Dan kunnen wij daarna de goedkeuring voor het bedrag incl of

excl BTW vragen.

Groeten,

Verzonden: dinsdag 2 februari 2021 09:55

Aan 2rivm.ni>; [IEE SEEc mins n>
CC: CRI-EIEN @ minvws.nl>

Onderwerp: RE: covid-19: verzoek goedkeuring Zero Residual Spuiten en Naalden

Goedemorgen allen,

lk heb net even afgestemd met FEZ wat handig is, de aankoop kan worden gedaan en we zullen de kosten voorleggen aan FIN als

claim met als verzoek dit in de ISB op te nemen.

De aankoop van spuiten en naalden is als het goed is exclusief btw, is daar rekening mee gehouden?

Groetjes,

Verzonden: maandag 1 februari 2021 16:32

Aan: 5.1.2e ) <B-RIPLI @ minvws.nl>

LBRAEI © invws.n>;EKER)JEEKERN© minvws.ni>
Onderwerp: RE: covid-19: verzoek goedkeuring Zero Residual Spuiten en Naalden

Ja, we hebben nog een dag. Alvast dank!
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Met vriendelijke groet,

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (RIVM-DVP)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven

Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

Postvak 31 | kamerjIERESIN

www.rivm.nl

De zorg voor morgen begint vandaag

From:[EKECINNN <BIEXERN© invws.ni>
Sent: maandag 1 februari 2021 15:23

To:

Cc: nvws.nl>;IEEEJEEN minvws.nl>

Subject: FW: covid-19: verzoek goedkeuring Zero Residual Spuiten en Naalden

Importance: High

EEE
Er wordt nog gekeken naar mogelijke financiéle dekking hiervoor.

Kan het nog 1 dagje wachten?

@ mi

Groeten,
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