
1120934

To:

Co: @rivm.nl]; EE EEE EEESM@rivm ni]
From:

Sent: Fri 2/19/2021 8:36:23 AM

Subject: FW: Begroting COVID-15, 16, 17 2021.xIsx

Received: Fri 2/19/2021 8:36:24 AM

20201028 Offerte 2021 P19 Covid-19.pdf

Ik heb de begroting er in gezet en materiaal kosten V/190016/01

IK krijg alleen het plan van aanpak er niet in
,
en krijg dan een melding (zie onderstaand)

Con
jij kijken of je het plan van aanpak er nog in krijgt.?? Het gaat om plan van aan pak vanBE--

5.1.2e

ED

om Office-control reageent niet. Mogelijk is de plug-in van de browser gedeactiveerd of niet geinstalleerd

D Office-control reageert niet. Mogelijk is de plug-in van de browser gedeactiveerd of niet geinstalleerd

Riv Gezondheid en Maatschappij (BE)
Postbus1 3720 BA Bilthoven

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven

T+31(0)30 E: IEE @rivm.nl
0

trom: JE EXE] EEE rr. >Sent: donderdag 18 februari 2021 22:24

To: REE A CECAEvr >
Subject: RE: Begroting COVID-15, 16, 17 2021.xlsx

Ik ben lang weekend vrij, maar in geval van nood mag je me bellen hoor.

CREE werkt morgen wel.



1120934

Inderdaad VPZ en G&M erin zetten. De offerteschrijver zijn |||GEE

Hopelijk wil het lukken zo?

Groet, EXPE]

ven: NECN BE J ERY - cml

Verzonden: donderdag 18 februari 2021 22:15

Onderwerp: RE: Begroting COVID-15, 16, 17 2021.xlsx

Ben jij er morgen ochtend online voor vragen | si. WO geen tijd vanavond

Zet ik vpz en G&M er in? En wie is de offerte schrijver?

van:[Jil EEE] JIEEEDM@rivn.ni>
Datum: 18 februari 2021 om 16:31:09 CET

an: ESIC 8 OE EXE) EEC 1.1»

Onderwerp: RE: Begroting COVID-15, 16, 17 2021.xlsx

Het moet vandaag in SAP staan. Ik had begrepen dat RE met jou had afgestemd dat jij dit wel wilde doen,

maar misschien toch niet *.

kan het ook in SAP zetten. Zal ik anders haar even vragen?

Groet,

Verzonden: donderdag 18 februari 2021 14:31

ar: IE BEY uml

Onderwerp: RE: Begroting COVID-15, 16, 17 2021.xIsx

Heeft dit haast? Ik ben eigenlijk nu vrij, dan doe ik het maandag ochtend

Rivm Gezondheid en Maatschappij B22
Postbus1 3720 BA Bilthoven

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven

T+31(0)30 E:ETI@ rivm. nl
0

Sent: donderdag 18 februari 2021 13:55

Subject: RE: Begroting COVID-15, 16, 17 202 1.xlsx



1120934

1k zie dat kolom D is weggevallen op een of andere manier. Zie covid 16 (expert staat bovenaan, dan hoog, etc.)
Materiaalkosten is naar verwachting ontsluiting kennis, kosten bestanden en inhuur (dat soort dingen).

Heb je hier voldoende aan?

Groet,

Verzonden: donderdag 18 februari 2021 13:51

aan: JE

ENED]MEERMo ivm.n)>
Onderwerp: RE: Begroting COVID-15, 16, 17 2021.xIsx

Ik zie uren G&M staan , maar is dat hoge lage of midden tarief >??

En materiaal kosten ?? wat zijn dat voor kosten dan ??

Rivm Gezondheid en Maatschappij ([EE2
Postbus1 3720 BA Bilthoven

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven

T+31(0)30 E: rivm.nl

0

Sent: donderdag 18 februari 2021 13:47

. ERE

Bt BF
EXE @rivm.nl>

@rivm.nl>

Subject: RE: Begroting COVID-15, 16, 17 202 1.xlsx

Wil jij het onderdeel planning Covid 15 (tabblad 2) invullen in SAP? Dit onderdeel is door iedereen ingevuld. De

andere onderdelen weet ik de status niet van.

Dank je wel alvast.

Groet, ERES

dr. EES [ERI

RIVM Centrum Gezond eld & 0 BA BILTHOVEN |
T: +31 (0)30[| EEE | m: +31 (0)6 E: IEEE @rivm.ni

Verzonden: woensdag 17 februari 2021 22:41

sare BREED] rivm.n>; [EKER rivm.nl>

Onderwerp: RE: Begroting COVID-15, 16, 17 2021.xIsx

Urgentie: Hoog

1k heb aangevuld, heb voor VLH die [iE even globaal erin gezet, uren en vrij veel materieel. Als ik update van

BE3 heb kan het aangepast.

Vragen jullie aanERPLMof ze het invoert?

Groet,

From: EL @rivm.nl>
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Sent: woensdag 17 februari 2021 17:34

@rivm.nl>

Subject: RE: Begroting COVID-15, 16, 17 2021.xlsx

Importance: High

Ik heb in ieder geval het excell al ingevuld voor Feiten & Cijfers. Qorspronkelijke begroting was [EEE maar dat is

zonder bijdrage uit de andere programma’s. Feiten & Cijfers hebben we nu [EEE] omhoog gebracht, maar weet niet

of dit een reéle bijdrage is vanuit de andere programma’s. Moeten we dat nu onderling gaan uit onderhandelen of

kijk jij wil Ll
het financieel grotere plaatje? Voor Feiten & Cijfers is nu wel circa [JE nodig (ivm

overkoepelend deel en deel uit c15). Hoor het graag.

Groet, ERPS
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