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Met vriendelijke groet,

Ministerie van Volksgezondheic, Welzijn en Sport

Programmadirectie COVID19| Team A

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den HaagHEE

Van: EET@ rivin.nl>
Verzonden: donderdag 11 februari 2021 13:10

Aan: IEE <I vm.n>

CC:IEEE) EEF minvws.n>: IEEE <PEEEE iv nls; EEE,

IEEE) <I minvws.nl>; IEEE <P ivm.nl>

Onderwerp: Antw: Prestatieverklaring facturen Pfizer thv VWS

He[EEE
Akkoord.

Groet,

Van: rivm.nl>

Datum: 11 februari 2021 om 12:54:42 CET

Aan: EXECi iivin.ol>
CC:TTR)JREinvvs.i>,
<HEEEEDE)rivio. nl>,EETa BERG invws al, IEEE
<BEEEETrivn nl>
Onderwerp: Prestatieverklaring facturen Pfizer tbv VWS

Hallo [EA

Bijgevoegd 3 door ons gecheckte facturen van Pfizer voor levering Covid-19 vaccin +

daarbij behorende CoP’s.

Graag ook jouw akkoord.

Dank en vriendelijke groet,

5.1.2e

National Institute for Public Health and the Environment

Ministry of Health, Welfare and Sport
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Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

The Netherlands
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het

RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivim.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message

was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no

liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivim.nl/en Committed to health and sustainability


