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va: [ ESER Wi >

Verzonden: Thursday, January 7, 2021 8:14:37 AM
Aan: IS minsz 1" <PEEC inszw. >

Onderwerp: FW: Pfizer bv | Invoice 9715551857 | Issue date 1/5/2021
Bijlage(n): IMAGE-17125 14973-895253557-NL NL10 2500BB 3000469071 971
5551857 pdf

Goedemorgen collega,

Graag bijgaande factuur in behandeling nemen.
Dank.

Met vriendelijke groet,

Me!ewerEer !ervicedesk Financieel Dienstencentrum

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directie DSU / Financieel Dienstencentrum
Locatie Hoftoren / 26° etage

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag

Postadres: Postbus 90801 | 2509 LV | Den Haag

Het Financieel Dienstencentrum (FDC) is het interdepartementale samenwerkingsverband
onder verantwoordelijkheid van SZW.

Het FDC voert de financiéle administratie en het beheer van het financiéle SAP-systeem uit
voor de ministeries van BZK, Financién, OCW, SZW en VWS.

Van: @email.basware.com <[ EEI @cmail.basware.com>
Namens [EEEP basware.com

Verzonden: woensdag 6 januari 2021 22:41
Aan: 5.1.5 BEFR minszw.nl>
Onderwerp: Pfizer bv | Invoice 9715551857 | Issue date 1/5/2021
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Invoice from Pfizer bv

Pfizer bv sent you an invoice on 1/5/2021

Recipient Min. VWS Financ. Dienstcentrum
Invoice number 9715551857
Due Date 2/4/2021

Gross total

Click the button below to view the invoice online, or open the attached PDF.

OPEN INVOICE

Powered by Basware

This service is brought to you by Basware, the e-invoice service provider of Pfizer bv. To edit the

list of recipients of these email messages, please login to Basware Portal

Dansk Deutsch English (AU) English (CA} English (GB) English (NZ}) English (US)
Espaiiol Francais Francais (BE) Francais (CA) ltaliano Magyar Nederlands Nederlands
(BE) Norsk (Bokmal) Polski Portuqués Suomi Svenska Cedtina EMnvikg 4uih

This message was delivered to you by Basware

If you need assistance with Basware products, please contact Basware Support
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Van: T -EEET ) minvws.nl>
Verzonden: Thursday, January 28, 2021 5:31:15 PM

Aan: ") <JEEE minvws.nl>

Onderwerp:  FW: Akkoord nodig voor betaling facturen Pfizer 4068-25744
Bijlage(n): 503000426253 .pdf; 503000426259 pdf, 503000426263 .pdf

Ik heb vanmiddag metmkunnen spreken, en hij is akkoord met de notabetaling van de eerste
Pfizernota’s. Zie onder. Kun jij nu verder?

Maandag kijken we samen verder hoe we dit beter kunnen organiseren!

Groet,

Van: IEEE. <IEEFEP minvws.nl>
Verzonden: donderdag 28 januari 2021 17:27

Aan: ISR ) <JREXEZIR minvws.nl>

Onderwerp: RE: Akkoord nodig voor betaling facturen Pfizer

Akkoord

5.12e

Van: ) < BESEDND minvws.nl>
Verzonden: woensdag 27 januari 2021 14:28

Aan: IIEEI. < minvws.nl>

Onderwerp: Akkoord nodig voor betaling facturen Pfizer
Urgentie: Hoog

Naast de prestatieverklaring van het RIVM heeft PDC19 een goedkeuring van jou nodig om de
bedragen op te boeken. Bijgaand de facturen over december en 1° week van januari. Ik heb ze
gecheckt door ze aan te sluiten met de gerapporteerde aantallen geleverde trays vanuit het RIVM, het

geheel sluit aan. Een reply van jou op deze mail met ‘akkoord’ lijkt me nu voldcende voor PDC19
om tot betaling over te gaan.

Maandag zit ik om de tafel met PDC19 en RIVM om het hele proces nog eens door te nemen.

Groet

Van: I )
Verzonden: woensdag 27 januari 2021 13:45

Aan: [N < cvr.ol>; I < v i [EKEN
rivm.nl>
cc: IR < minvws.nb

Onderwerp: RE: contactpersoon afhandeling pfizer facturen

Dag allen,
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Ik heb zojuist even telefonisch overlegd met |[§aa laten we het overleg maandag vooral door laten
gaan, maar in de tussentijd wel de eerste nota’s van Pfizer laten doorlopen.

In de bijlage 3 nota’s die j PDC19 heb ontvangen. Zouden jullie kunnen zorgen voor de
prestatieverklaring zodat ze kan opvoeren?

Dank!

Mocht er neg iets zijn, onderstaand ook mijn nummer.

Groet

s 5.1.2¢

Van: <IN rivm..nl>
Verzonden: woensdag 27 januari 2021 09:10
Aan: I ) BEEEETS) minvws.nl>; INEESETE < NERETINNE rivm.n|>; IEEKEC.

(IEEZN) < minvws.nl>
cc: < rivm.nl>

Onderwerp: RE: contactpersoon afhandeling pfizer facturen

Goed dat je aan de bel trekt, hier gaat iets niet zoals het zou moeten en zoals het
afgesproken is

Onze prestatieverklaarder heeft nog geen enkel verzoek gekregen om verklaring
te geven, dus lijkt het mij dat er issues zijn in de wederzijdse verwachtingen

Ik denk dat het handig is dat we samen het proces nogmaals doorlopen en kijken waar het

fout gaat en hoe we het probleem kunnen oplossen

Het is handig datﬁhierbij ook betrokken wordt, zij is onze contactpersoon bij
VWS voor dit proces.

Voor je tweede verzoek is het cok handig dat we even afstemmen wat kan en wat niet kan,
want wij zijn lang niet bij alles aangehaakt, volgen alleen de logistieke stromen, niet de
financiéle stromen

Wil je svp een Webex overleg inplannen , dan kunnen we de problemen zsm oplossen

Ik hoor het graag van je

Met vriendelijke groet,

51.2e

Bureau Bedrijfsvoering RIVM
Afdeling OBP/C&A

Postbus 1 5.1.2e

3720 BA Bilthoven

Telefoon
Mobiel -



E-mail rivm.nl

Van: IEEN) <D minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 26 januari 2021 20:35

Aan: < rivm.nl>

CC: IR <JEEETN rivm.nl>; IEEEEN <HEXEXNG rivm.nl>

Onderwerp: RE: contactpersoon afhandeling pfizer facturen

Dag gERPL

Dank, dit is inderdaad wat ik zocht. Echter liggen er op dit moment facturen bij de PDC19 die niet
betaald kunnen worden omdat de prestatieverklaring (die dus door het RIVM wordt geleverd?)
ontbreekt. Inmiddels raken deze over de betaaltermijn. Is er een lijn tussen het RIVM en de financiéle
afhandeling bij PDC19? Blijft de info ergens hangen, of begrijp ik iets niet goed?

Daarnaast zou ik graag vanuit IZ binnenkort een keer willen overleggen over structurele
informatiedeling in de gehele keten. Nu is het nog redelijk overzichtelijk met 1 a 2 soorten vaccins,
maar daar gaan meer bijkomen (en dito leveringen en facturen). Ik heb begrepen dat jullie e.e.a.
bijhouden in SAP, en er is vanzelfsprekend ook een financiéle administratie. Vanuit IZ zouden we heel
graag eenvoudig inzage willen in de leveringen en de facturatie om te beoordelen of contracten
worden nageleefd, de planning, de prijzen, uitnuttingspercentage, etc. Wellicht is e.e.a. te
automatiseren in een rapportage. Wie zou ik daarvoor het beste kunnen benaderen?

Alvast dank!

(06

Van: 2 rivm.nl>
Verzonden: dinsdag 26 januari 2021 12:20

Aan: IEET) < minvws.nl>
cC: rivm.nl>; rivm.nl>

Onderwerp: FW: contactpersoon afhandeling pfizer facturen
Beste ik hoop dat ik je naam goed verstaan heb),

Bij deze de werkwijze zoals deze door onze financiéle controller met jullie is
afgestemd.

Als er nog vragen zijn dan horen we dat graag,

Met vriendelijke groet,

Van: rivm.nl >

1113623



Datum: 16 december 2020 om 15:21:47 CET

Aan: <BEE)rivm. nl >
cc: rivm.nl >

Onderwerp: FW: contactpersoon afhandeling pfizer facturen

Zie de reactie van [ EEZ van VWS

Moeten we dit intern nog even afstemmen en geven jullie informatie door aan Pfizer en
straks de andere leveranciers?

Hoor het graag

Groeten EaFL

Van: IEEEDN) < minvws.nl>
Verzonden: woensdag 16 december 2020 15:08
Aan: rivm.nl>

CC: IZEE) < minvws.nl>

Onderwerp: RE: contactpersoon afhandeling pfizer facturen

Hierbij antwoord op je punten:

1. de wijze van aanleveren van de factuur (digitaal neem ik aan. Maar hoe loopt dat?)
Opdrachtnemer/ leverancier zendt de facturen onder vermelding van contactpersoon, eventueel
contractnummer en referentienummer aan het centrale aanleverpunt voor e-facturen bij de
Rijksoverheid:

- Factuuradres/OIN nummer: 00000002003182447001
- Ministerie/afdeling: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2. een aansireekiunt/ iersoon voor de afhandelini van de facturen

3. Verklaring van prestatie
-Controleren factuur op juistheid
-Controleren levering versus factuur
-Controleren pakbon en vermeldingen op dozen
-Controleren factuur versus pakbon
-Accorderen levering ontvangen

De verklaring van prestatie wordt gegeven door [JEXESM. Dit is afgestemd.
Hij heeft hierover geinformeerd.

Ik voeg de financiéle bijsluiter toe. Als er vragen zijn verneem ze graag van je.

Met vriendelijke groet,

5.1.28
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

&.

1113623
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Programmadirectie COVID19|Team A

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | 06

Van: rivm.nl>

Verzonden: dinsdag 15 december 2020 08:56

Aan: IEEEEET) <JENFTP minvws.nl>

cc: I NN invws 1>

Onderwerp: contactpersoon afhandeling pfizer facturen

We willen graag even afstemmen met het FDC over de vaccinfacturen van oa Pfizer
Het gaat dan om:
« de wijze van aanleveren van de factuur (digitaal neem ik aan. Maar hoe loopt dat?)
e een aanspreekpunt / persoon voor de afhandeling van de facturen
« afspraken over welke checks nodig zijn voor de prestatie accordering
Pfizer e.a. hechten er erg aan dat er op tijd betaald wordt en we willen natuurlijk geen
problemen met hen

Bij wie moeten we zijn voor deze afstemming bij het FDC

Ik hoor het graag van je

Met vriendelijke groet,

Bureau Bedrijfsvoering RIVM
Afdeling OBP/C&A

Postbus 1 5.1.2e

3720 BA Bilthoven

Telefoon
Mobiel
E-mail

Van: I minvws.nl>
Verzonden: woensdag 9 december 2020 10:20

Dminvws.nl>;
< rivm.nl>

Onderwerp: FW: Doorst: Factuurgegevens WVS

Hierbij.



Groet

van: <R rivm.nl>
Verzonden: woensdag 9 december 2020 09:35

Aan: IR ) <JERFTD minvws.nl>
cc: < rivm.nl>; <
Onderwerp: FW: Doorst: Factuurgegevens WVS

Goedemorgen

Zie onderstaande mail van Pfizer.

Zou jij de ontbrekende gegevens voor VWS in de tabel willen invullen en terugsturen?

Dank en vriendelijke groet,

S512e  512e

5.1.2e

National Institute for Public Health and the Environment
Ministry of Health, Welfare and Sport

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

The Netherlands

T: +31(0)
Iﬂilﬁggggg;..

hitp://www.rivm.nl

Van: TN < fizer.com>
Datum: 8 december 2020 om 13:57:37 CET
Aan: & rivm.nl>

Onderwerp: Factuurgegevens WVS

Hierbij een overzicht van de noodzakelijke gegevens voor de klantopzet in ons systeem (SAP). Zou jij

deze willen invullen en retourneren?

Alvast bedankt,

1113623
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Factuur details WVS

Voorbeeld huidige opzet RIVM

Company name:

Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid,

Financieel Dienstencentrum

RIVM AFD. CREDITEUREN pb.72

Banking details

el

Pfizeg

Breakthroughs that
change patients’ lives

| 5.1.2b

Street & number: Postbus 16056 A. VAN LEEUWENHOEKLAAN 9
Postal Code & City: 2500 BB Den Haag 3720 BA BILTHOVEN

Country: NL NL

Language: standard = English standard = English

Telephone number: +31 (0) 703334285 +31 (0) 302743145

Email: EBEF minszw.nl BEEg@RIVM.NL

VAT registration no.: NLO06756402B21 NL821772302B01

Payment term: Net 30 Days Net 45 Days

Pfizer bv en Pfizer PFE bv, statutair gevestigd te Rotterdam, (adres: Rivium Westlaan 142,
2909 LD Capelle aan den lJssel, handelsregisternummer 34087728 respectievelijk
62357654).
De inhoud van dit bericht en van eventuele bijlagen is uitsluitend bedoeld voor de
geadresseerde(n), klik hier voor de volledige Pfizer disclaimer.

Pfizer bv and Pfizer PFE bv, statutory seat in Rotterdam, (address: Rivium Westlaan 142,
2909 LD Capelle aan den lJssel, trade register number 34087728 respectively 62357654).



The content of this e-mail and of its possible attachments is intended for the named addressee(s)
only, click here for the full Pfizer disclaimer.

Nota bene: BIJWERKINGEN kunnen gemeld worden aan afdeling Drug Safety via 010-4064290 /
NLD.AEReporting@Pfizer.com.

Please Note: ADVERSE EVENTS should be reported at the Drug Safety dept.: +31 10-4064290 /
NLD.AEReporting@Pfizer.com.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was
sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was
sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was
sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.

www.rivim.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was
sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability
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