
To:

Cc

From:

Sent: Mon 2/8/2021 7:54:51 PM

Subject: RE: MLS 4410002775 (ww 1100232051)

Received: Mon 2/8/2021 7:54:52 PM

RE: DVP_ Motivering directe aankoop luchtvracht transport tbv ingekochte spuiten en veiligheidsnaalden MLS

DVP_ Motivering directe aankoop luchtvracht transport tbv ingekochte spuiten en veiligheidsnaalden MLS.docx

Hallo [EEE,

Hierbij het gevraagde document.

Mvrgr

som: INCRE EEE ov.

Sent: maandag 8 februari 2021 09:52

To: [ENED EEE @rivm i>

Subject: FW: MLS 4410002775 (ww 1100232051)

Goedemo roen [ERE

1107119

Heb jij voor mij de motiveringsbrief voor de transportkosten van MLS (n.a.v. overleg met |IEEE) Dic

heb ik nodig om toe te voegen aan de WW.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Ministerfe van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP)
Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

L 721 MA | Bilthoven |FRS

begint vandaag

From: JE ov. >

Sent: vrijdag 5 februari 2021 15:18

To! 5.1.2e <] rivm.nl>

Cc: 5.1.2e rivm.ni>;[EE rivm.nl>

Subject: RE: MLS 4410002775 (ww 1100232051)

rai EEE,
Het is wel ingewikkeld maar niet zo moeilijk:

Mijn voorstel is, uiteraard in overleg, het volgende:

Winkelwagen aanmaken in vestiging 2000, inkoopgroep RIVM

Productcategorie: 02641200 Koeriersdiensten

Niet refereren aan het contract voor levering spuiten en naalden, transportkosten staan los van levering binnen

vestiging 1000 (Farm. Inkoop)



1107119

Toevoegen als bijlage: Motiveringsbrie||ERENN en offerte MLS.

Dan gaat het helemaal goedkomen, Maandagochtend even samen naar kijken?

Verzonden: vrijdag 5 februari 2021 09:03

@rivm.nl>

@rivm.nb>;

Onderwerp: RE: MLS 4410002775 (ww 1100232051)

Alle,

Het is onmogelijk om een order in vestiging 2000 te koppelen aan een contract uit vestiging 1000. Als het contract

in vestiging 1000 staat dan moet de order ook in vestiging 1000. Als de productcategorie Koeriersdiensten

(02641200) niet in vestiging 1000 staat, dan moet deze worden toegevoegd (door SAP-beheer).

Of wij moeten een nieuw contract aanmaken in vestiging 2000 voor de koeriersdiensten, maar dan krijgje een 2% (nieuw)
contracthnummer.

Met vriendelijke groeten,

Inkoop Uitvoerings Centrum

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

INsite Inkoopuitvoeringscentrum (1UC)

rivm.nl>

Verzonden: donderdag 4 februari 2021 22:06

Aan:

ce: arivm.ni>; [EEC EXE o vm n>
Onderwerp: RE: MLS 4410002775 (ww 1100232051)

Als ik in 2000 productcategorie 45244760 invoer, dan staat dit er:

iD Bij producicategaorie / is magazin verplicht

AyVoor deze leverancier (regel 0000000001) bestaat geldig contract (0.a.) 4410002775.

En bij magazijn kun je vervolgens niks invullen, dus de winkelwagen kan dan niet doorgezet worden... Kan MLS ook

in 2000 geactiveerd worden?

Groetjes,

Sent: donderdag 4 februari 2021 19:42

To: @rivm.nl>; rivm.nl>

@rivm.nl>

Subject: RE: MLS 4410002775 (ww 1100232051)



1107119

Hol [EEE

Dan zou ik de ww toch op productcategorie 45244760 aanmaken (wat ook in het contract staat).
Zo heb je hopelijk wel een koppeling .

Ik zal regel 2 (koeriersdiensten) weer verwijderen uit het contract.

Met vriendelijke groeten,

nKoopu

> Afwezig o

Verzonden: donderdag 4 februari 2021 16:52

rivm.nl>

arivn. >; |EE rivm.nt>

Onderwerp: RE: MLS 4410002775 (ww 1100232051)

EE
1k heb me JIEREernaar gekeken, in vestiging 1000 kan geen productcategorie “koeriersdiensten” gekozen
worden, dan geeft de WW een foutmelding. Ze denkt dat MLS niet geactiveerd is in vestiging 2000. Wellicht dat dit

wel geactiveerd kan worden?

Groetjes,

From: JE iv.
Sent: woensdag 3 februari 2021 19:27

To: EEo ivm.ni>
Subject: FW: MLS 4410002775 (ww 1100232051)

Hoi EXER,

Helaas maar waar, ik moet je ww opnieuw afwijzen. De koppeling lukt gewoon niet omdat de ww is aangemaakt
voor vestiging 2000

De vestiging voor I0D (DVP) is voor 1000. Als je je ww dan onder bedrijfsnummer 1000 aanmaakt met de

productcategorie “koeriersdiensten” dan komt het wel goed.
Excuses voor het ongemak.

Postiesoart

Omschriving:
*

[NUS Transportkosten MLS

Productcategorie 102641200 | Koeriersdiensten

Als direct artikel bestellen: [|

Bedriff snummer: EON RVM

van: JEREovo. >



1107119

Verzonden: woensdag 3 februari 2021 14:28

Aan: JEEcin n>
Onderwerp: RE: MLS 4410002775 (ww 1100232051)

Ho

Zullen we even bellen?

Met vriendelijke groet,

Bedrijfsvoering | Bureau Directieraad | Chief Information Office

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

From: JEE v0
Sent: woensdag 3 februari 2021 14:14

rivm.nl>

@rivm.nl>

Subject: FW: MLS 4410002775 (ww 1100232051)

Importance: High

Kun jij me ajb helpen, het lukt steeds niet om de ww te koppelen aan het contract.

Ik heb een nieuwe regel aangemaakt in het contract om de ww te koppelen en nu krijg ik deze melding.



1107119

Nummer 1100232104 Documentnaam MLS -transportkostensputen naalden-21 Status OndGoedkeuring Gecreeerdop 03

[1] Regel 1: IKORG 50000006 past bij geen afroepbev oegde IKORG van bijpehorend contract

Aaatsvervangend inkopen voor: [Ingrid Bakker Goedkeuringsnotitie

Naamwinkel agen: [MLS -transportkosten sputen naalden-21

Standaardinstellingen: ~~ Waarden instell.
Goedkeuringsproces:

 Bew erke

Documentwigzigingen:  Weergeven

Van: 5.1.2e

Verzonden: woensdag 3 februari 2021 12:24

Aan: JIEciv nl>
Onderwerp: RE: MLS 4410002775 (ww 1100232051)

Geen probleem, ik zie de nieuwe ww wel verschijnen
*

Verzonden: woensdag 3 februari 2021 12:23

Aan: 5.1.2e rivm.nl>

Onderwerp: RE: MLS 4410002775 (ww 1100232051)

Oh jee, verkeerde geklikt. Nu moet ik hem opnieuw aanmaken (3). Nou weer wat geleerd in ieder geval haha. Je

ziet hem zo wel weer opnieuw verschijnen
*

From: 5.1.2e rivm.nl>

Sent: woensdag 3 februari 2021 12:16

Subject: RE: MLS 4410002775 (ww 1100232051)

Ik heb het al doorgeven* =nDan is hij ervan op de hoogte wijziging.
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Winkelwagen mag je terug sturen naar mij met een kleine aanpassing (anders kan je hem niet wijzigen)

ww. afgewezen / afgekeurd

Reden van afwijzing staat altijd in de “Goedkeuringsnotitie”

Goedkeuringsnetitie
Offerte toevoegen

Leverancier vermeiden

Artikelnummer leverancier ontbreekt

-> Accepteren (ww.= definitief weg)

Nee =Bewercen

ad a

Verzonden: woensdag 3 februari 2021 12:14

aan: ICE HEEi >
Onderwerp: RE: MLS 4410002775 (ww 1100232051)

Hil

Ik begrijp het eerlijk gezegd niet zo haha, sorry! Heb nog niet door hoe het allemaal werkt, best ingewikkeld.... Aan

wie moet ik dat doorgeven van die 2° regel?
En wat moet ik dan precies aanpassen in de winkelwagen?

Met vriendelijke groet,

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Ministerfe van Volisgezondheid,
Welzijn en Sport

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP)
Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

1 MA | Bilthoven [EEF

Sent: woensdag 3 februari 2021 12:09

To: 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>

Cc: al EEEo civin n>
Subject: RE: MLS 4410002775 (ww 1100232051)



1107119

Hoi [EXER
Er zit niks anders op dan een 2° regel aanmaken in het contract.

Zou jij dit svp willen doorgeven intern, dat er 2° regel aangemaakt wordt zodat de ww alsnog gekoppeld kan

worden.

productcategorie 45244760 is voor de spuiten en naalden (dit is regel 1)
en “koeriersdiensten” zijn dan voor de transport van de naalden en spuiten (regel 2 deze ga ik nu aanmaken)

Je kan je ww aanpassen en terug sturen zodat ik het verder in behandeling kan nemen
*

Met vriendelijke groeten,
pd)

Inkoop Uitvoerings Centrum

site Inkoopuitvoeringscentrum (IUC

> Afwezig

Verzonden: woensdag 3 februari 2021 12:00

@rivm.nl>

rivm.nl>; HEE ivm.nl>
Onderwerp: RE: MLS 4410002775 (ww 1100232051)

Ik heb

an
en die heeft weer met [JERE oecproken Het klopt dat dit in 2000 moet, de

productca je gisteravond aangaf voor koe ok goed, in principe (aldus [EEE is de

winkelwagen goed. Het kan niet gekoppeld worden aan productcategorie 45244760 want dat is alleen voor 1000. Ik

heb echt geen idee hoe het nu verder moet... Ik hoop dat jij een oplossing hebt!

Aan:

Groetjes,

Sent: woensdag 3 februari 2021 11:46

To: 5.1.2e < rivm.nl>; @rivm.nl>

Cc: 2 ed rivm.nl>; @rivm.nl>

Subject: RE: MLS 4410002775 (ww 1100232051)

Hoi [EEE

De winkelwagen moet niet aan categorie 45244760 gekoppeld worden want dat is alleen voor 1000.

Heb je dat al gedaan?
Bel me anders even.

Met vriendelijke groet,

Bedrijfsvoering | Bureau Directieraad | Chief Information Office

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven



1107119

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

Sent: woensdag 3 februari 2021 11:37

To: 5.1.2e rivm.nl>; rivm.nl>

Cc: 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; rivm.nl>

Subject: RE: MLS 4410002775 (ww 1100232051)

IE
Ik heb juist opdracht gekregen om deze in 2000 aan te maken, zie mail in de bijlage, moet er misschien wat anders

gebeuren zodat het wel in 2000 kan?

Groetjes,

From: JEREo ivn.o >
Sent: woensdag 3 februari 2021 11:32

Subject: RE: MLS 4410002775 (ww 1100232051)

Hier moet magazijn 1000 ingevuld worden.

Met vriendelijke groet,

Bedrijfsvoering | Bureau Directieraad | Chief Information Office

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

From: JEEiv o>
Sent: woensdag 3 februari 2021 11:25

rivm.nl>

@rivm.nl>

Subject: FW: MLS 4410002775 (ww 1100232051)

Importance: High

Weet jij wat hier kan invullen??

Het gaat om een spoedbestelling... zou jij haar kunnen helpen svp.

Groeten,

5.1.2e

Van: rivm.nl>

Verzonden: woensdag 3 februari 2021 11:23

Aan: HEE vm.
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Onderwerp: RE: MLS 4410002775 (ww 1100232051)

Urgentie: Hoog

1k krijg deze melding:

D Bij preductcategorie / is magazin verplicht

ay “oor deze leverancier (regel 0000000001) besltaat geldig contract (v.a.) 4410002775.

En bij magazijn staat niks. Een streepje kan ik ook niet invullen. Wat nu?

Met vriendelijke groet,

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Ministerfe van Volisgezondheld,
Welzijn en Sport

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP)
Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

21 MA | Bilthoven |EERS

WWW. rivm.
[

Degint vandaag

From: JEciv o>
Sent: woensdag 3 februari 2021 11:17

To:IEEEDINHIE = iv. >
Subject: FW: MLS 4410002775 (ww 1100232051)

Importance: High

voERIE

Op één of andere manier krijg ik je ww niet gewijzigd naar productcategorie: 45244760

Zou jij deze willen aanpassen, en indien nodig opnieuw willen aanmaken? lk zal ondertussen het contract aanpassen zoallsgEESet

aangeeft.

Daarna kan jou ww gekoppeld worden en er een ordernummer voor aangemaakt worden.



1107119

| Nummer 1100232051 Documentnaam MLS -transportkoslenspuiten naalden-21 Status OndGoedkeuring Gecreéerd op

Raatsverv angend inkopen voor: Goedkeuringsnotitie

Naamw inkelwv agen: |MLS -transportkosten spuiten naalden21

Standaardinstellingen:  Waarden instell

Goedkeuringsproces:

Documentw izigingen: ~~ Weergeven

I [twigen [0 ee on
- 0001 « O Sevice | 02022021 | NUSTransportkostenMLS 1] sT 5.1.20

Verzonden: woensdag 3 februari 2021 10:20

Aan: Drivm.nl>

Onderwerp: RE: MLS 4410002775 (ww 1100232051)

Hi 5.1.2e

Inmiddels zijn er twee amendementen op het MLS contract — staat ws nog niet in het contractregister
— kun jij dat

svp regelen.

Voor deze laatste order moet ik het amendement nog maken (incl. transportkosten) - is allemaal net binnen - wel

graag akkoord op winkelwagen, want ook dit is weer een zaak van dwingende spoed.

Dank en vriendelijke groet,

Sent: woensdag 3 februari 2021 08:45

Cc: : @rivm.nl>

Subject: MLS 4410002775 (ww 1100232051)

Importance: High

Goede morgen

Ik weet niet of ik bij jou moet zijn maar ik wil graag een akkoord.

Het gaat om het volgende:
We hebben een contract bij MLS met contractnummer 4410002775

Hier staan alleen de naalden op vermeld.

Doelwaarde is bijna overschreden



1107119

Doewaardevaita |NIACIN ER |

aircepwaarce ||ER
[rte mM

Ik heb nu een ww voor de transportkosten voor spuiten en naalden, conform contract nummer

4410002775

Totale bedrag: JEN
Ik kom nuJEte kort om de winkelwagen aan het contract te koppelen.

Mag ik de doelwaarde ophogen?
En vallen de “transportkosten” ook onder "COVID-19 (45244760" of moet ik hier een aparte regel voor

aanmaken in het contract?

Contractnummer 4410002775 Contractnaam Syringes and (safely) needles Contractsoort Inkoopcontract Status Vrig

[Suen] | [Vriceven | [Bewerken|[Kopiéren|
[

Controleren|“Actualiseren| [ E-mail verzenden | [Afdrukvoorbeeld| | Exporteren |

[etal | Warieren | Postle toev oegen _ | Koperen | invoeen | Dupiceren | Venw deren | Verdeing toeu en ||
| | Product.Fr ic |


