1159337
) IEEEZI @minvws.ni]

To:
From: I E (
Sent: Wed 2/17/2021 1:16:33 PM
Subject: FW: Grootschalige laboratoria contract VWS / U-Diagnostics factuur21150210/ 21150211
Received: Wed 2/17/2021 1:16:33 PM

Factuurbijlage behorende bij 21150210 PCR RT 01-01-21 tm 31-01-21.xIsx

21150210.pdf

21150211.pdf

e
Ik stuur wederom door. Wil jij een nieuw contactpersoon doorgeven?
Groet, IEXFHS

Van:< 5.1.2e @u-diagnostics.com>

Verzonden: woensdag 17 februari 2021 14:09
@RIVM.nl>

@ minvws.nl>; <@u~diagnostics.com>; .

<AL @ u-diagnostics.com>; @atvaccountants.nl>
Onderwerp: Grootschalige laboratoria contract VWS / U-Diagnostics factuur 21150210 / 21150211

Goedendag,

Hierbij brengen wij u conform artikel 4 van de tussen U-Diagnostics BV en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
gesloten Memorandum of Understanding d.d. 31 augustus 2020 bijgaande facturen in rekening over de periode januari 2021.

Voor specificatie zie Excelbestand "Factuurbijlage..."

Daarnaast vraag ik (wederom) aandacht voor openstaande facturen waarvan de ouderdom >60 dagen is.
Factuur 20002180 d.d. 02-12-20 ad
Factuur 20002187 d.d. 02-12-20 ad RS

Met vriendelijke groet,
Mit freundlichen GriBen,
Kind regards,

U-Diagnostics B.V.
Hermesweg 15 | 3741 GP Baarn | The Netherlands

www.u-diagnostics.nl

m@u-diagnostics.nl
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Van: RIVM.nl>
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 14:21

Onderwerp: RE: Grootschalige laboratoria contract VWS / U-Diagnostics factuur 20001151

Dank voor de factuur inzake de Covid-19 diagnostiek. Na bevestiging van VWS, welke wij heden hebben ontvangen,
nemen wij deze nu in behandeling. Morgen zal de betaalopdracht in ons systeem aangemaakt worden waarna het
fiatteringsproces start.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Hartelijke groet,

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Centrum Infectieziektebestrijding
A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven |
Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

M 5126
E rivm.nl
Goedendag,

Hierbij brengen wij u conform artikel 4 van de tussen U-Diagnostics BV en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
gesloten Memorandum of Understanding d.d. 31 augustus 2020 in rekening 7.372 PCR RT testen.
Betreffende periode 01-10-20 tm 31-10-20

Met vriendelijke groet,
Mit freundlichen GriiRen,
Kind regards,

U-Diagnostics B.V.
Hermesweg 15 | 3741 GP Baarn |The Netherlands
1.2e

www.u-diagnostics.nl
u-diagnostics.nl
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Met vriendelijke groet,
Mit freundlichen GriRen,
Kind regards,

@ u-diagnostics.com

U-Diagnostics B.V.
Hermesweg 15 | 3741 GP Baarn |The Netherlands
Diagnostics

www.u-diagnostics.nl

@ u-diagnostics.nl

Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 11:31
Aan: E0 KN EETRN 0 -iagostics.com>
Onderwerp: RE: Facturatie

Onder vermelding van “grootschalige laboratoria contract VWS” kunt u vanaf komende week de factuur in pdf format, rechtstreeks
opsturen naar het RIVM (e-mailadres: BREREEZEE @ rivm.nl). Bij de factuur dient een bijlage opgenomen te zijn vanuit CoronlT
waaruit blijkt welke aantallen over welke periode in rekening worden gebracht;

Met vriendelijke groet,

Van:< 5.1.2e @u-diagnostics.com>

Verzonden: dinsdag 29 september 2020 16:18
Onderwerp: Facturatie

Naar aanleiding van ons telefoongesprek van vandaag het volgende:

Wij hebben een CoronlT verbinding waarop PCR testen direct worden doorgesluisd. De vraag is op welke wijze (en evt.
voorwaarden) wij kunnen gaan factureren. Het zou prettig zijn indien wij daar spoedig antwoord op kregen zodat wij de facturatie
hieromtrent kunnen starten.

Ik hoor graag van u,

Met vriendelijke groet,
Mit freundlichen GriiRen,
Kind regards,
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U-Diagnostics B.V.

Hermesweg 15 | 3741 GP Baarn | The Netherlands
5.1.2e

www.u-diagnostics.nl

MQu—diagnostics.nl

Met vriendelijke groet,
Mit freundlichen GriBen,
Kind regards,

= @u-d iagnostics.com

U-Diagnostics B.V.
Hermesweg 15 | 3741 GP Baarn |The Netherlands
Diagnostics
g www.u-diagnostics.nl
SR @ u-diagnostics.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability



