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To: rivm.nl]; ,. | 5.1.2e @minvws.nl
Cc: 5.1.2e Qs ) @minvws.nl]; 1.2e ] @minvws.nl]

From: 5120 512951248 5.,1.2e )
Sent: Mon 2/8/2021 2:05:00 PM

Subject: RE: CC email: Intern of uitgaand stuk betreffende 'Beleidsregel corona Wiz en meerkosten vaccinatie
(zaaknummer: 217154)'

Received: Mon 2/8/2021 2:05:04 PM

oo XY

Vwb de update:

Ik begrijp van mijn collega’s dat het een goed overleg was n ik konden er niet bij zijn).

Idee is om de kosten die de HAPs maken (met uitzondering van de opstartkosten) te vergoeden via de Spg door middel van een
‘opslag’ van per vaccin en dat (extra) kosten die huisartsen maken waarbij zij niet zelf vaccineren (bijv voor het selecteren van
90+ ers) later en op een andere wijze worden gefinancierd. Verder is het de bedoeling dat de huisartsen geen vergoeding krijgen
voor kosten die zij maken bij het vaccineren van elkaar (en hun medewerkers spoedeisende zorg) in ziekenhuizen.

Voor zover ik weet is hier nog geen definitieve klap op gegeven en is het nu dus niet meer dan het resultaat van het (goede)
gesprek hierover met de LHV (huisartsen) en Ineen (HAPs). Wellicht date/mneer kunnen zeggen over de status van

deze afspraken of wanneer hier duidelijkheid over verwacht wordt. Evenals wat we van deze informatie al kunnen delen (en met
wie).

Vwb je vraag over de opdrachtbrief aan de SNPG:

Voor zover ik weet is hiervan geen sprake. lk moet eerlijk bekennen dat ik ook niet weet waar deze opdrachtbrief dan over zou
moeten gaan (maar dat kan ook zeker aan mijn beperkte kennis hierover liggen). Ik ging/ga er vooralsnog vanuit dat de SNPG zelf
het beste weet wat er gedaan moet worden en dat kosten die de zij hiervoor moeten maken onderdeel zijn van de Spg. De tekst
zoals we hierover hebben opgenomen luidt als volgt:

Als jij andere info hebt of als de SNPG meer nodig blijkt te hebben dan hoor ik dat natuurlijk graag.

Zijn je vragen hiermee voor nu beantwoord?

Groet,

Ministerie van VWS
Directie Publieke Gezondheid
Afdeling Crisisbeheersing en Infectieziekten

Telefoonnr 06
E-mail minvws.nl

Werkdagen | NN

Verzonde aandag 8 februari 2021 09:09
Aan: EERNCIRENEY) EEED @minvws.ni>; IEEER, . (EXEDN) JEEEDM@ minvws.ni>

Onderwerp: RE: CC email: Intern of uitgaand stuk betreffende 'Beleidsregel corona Wlz en meerkosten vaccinatie
(zaaknummer: 217154)'

oag I < EEE

Ik vroeg me twee dingen af:
- Hoe is de meeting van vrijdag ochtend gegaan en zijn hier nog updates uit naar voren gekomen?

- afgelopen week bespraken we dat er in de nieuwe subsidieregeling PG mogelijk een opdrachtbrief
aan SNPG staat (wat er van SNPG wordt verwacht). Is hier al meer duidelijkheid over? Ik vraag dit omdat ik
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het verzoek heb gekregen dit vandaag terug te koppelen aan SNPG.

Groeten,

From: (EESERETRRB-LY) <m@minvws.nl>

Sent: donderdag 4 februari 2021 10:05

MM e v n>; RN B (EE) B e minws.n>

: : C email: Intern of uitgaand stuk betreffende 'Beleidsregel corona Wiz en meerkosten vaccinatie
(zaaknummer: 217154)'

aEH] 5.1.2¢ |

De gesprekken daarover met de LHV en de HAPs lopen nog. Wat wij ca nodig hebben is een goede en heldere onderbouwing van
de kosten. Morgenochtend staat hierover een nieuw gesprek gepland. We hopen daarna knopen door te kunnen hakken en
duidelijkheid te kunnen geven.

Groet,

PS mag ik nog vragen wie hier graag duidelijkheid over wil? Het zijn nl de huisartsen en de HAPs zelf die bij ons op de lijn komen
over vergoedingen (dus ik zou het vreemd vinden als de vraag om duidelijkheid daar vandaan komt).

Ministerie van VWS
Directie Publieke Gezondheid
Afdeling Crisisbeheersing en Infectieziekten

Telefoonnr 0
F-mail minvws.nl

Werkdagen: IEEETS

CC: ELLCRIVER) <RRWEN @ minvws.nl>
Onderwerp: REzmc email: Intern of uitgaand stuk betreffende 'Beleidsregel corona Wiz en meerkosten vaccinatie
(zaaknummer: 217154)'

Dank hiervoor!

Is er al meer duidelijkheid wat betreft de andere punten? Voornamelijk het stukje rond de vergoedingen van de
huisarts (naast de prijs per prik) wil men hier graag snel weten.

Groeten,

From: [N (EEY) SEEMeninws.n>

Sent: dinsdag 2 februari 2021 11:03

(zaaknummer: 217154)'

HiIEEE

Hierbij de getekende brief met de beleidsregels voor de meerkostenregeling, hierin vind je terug welke kosten onder de
meerkostenregeling WLZ vallen.

De instellingen sturen de facturen van de meerkosten naar de zorgkantoren, worden vervolgens weer naar VWS gestuurd en
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betaald.

Groetjes,

ver: [EEEEN . (EKEER)

Verzonden: donderdag 21 januari 2021 11:46

Aan: I BB (BED) EEE @ minvws.nl>

Onderwerp: FW:C email: Intern of uitgaand stuk betreffende 'Beleidsregel corona Wiz en meerkosten vaccinatie
(zaaknummer: 217154)'

van: [EXERN (] EXEDD) EEEMl@minvws.ni>

Verzonden: donderdag 21 januari 2021 11:40

Aan: [EN B (BB MEEM e minvws.ni>

Onderwerp: FW: BREEIEERCC email: Intern of uitgaand stuk betreffende 'Beleidsregel corona Wiz en meerkosten vaccinatie
(zaaknummer: 217154)'

van: [EXEDE BE (D) HEEEe minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 18:20

Onderwerp: FW: [JJEEEEJJ CC email: Intern of uitgaand stuk betreffende 'Beleidsregel corona Wiz en meerkosten vaccinatie
(zaaknummer: 217154)'

Hoi, hierbij de getekende brief. We hebben ook nog enkele opmerkingen bij de concept beleidsregel. Sturen
we separaat door.

Groet

Verzonden met BlackBerry Work(www .blackberry.com)

van: "R I @2 RN @winvws.o>

Verzonden: 19 !an. 2021 17:52

Aan: TEIEN BB EEY" SEEM@ninvws >

Onderwerp:C email: Intern of uitgaand stuk betreffende 'Beleidsregel corona Wiz en meerkosten vaccinatie
(zaaknummer: 217154)'

Goedemiddag de

Bijgaand treft u ter informatie documenten / linkje naar de zaak aan, betreffende
'Beleidsregel corona Wiz en meerkosten vaccinatie (zaaknummer: 217154)' is ondertekend door de DGLZ, zoals

afgesproken stuur ik u hierbij de getekende versie.

Indien de linkjes in dit emailbericht niet functioneren, is het mogelijk dat de stukken zich bevinden onder een vertrouwelijk
dossier waarvan u geen dossierwerker bent. Neem in dat geval contact op met de dossiereigenaar.

Met vriende]il'ke iroet,

Digitalebalie
Tel:070
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability
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