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To: 5.1.2e minvws.nl]
Cc: 5.1.2e ) A @minvws.nl]
From: 5.1.2e

Sent: Fri 2/12/2021 8:54:24 AM

Subject: RE: inschatting kosten vaccinatie

Received: Fri 2/12/2021 8:54:25 AM
Hi,

Thanks. Volgens mij moet CZ zyn huiswerk even compleet maken (dat betekent dat ze een overzicht maken van wat de
Nederlandse ggz nu indient; dit lijstje komt van 1 instelling) en dan leggen we dat langs de besluitvormingslat (waarbij we
dus ook moeten weten wat in verpleeghuizen wel en niet vergoed wordt). Ik verbaasde me ook over de kostenposten die op
dit lijstje staan. Dat lijken me hoofdzakelijk dingen die gewoon uit een GGD budget moeten komen oid. Heeft niks met Zvw
of Wlz te maken.

In de werkgroep Zvw spreken we maandag verder over dit thema nav de stuurgroep gisteren.

Groeten,

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e ) m(a;mmv‘.vs.nl>

Datum: vrijdag 12 feb. 2021 9:30 AM
<

aminvws.nl>
@minvws.nl>

Kopie: :
Onderwerp: RE: inschatting kosten vaccinatie

Hai Eaks

Dit lijkt me echt niet de bedoeling. Het vaccineren zelf wordt betaald door de overheid en het lijkt me dat eventuele bijkomende
kosten hier ook onder valleb. .

Het lijkt mij niet de bedoeling dat er een aparte vaccinatie locatie komt. Hoeveel mensen zitten er in deze instelling? Het zijn er
toch geen duizenden?

In verpleeghuizen gebeurt het vaccineren volgens mij in de gezamenlijke ruimte en misschien wel op de kamers zelf maar ik heb
nog niet gehoord dat hier aparte ruimtes voor worden gehuurd.

Ook de meeste andere kosten lijken me dus in eerste instantie voor rekening van VWS te komen.

Kostenoverzicht vaccinatie
Kosten Apotheek (scholing, personeel, voorbereidingen)

Noodmedicatie

Gebruik koelkasten/koelboxen

Medische Hulpmiddelen en overige materialen
Voorbereidingskosten

Productieverlies

Inzet arbo arts vaccinatie medewerkers
Vaccinatie locatie huren + inrichten

Laptops
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Totaal € 248.740,00

Groet,

ver: IS SEE >

Verzonden: donderdag 11 februari 2021 15:41

@minwws.i IS

@minvws.nl>
) SRR @rminvws.ni>

Onderwerp: RE: inschatting kosten vaccinatie
Thanks!
Is dit sectorbreed of voor één instelling?
Gaat dit over het vaccineren van personeel, bewoners of beide?
En ik begrijp dat dit nog Zvw en Wiz bij elkaar opgeteld is.

Groeten,

Dubbel
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Dit bericht (inclusief eventuele bijlagen) is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De inhoud van dit bericht kan vertrouwelijke
of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u de afzender te informeren en
het bericht te vernietigen. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te
verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt
overeengekomen. Kvk-nummer 41005202, Stichting GGZ Friesland




