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To:

(KR KR @ invws ' ; SR ERERY @i vwis ]
From: 51.2e 512

Sent: Thur 2/18/2021 7:47:08 AM
Subject: RE: Contactpersonen voor entvergoedingen?
Received: Thur 2/18/2021 7:47:08 AM

Dank IEEEN

Openstaande vragen die ik nog heb zijn:
« Hoe is de financiering van prikken op BES / CAS geregeld? Gaat dit op dezelfde manier als bij de GGD
(aangezien dat de uitvoerende partij is)?
e Is de hernieuwde subsidieregeling Publieke Gezondheid nu definitief?
* Hoe is de financieringsroute voor instellingen zoals D]I geregeld?
¢ Bij het vaccineren van huisartsen door ziekenhuizen was er dus ook geen vergoeding mogelijk?

Groeten,
51.2e

From: [EXECH . (EXESN) EEREDM@minvws.ni>

Sent: woensdag 17 februari 2021 20:27

o D B RN i1 IR KR 0 minvws. >

Subject: RE: Contactpersonen voor entvergoedingen?

Zoals beloofd net nog even wat punten per mail, bijgevoegd mijn aanvullingen in onderstaande mail.

Groetjes,

Verzonden: dinsdag 16 februari 2021 14:11

aan: [EEDN B (D) EEEDM @ minvws.n!>; EEREIRIAED) EXER @ minvws.ni>

Onderwerp: RE: Contactpersonen voor entvergoedingen?

o2 IE

Dank voor de inzichten die jullie de afgelopen tijd hebben gedeeld.

Donderdag a.s. heb ik weer een gesprek waarin ik de laatste stand van zaken m.b.t. de financieringsroute van
entvergoedingen door moet geven.

Daarom vroeg ik me af of er al meer duidelijkheid is rondom punt 3,4,5,6?

Alvast bedankt!

Groeten,

From: EIREES
Sent: maandag 1 februari 2021 15:04

To: I B (BEEDN) R @ minvwis.ni>; ERERERE) EEE @ minvws.ni>

Subject: RE: Contactpersonen voor entvergoedingen?

Mijn toevoegingen in groen.

Groeten,



1090451

trom: EKEE . (EXEES) EEEM o minvs.o>

Sent: maandag 1 februari 2021 14:16

To: EEES BR] EEM  rivn 1> EER i) < @ minvws.nl>

Subject: RE: Contactpersonen voor entvergoedingen?

CE

n.a.v. ons overleg vanochtend heb ik de volgende uitzoekpunten genoteerd:
1. Tarieven voor huisartsen/HAPS en declaratieroute (incl. kosten voor uitnodiging zonder prik, logistieke kosten);

Huisartsen krijgen EREEN HAPS krijgerm
2. Welke kostensoorten vallen er nu onder de meerkostenregeling WLZ en hoe kunnen deze gedeclareerd worden;
3. Welke kostensoorten vallen er onder de meerkostenregeling, welke kosten vallen onder dienstverlening voor de GGD? En
hoe gaat het declareren in zijn werk?

Het DVO is leidend, de offerte beslaat het grootste gedeelte aan kosten. Als er kosten zijn die niet al eerder middels de DVO routen
worden vergoed, kan er aanspraak gemaakt worden op de meerkostenregeling. Dit verschilt per GGD, er kan gedacht worden aan
aanvullende locatiekosten, inrichtingskosten, personele kosten en dergelijke. Belangrijk hierbij is dat er wordt gecontroleerd of er
geen dubbelling is met het DVO. Het is ook niet handig om de regeling te beperken tot een aantal kostensoorten omdat dit heel erg
uiteen kan lopen.

De GGD’ en kunnen nota’s indienen die we als voorschot uitbetalen, achteraf verantwoorden ze deze kosten.
4. Vergoedingen voor vaccineren door ziekenhuizen (bv. vaccineren van huisartsen) en declaratieroute;

Dit is enkel nog een scenario die zich welllicht kan voordoen wanneer er sprake is van opschaling, momenteel vaccineren de
ziekenhuizen niet en zijn er ook nog geen afspraken voor gemaakt.
5. Financiering voor ‘overige’ instellingen zoals GGZ, DJI etc.

Voor de meeste instellingen kan er gebruik gemaakt worden van meerkostenregeling WLZ als er sprake is van meerkosten. DJI
moet ik nog even voor je uitzoeken.
6. BES en CAS eilanden en financieringsroutes hiervan.
7. Inzichten in opdrachtbrief SNPG als onderdeel van subsidieregeling PG (Rutger) + wat valt onder subsidieregeling, wat
komt uit een ander potje?

Ik zet eind middag de vragen uit en als ik antwoord heb, koppel ik terug. Mocht ik iets vergeten zijn, vul gerust aan!

Groetjes,

5120 5126122¢ 5.1.2e || m@minvws.nb

Onderwerp: FW: Contactpersonen voor entvergoedingen?

Ha EREE
Ik zet jouw vraag even door richting . Misschien dat zij hier meer van weten.
Groet,

5.1.2e
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Sent: vrijdag 29 januari 2021 14:14

To: EXEL] B HEREXM e rivm.ni>

Subject: FW: Contactpersonen voor entvergoedingen?

Beste IEKEEN

Ik ben bezig met het opzetten van een nota waarin de werkafspraken staan die gemaakt worden RIVM en SNPG en
nodig zijn rond het bestelproces van covid-19. Wordt in de gewijzigde subsidieregeling aan SNPG de aanvullende
opdracht gegeven om SNPG te gebruiken tbv covid-19 vaccinatie proces? Dan kan ik daar naar verwijzen. Ik zou
ook graag weten of daar alle aanpassingen tbv covid-19 uit bekostigd worden en daar dan ook naar kan verwijzen
wat betreft de acties die nodig zijn tbv informatiebeveiliging.

Met vriendelijke groet,

Volksgezondheid en Zorg)

Te.nr- I

rrom: CXE IEXEXN JENEXEXM o vm.n)>

Sent: Friday, January 29, 2021 12:04 PM
o: (X GNER SR o rivin.nl>
Subject: FW: Contactpersonen voor entvergoedingen?

Er is geen SNPG offerte.

De financiering loopt via de subsidie. |E{EY kan je meer hierover vertellen.
ror: R Y R .

Sent: vrijdag 29 januari 2021 10:13

Subject: RE: Contactpersonen voor entvergoedingen?

Onderstaande vragen heb ik uitgezet bi, met vraag of hier vandaag duidelijkheid in kan komen.

Dbetreft de grootte van het subsidiepotje PG, waar de entvergoedingen van de huisarts en
huisartsenposten uit worden gehaald.

(120 |

Sent: vrijdag 29 januari 2021 09:29

To: EES) B M @ rivm >

Subject: RE: Contactpersonen voor entvergoedingen?

Hoi, dank,

Wat bedoel je met - t.w.v || EXEEINP

En wat nog ontbreek is een prijsafspraak voor uitnodigen zonder prikken (hebben HA gedaan voor 90+).
Hier willen ze ook voor vergoed worden, aldus LHV. Ik weet niet wat de stand van zaken is.
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En evtl. komt mveer bij mij uit. Ik heb immers de opdracht om met SNPG te bespreken hoe we de declaratie
gaan inrichten. Van jullie heb ik de randvoorwaarden nodig.
ZoalsEEEY dus voor 2 prikken. En €xx voor uitnodigen zonder prikken.

Groet

From: rivm.nl>

Sent: vrijdag 29 januari 2021 09:21
Subject: FW: Contactpersonen voor entvergoedingen?

Ik dacht ik geef je alvast een update van wat ik tot nu toe heb gehoord. Begin middag zal ik je weer een update
geven. Laat me even weten of onderstaande overeenkomt met wat jij wil weten (anders moet ik de vraag even
anders insteken).

Prijs per prik
* Prijs per prik voor huisartsen is, dus voor 2 prikken BEEEuroO.
* Huisartsenpost wil zelfde vergoeding voor de prikken maar nog een extra vergoeding voor de additionele
logistieke kosten die ze maken. Hierover zijn ze nog in gesprek.

Financiering
* Financiering gebeurt vanuit de bestaande subsidieregeling PG (publieke gezondheid) - t.w.v.
* Deze subsidieregeling is nog in wijziging (doordat huisartsenposten nog in onderhandeling zijn en aanspraak
maken op ditzelfde potje) — verwachten publicatie van deze wijzigingen volgende week.

Route
o JBEEis bezig dit uit te zoeken (hopelijk vanochtend duidelijkheid).
« In eerste instantie dachtjESEEJldat dit ging via een formulier, zoals beschreven zou staan op de site dus-
i.nl, waarop ik haar vertelde van de bestelapplicatie SNPG. Hoe dit in z'n werk gaat is clus nu aan het
uitzoeken.
. (zie onderstaande email), geeft de suggestie dat de declareringsproblemen kunnen komen door de
gewijzigde subsidieregeling PG (zoals net hierboven besproken).

Groeten,

From: BRESERE-REITISRLY) < minvws. nl>

Sent vrijdag 29 januari 2021 08:59
rivm.nl>; .{ A5 @ minvws.nl>
)< minvws.nl>; EAE s12¢ | 5 )M>

Subject. RE: Contactpersonen voor entvergoedingen?

Prima. Ik werk tot 12 uur en ben daarna vrij (en niet meer goed bereikbaar). Voor die tijd kunnen we bellen.
Al kan ik me voorstellen dat het wellicht handiger/praktischer is om maandag een gezamenlijk gesprek (met te
organiseren. dan hebben we — voor nu — de juiste poppetjes en kennis bij elkaar.

Vooruitlopend daarop en reagerend op onderstaande opmerkingen (over niet kunnen declareren), kan ik me voorstellen dat dit te
maken heeft met het feit dat de gewijzigde subsidieregeling PG (op basis waarvan de SNPG subsidie krijgt) nog niet ondertekend en
gepubliceerd is. En dat heeft dan weer te maken met de (later toegevoegde) rol van de huisartsenposten bij de vaccinatie in
kleinschalige woonvormen. Deze moeten— zoals het er nu naar uit ziet — ook een plek krijgen in deze gewijzigde subsidieregeling
PG.

Groet,
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PS ik heb mijn collega’sven in de cc gezet omdat zij vanuit VWS betrokken zijn bij de gesprekken met de huisartsen
(en huisartsenposten)

Ministerie van VWS
Directie Publieke Gezondheid
Afdeling Crisisbeheersing en Infectieziekten

Telefoonnr
F-mail minvws.nl

Van: JEENe .-

Verzonden: donderdag 28 januari 2021 17:41

Aan:, . ) minvws. nl>; CRESEAE-RECLERR-LY) MQminvws.nb

Onderwerp: RE: Contactpersonen voor entvergoedingen?

Ha 5.1.2e

Bedankt voor het telefoontje van zojuist. Zoals besproken stuur ik je hier de oorsprong van de vraag, zoals die
voortkwam vanuit het huisartsen traject:

« Ik wil graag duidelijke functionele eisen kunnen formuleren voor de bestel applicatie van SNPG.

Deze applicatie wordt gebruikt om vaccins te bestellen (en ook bijproducten en uitnodigingsmateriaal).
Bestellen en leveren lukt al, maar het declareren nog niet.

Verder zal ik je nog even doorsturen of het is gelukt met Dusi.nl
het kan zijn dat ik jou morgen nog even bel voor extra inzichten, dan weet je dat alvast.

Groeten,

trom: IEKEEE . (EKEEE) R oo >

Sent: donderdag 28 januari 2021 17:15
To: @rivm.nl>

Ce: @ rivm.nl>; R RR-LY) m@minvws.nb

Subject: RE: Contactpersonen voor entvergoedingen?

Op vrijdagen werk ik niet, kan je wat voor maandag inplannen? Je kan me vandaag ook nog even bellen:

Groetjes,

Verzonden: donderdag 28 januari 2021 17:06
rivm.nl>;

Onderwerp: RE: Contactpersonen voor entvergoedingen?

Dag allen,

Bedankt voor de introductie

Beste 5.1.2e , hebben jullie eventueel morgen tussen 10 en 14 uur ergens een half uurtje de tijd? Lijkt
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me goed om hier op korte termijn even over te spreken.
Laat maar weten wat jullie het beste uitkomt, dan zorg ik dat de afspraak in de agenda’s komt.

Groeten en alvast een fijne avond,

Sent: donderdag 28 januari 2021 16:56

fog 5.1.2e [s 12 rivm.nl>
Subject: RE: Contactpersonen voor entvergoedingen?

Via deze mail koppel ik jullie even aan elkaar.

en ik hebben elkaar zojuist even gesproken.
is binnen het team Vaccins van PDC-19 verantwoordelijk voor het financiéle overzicht ogv de vaccins. Zij

eeft hiervoor lijntjes met verschillende inhoudelijk betrokken VWS'ers (zoals B, die betrokken is bij de
financiele route via huisartsen en ggd’en).

In ons gesprek werd al snel duidelijk dat het behoefte aan overzicht, zoals in zijn mail hieronder beschrijft,

ook leeft bij VWS.

Omdatmhier dus verantwoordelijk voor is aan de VWS-kant lijkt het ons goed als en
regelmatig contact met elkaar gaan hebben op dit ‘dossier’. Zij kunnen gezamenlijk een overzicht maken van alle
verschillende financiéle routes, en gezamenlijk het plaatje gaan invullen met kennis die er al is en vragen die nog
leven aan zowel VWS- als RIVM-zijde, en de vragen intern doorzetten naar de juiste personen.

Omdat zowel VWS als RIVM wel urgentie voelt, bespraken we ook dat het goed is als er achtervang Voor en
BEEEE ordt geregeld - er lijken toch regelmatig vragen op te poppen die haast hebben. Aan ) 5.12¢ KB
vraag om dit in hun eigen organisaties te regelen. Totdat dit geregeld is zullen en ikzelf deze rol

vervullen en blijven we dus graag op de hoogte.

Hopelijk helpt dit en kunnen er zo snel stappen gezet worden!

Hartelijke groet en fijne avond,

From:,

Sent: dinsdag 26 januari 2021 16:36
To: IIIEENM v .0
Subject: Financiering entvergoedingen

Zoals vanmorgen besproken proberen we, door overleg met het VWS, inzicht te krijgen in de volgende zaken m.b.t. financiering
entvergoedingen:

s Per project / thema uitzoeken of het tarief al bekend is

* Per project / thema uitzoeken of er afspraken zijn over de financieringsroute

* Per project / thema uitzoeken of deze route al is ingeregeld, en zo nee, dan zet ik dit in gang / zoek ik uit wie dat kan
regelen

Ik heb nu met de meeste (nog niet alle) projectleiders kunnen spreken, en op basis daarvan kan ik de volgende thema’s / routes
met jou delen:
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* Instellingsarts
o |k heb begrepen dat dit wordt geregeld via het WLZ tarief, maar het is nog onbekend hoe hoog dit precies is
o Additionele vraag: blijft dit op langere termijn ook via het WLZ tarief gaan?
* Huisarts
O Kunnen declareren via de SNGP applicatie. Tarie
¢ Ziekenhuizen
o Ziekenhuispersoneel (hier wordt geloof ik geen vergoeding voor gegeven)
O Huisartsen door ziekenhuizen (wordt hier wel een vergoeding voor gegeven?)
* GGD
BES en CAS eilanden (lokale diensten publieke gezondheid)

Mochten er aanvullende zaken bijkomen laat ik je dit z.s.m. weten.
Het zou erg prettig zijn om op erg korte termijn (het liefst morgen) te kunnen spreken met mensen binnen het VWS, zodat hier zo
snel mogelijk inzicht in komt.

Bedankt en alvast een fijne avond,

Laan van Langerhuize 1, 1186 DS, Amstelveen, Netherlands

KPMG Advisory N.V., trade register number 33263682
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