1084204
To: @rivm.nl]

From: 5.1.2e

Sent: Mon 1/25/2021 8:29:32 PM

Subject: FW: SPOED: covid-19: verzoek om goedkeuring kosten toedieningsmiddelen
Received: Mon 1/25/2021 8:29:33 PM

Sent: maandag 25 januari 2021 10:46
To: 5.1.2e

<IRRLRN (@ rivim.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>
<R @ rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>

Cc: 5.1.2e

Subject: RE: SPOED: covid-19: verzoek om goedkeuring kosten toedieningsmiddelen

Dat is de bedoeling, ja.

From: [HEXECHN JEXEM o ivin..>

Sent: maandag 25 januari 2021 10:18

@rivm.nl>; @ rivm.nl>

@rivm.nl>; @rivm.nl>

Subject: RE: SPOED: covid-19: verzoek om goedkeuring kosten toedieningsmiddelen

Lukt dat toevallig vandaag?

Met vriendelijke groet,

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (RIVM-DVP)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | 5.1.2e | Postbak
Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

T03
M 06
F 03
E rivm.nl

van: [IENEN tivm.nb>

Verzonden: maandag 25 januari 2021 09:50

Aan @rivm.nl>
e @rivm.ni>; AR R e vm. > EE B e v o>

Onderwerp: RE: SPOED: covid-19: verzoek om goedkeuring kosten toedieningsmiddelen

Ho CAE

Ik zet een lijst op met de financiéle aanvragen (en de status hiervan) aan VWS. Dat kun je meenemen als je het
antwoord aan@ geeft.

Groet

Dubbel
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