1080802
To: 5.1.2¢ @rivm.nI]

From: 5.1.2e |s12¢] 5.1.2e

Sent: Tue 1/19/2021 7:23:48 AM

Subject: RE: [EXT] RE: Modelleren effect uitgestelde kankerzorg
Received: Tue 1/19/2021 7:23:48 AM

Dankje. Ik stuur het door! *

Hartelijke groet,

51.2e s12c 51.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Afdeling Statistiek, Informatica & Modellering - Centrum Voeding, Preventie & Zorg
Postbus 1, 3720 BA, Bilthoven

Tel: 030 ERER o IEECEE

Sent: maandag 18 januari 2021 21:33

To: IEKECN S KN AN v >

Subject: RE: [EXT] RE: Modelleren effect uitgestelde kankerzorg

Ik heb het bestelnummer!e kunnen de factuur via e-facturatie sturen, zie hieronder de instructies
daarvoor. *

U heeft de volgende mogelijkheden om e-facturen (inclusief bijlagen) aan te leveren aan het RIVM:

1. Via het factuurportaal: U kunt eenvoudig een elekironische factuur maken in het online portaal van Tradeinterop. Zie voor meer
informatie over het portaal: www.tradeinterop.com/portal. Maak hier een gratis account aan: portal.tradeinterop.com.

2. Via Simplerinvoicing / PEPPOL.: Via dit beveiligde Europese netwerk kunt u e-factureren met alle andere organisaties die zijn
aangesloten op dit netwerk. Wilt u weten of uw financiéle- of facturatie software reeds een aansluiting op dit netwerk heeft of wilt u
meer informatie? Neem dan contact met Tradeinteroj tradeinterop.com). Bent u al aangesloten op Simplerinvoicing /
PEPPOL, dan kunt u deze identifier gebruiken

3. Via e-mail: U kunt dan een e-mail met daarbij een e-factuur UBL, XML, INSBOU of HR-XML bijlage sturen aan
5.1.2e @invoices.tradeinterop.com.

4. Andere kanalen: Indien u op een andere manier uw e-facturen wenst aan te leveren neem dan contact met Tradeinterop

(m@tradeinterog.com) op om de opties te verkennen.

Voor meer informatie over de samenwerking tussen het RIVM en Tradeinterop verwijzen wij u naar de webpagina van het RIVM over
e-facturatie: https://www.rivm.nl/contact/zakendoen-met-rivm.

Met vriendelijke groet,

RIVM Voeding, Preventie & 5.1,2e
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 |

en
oo R v
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Bezoekt u binnenkort een locatie van de Rijksoverheid? Dan dient u in het bezit te zijn van
een geldige Rijkspas of een geldig identiteitsbewijs (paspoort, nationale identiteitskaart,
rijbewijs of vreemdelingendocument). Indien u bij de controle geen geldig identiteitsbewijs
kunt tonen, wordt de toegang geweigerd. Legitimatiebewijzen van andere organisaties
worden niet geaccepteerd.

Verzonden: maandag 11 januari 2021 17:26
Onderwerp: FW: [EXT] RE: Modelleren effect uitgestelde kankerzorg

- I

Ik heb hem! Ik heb inmiddels ook geregeld met VWS dat de einddatum van het project naar 28 feb is, dus we
hebben wat minder haast. Wil je mij laten weten of de offerte zo ok is? En dan een bestelnummer geven dat ik door
kan geven?

Oh en iedereen was erg blij met de borrelbox! Dus nogmaals thanks daarvoor!

Hartelijke groet,

5.1.2e 512 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.12¢ 5.1.2e

Afdeling Statistiek, Informatica & Modellering - Centrum Voeding, Preventie & Zorg
Postbus 1, 3720 BA, Bilthoven
Tel: 030 | EXER oc HEEEDI

From: Il IR A @ unimelb.cdu.au>
Sent: donderdag 7 januari 2021 11:16
: @ rivm.n!>; [[EKERN HEREXN ESEDN c unimelb edu.au>

To:
Subject: Re: [EXT] RE: Modelleren effect uitgestelde kankerzorg

Cc: ‘ @rivm.nl>

Happy new year! Zoals je misschien in het nieuws hebt gelezen zorgde een “toename” in cases in de weken voor kerst ervoor dat er
weer verschillende binnenlandse grenzen zijn opgetrokken. buiten verzoek

buiten verzoek

Bijgevoegd de offerte met de gevraagde informatie. Ik hoor het graag als een aanvullende omschrijving nodig is. Ook heb ik zoals je
eerder aangaf de tijdsbesteding voor mij iets verhoogd van 5 naar 6 dagen. |k heb uiteindelijk 46 uur besteed (excl. meetings en
kleine werkzaamheden), dus op deze manier is de offerte in ieder geval hoger dan de uiteindelijke factuur. Aangezien jullie akkoord
in eerste instantie voor 40 uur is gegeven, is het uiteraard ook prima om dit in de offerte en factuur op te nemen. Dan zal ik een
aangepaste offerte sturen.

We zijn benieuwd naar de komende COVID-19 onderzoeksprogramma'’s. Hier wachten we op de incidentie data van de Victorian
Cancer Registry voor 2020 voordat we mogelijke vervolgstappen zetten (ze zijn niet zo snel als IKNL). Ook hebben we toegang tot
referral data van het oncologische ziekenhuis hier, maar daar moeten we nog mee aan de slag. In ieder geval heb ik het op mijn to
do lijst voor Januari staan om een wetenschappelijke publicatie uit te werken op basis van onze samenwerking.

Vragen/opmerkingen m.b.t. de offerte verneem ik graag.

Vriendelijke groet,
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ror: ICKECS I KN <JNCKECSNN . .01>

Date: Wednesday, 6 January 2021 at 3:01 am

To: EAFS @unimelb.edu.au>, EAEDS 512e¢ R4 5.1.2e @unimelb.edu.au>
!

Cc: i PR rivm.nl>
Subject: [EXT] RE: Modelleren effect uitgestelde kankerzorg

UoM notice: External email. Be cautious of links, attachments, or impersonation attempts

Wat betreft de financiéle afhandeling van de samenwerking: de laatste mail erover die ik vond is deze hieronder.
Wij hebben van jullie dus eerst nog een offerte nodig en vervolgens een factuur.

Willen jullie op de offerte naast de uren en tarieven ook de volgende gegevens vermelden:

Adresgegevens

Bank

Iban

Swift/bic code

KVK

VAT-nummer

Binnenkort starten bij ons de COVID 19 onderzoeksprogramma'’s; daarin zullen we mogelijk ook de
oncologieberekeningen uitbreiden. Als dat het geval is werken we uiteraard graag weer met jullie samen. We houden
jullie daarvan op de hoogte.

Hebben jullie intussen daar voor Australié nog plannen de inschattingen te herhalen of uit te breiden?

Hartelijke groet,

Afdeling Statistiek, Informatica &
Postbus 1, 3720 BA, Bilthoven

Tel: 030 JIEEESIN oc IIEEES

Modellering - Centrum Voeding, Preventie & Zorg

oensdag 14 oktober 2020 16:19

Subject: RE: Modelleren effect uitgestelde kankerzorg

In aanvulling op vanochtend: we zijn akkoord met de tarieven en uren. Heel fijn dat jullie (zo snel) kunnen
meehelpen.

Wil jij een offerte (laten) opstellen waarin kort jullie werkzaamheden en de tarieven tbv ons project (Indirecte
effecten COVID-19 op zorg en gezondheid) beschreven staan? Hierin kun je dus evt melden dat het gaat om een
maximaal aantal uren, maar dat jullie factureren hoeveel daadwerkelijke uren gemaakt zijn. Facturisatie inclusief
btw.

De offerte wordt dan bij ons goedgekeurd. Dan krijg je van mij een bestelnummer dat jullie vervolgens kunnen
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vermelden op de uiteindelijke factuur.

Hartelijke groet,

51.2e 5.1.2¢ 5.1.2e

Afdeling Statistiek, Informatica & Modellering - Centrum Voeding, Preventie & Zorg
Postbus 1, 3720 BA, Bilthoven

ret: 030 JERERSR oc IEKECNN
rrom: SN A IEKEEN

Sent: woensdag 14 oktober 2020 12:13

To: AR @unimelb.edu.au>
@unimelb.edu.au>
Subject: RE: Modelleren effect uitgestelde kankerzorg

Hai ENEY

Prima dat je dit aan mij richt; ik ben alsm(samen met degene die de (twijfelachtige) eer heeft
om dit soort administratieve dingen te regelen. Ik ga het afstemmen metmn financién en kom bij je terug
(we hebben idd soort standaardprocedure).

Wat ik wel zou aanraden is je uren evt liever iets te ruim te schatten. We werken met andere inhuur vaak met een
bovengrens qua uren in de offerte en dan wordt er uiteindelijk gefactureerd wat er daadwerkelijk qua uren gewerkt
is. Dat is makkelijker dan dat we straks weer een extra offerte moeten maken. Dus laat maar weten als je het dan
iets wil ophogen.

Wat betreft de publicatie; goed om dat nog even expliciet te bespreken volgende keer, want daar hebben we het
niet meer over gehad.

Hartelijke groet,

Afdeling Statistiek, Informatica & Modellering - Centrum Voeding, Preventie & Zorg
Postbus 1, 3720 BA, Bilthoven

ret: 030 REERRY oc HEEKEENN

Sent: dinsdag 13 oktober 2020 00:07

@rivm.nl>
@unimelb.edu.au>
Subject: Modelleren effect uitgestelde kankerzorg

Goedemorge [ EXIEI

Ik zou nog even terugkomen op onze tijdsbesteding m.b.t. het modelleren van de uitgestelde kankerzorg. Aangezien je expliciet
noemde deze mail aan jou te richten, heb ikniet meegenomen in de cc, maar dit heb ik wellicht verkeerd begrepen dus
voel je vrij deze e-mail aan hem door te sturen.
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Op basis van de call vorige week en het onderzoeksplan zoals deze er nu ligt, verwacht ik het volgende:
* 1 dag voor de data analyse en documentatie daarvan
e 2 dagen voor hetimplementeren, testen en documenteren van het model
* 2 dagen voor het uitvoeren en rapporteren van de base-case en scenario/sensitiviteitsanalyses
* Y dag voor Maarten voor het reviewen van het model, resultaten en rapportage

Wat betreft de vergoeding lijkt ons een compensatie op uur basis vanfa ooren 512b vooredelijk, maar we
staan uiteraard open voor suggesties. Een belangrijke vraag is of dit gefactureerd moet worden inclusief BTW of dat jullie een
standaard procedure hebben voor een dergelijke compensatie?

Nog een laatste vraag. Hebben jullie nog metn collega’s over een wetenschappelijke publicatie gesproken? Zo niet, dan zal
ik dat nog even afstemmen.

Ik kijk er naar uit om de data van het IKNL te krijgen en aan de slag te gaan.

Groeten,

Research Fellow | Cancer Health Services Research Unit
Centre for Health Policy, School of Population and Global Health
University of Melbourne Centre for Cancer Research (UMCCR)
Faculty of Medicine, Dentistry and Health Sciences

Victorian Comprehensive Cancer Centre, Level 13

305 Grattan Street, Melbourne, Victoria 3000 Australia

T: +6lE: m@unimelb.edu.au

I acknowledge the Traditional Owners of the land on which | work, and pay my respects to the Elders, past and present.
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