To: e BERRERRER @I chulpmiddelen.nl]
From: 5.1.2e |512¢] 5.1.2e

Sent: Wed 1/13/2021 7:34:15 AM

Subject: RE: VWS-SYNLAB - invoice #3

Received: Wed 1/13/2021 7:34:15 AM

1077600

Okeman wachten we nog af. Zojuist ook de mail van Eurofins naar je gestuurd met de beoordeling van de

aantallen van December.

Van: @Ichulpmiddelen.nl>

Verzonden: dinsdag 12 januari 2021 23:16
J. e 5.1.2e 512 5.1.2¢ % 5.1.2¢ @rivm.nl>

(e S.1.2¢ < 5.1.2e @Ichulpmiddelen.nl>; <@chk.n|>

Onderwerp: FW: VWS-SYNLAB - invoice #3

Goedemorge

Zie onder. Er zijn nog te veel afwijkingen om de factuur van Synlab voor December vrij te geven.
Ik zal morgen contact opnemne met Synlab om eea te bespreken.

De andere facturen zijn wij niet aan toegekomen. Helaas.
De factuur van Eurofins kan ik niet direct vinden. Kan je die nogmaals sturen?
Dank!

Met vriendelijke groet, Best Regards,

Ex M@lchulpmiddelen.nl

Algemene inkoopvragen @lchulpmiddelen.nl

ver: IEXEN XY s

Datum: dinsdag 12 januari 2021 om 21:58

Aanm 5.1.2e < lcdk.nl>

CC: | B <A @Ichulpmiddelen.nl>
Onderwerp: RE: VWS-SYNLAB - invoice #3

Synlab ten opzichte van CoronlIT:

Week 49 afwijking
Week 50 afwijking
Week 51 afwijking [§
Week 52 afwijking

Afwijking totaal B8 plus op deafnames. Kleiner da

Vriendelijke groeten,

Verzonden: Tuesday, 12 January 2021 17:13

aan: DN EXED) ledk. nl>




1077600
CC: m@lchulpmiddelen.nb

Onderwerp: FW: VWS-SYNLAB - invoice #3

Zou jij mede op verzoek vande aantallen op bijgaande factuur van Synlab willen controleren?
Alvast dank en groet,

Met vriendelijke groet,

51.2e 5.1.2e

5.1.2e

M 06

Aanwezig

Datum maanda i4januar| 2021 om 11:10

Aan: g 28 I 5 5.1.2e @lchulpmlddelen nl>, lcdk.nl>

Onderwerp: FW: VWS-SYNLAB - invoice #3

Allereerst ook wat mij betreft een heel goed 2021 gewenst. Hopelijk gaan we snel de periode meemaken dat er niet
meer massaal getest hoeft te worden en dat veel mensen in NL (en daarbuiten) gevaccineerd zijn/worden.

Willen jullie bijgaande factuur snel controleren op aantallen en prijs? Na jullie bevestiging zal ik het betaalproces in
gang zetten.

Hartelijke groet,

Verzonden: donderdag 31 december 2020 10:56
pan: BN o\chu pmicdslen ol SEEN o .1>

Onderwerp: VWS-SYNLAB - invoice #3

Dear 5.1.2e
Further to discussions in the past 48 hours witand , | attach our invoice with respect to services performed

by SYNLAB on behalf of VWS in connection with Covid-19 RT-PCR testing during weeks 49 to 52 inclusive. Please note that SYNLAB
has taken the decision to exceptionally not apply “with respect exclusively to week 52, as
discussed with and as a consequence, please find attached the associated credit note. | would further underline

tha ave been applied with respect to week 49 where they were triggered.

| naturally stand available for any further questions.
Please also allow me to address my very best wishes of a peaceful and more serene new year than perhaps 2020 has proven to be

for us all!
Best regards,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

SYNLAB Belgium SRL
Avenue Alexander Fleming 3



1077600

BE-6220 Heppignies

Mob. : + 32
E-mail : synlab.com

Web : www.synlab.be

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability



