1075464
To: 5.1.2e minvws.nl@minvws.nl]

From: 512e] 5.1.2e f 12
Sent: Thur 1/21/2021 12:59:57 PM

Subject: Fwd: https redirect regelen coronavaccinatie
Received: Thur 1/21/2021 1:00:01 PM

Beste S
Onderstaande mail stuurde 1k naar maar 1k begrijp dat zij niet meer byy VWS werkzaam 1s. Kun j1j assisteren?

Met vriendelijke groet / kind regards,

51.2e

T 06-JENEN

Freedom Internet - tt. Melissaweg 23-33 - 1033 SP Amsterdam

Begin forwarded message:

From: S @freedomnet.nl>

Subject: Re: https redirect regelen coronavaccinatie
Date: 21 January 2021 at 13:57:14 CET

Hoi IEXEL

Enige tyd geleden hebben we de redirect geregeld voor coronavaceinatie nl. Daarvoor hebben we een 3-tal
zogenaamde virtual machines ingericht en deze worden natuurlijk ook beheert zodat de bereikbaarheid
gegarandeerd blyft.

We hebben echter deze werkzaamheden nog niet gefactureerd aangezien we niet weten waar de factuur naartoe
moet. Is hier een apart inkoopovereenkomst voor nodig og kan het onder de overeenkomst voor
coronamelder.nl als extra werkzaamheden?

Tijdens onze videocall kwam ook ter sprake of er een aparte site moest komen voor coronavaccinatie.nl. Je gaf toen
aan van niet dus daar hebben we verder nu geen aandacht meer aan besteed. Ook was er een vraag over email
op het coronavaccinatie.nl domein. Je gaf aan dat dit nu geen wens was waarop wij doorgaven dat minimaal
een abuse(@ adres benodigd is. Zijn hier nog andere inzichten op ontstaan?

Groeten,



