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To: . ERDIEEER @minvws.ni; IIESEDNN EXED BE (EXEDD IEEEZIM @minvws.nl]
Cc: 1'5.125“ S @minvws.nl]
From: 5.1.2e 3.120e 5.1.2e )

Sent: Wed 1/13/2021 10:11:37 AM
Subject: RE: quote campagnemanagement
Received: Wed 1/13/2021 10:11:38 AM

Hom is die 5,5 miljoen voor vaccin of voor Covid19 in het totaal? 5,5 alleen voor vaccin en voor dit jaar (dus niet vorig jaar)
ar en daar zit [ERPLRdan ook in. Dat is vrijwel wat ik nu op de indicatieve begroting heb staan. Als het voor heel covid is,

is het te weinig.

Groet,

Van: , . ) <@minvws.n|>

Verzonden: woensdag 13 januari 2021 10:29

@minvws.nl>

2e || @minvws.nl>

Onderwerp: RE: quote campagnemanagement

Allen,

Er blijkt 5,5 millie vanuit PG beschikbaar te zijn t.b.v. Corona_2021. |k ben niet op de hoogte of de inhuur vanaar in
verwerkt is.

A.s. donderdag zitten B8 en ik met FEZ 5.1.2e om tafel, waarin o.a. de Eindejaarsmarge wordt besproken. Er wordt
namens DCo 1,7 millie ingediend met de volgende beknopte onderbouwing : 9 ton Seksuele Gezondheid, 5 ton Covid19 en 3 ton
diversen. Dit alles onder de noemer “doorlopende verplichtingen vanuit 2020 naar 2021. Indien wordt afgewezen (de kans is zeer
groot), wordt er alsnog bij de betrokken directies om extra budget verzocht (anders wordt het DCo-campagnebudget extra belast).
Met de uitslag benader ik 0.a. 5.1.2e met het verzoek tot overboeking van het totale corona-
budget. Daarin zal ik ondervermelde vraag inzake de 2 ton tbv InhuurRFLEmeenemen.

Wordt vervolgd !!!!
Groetjes,
5.1.2e

van: [NCEECEN GRS, (. (EEED)) KRN o invvis o>

Verzonden: woensdag 13 januari 2021 10:04

Aan: , IE. ) < minvws. nl>; [ERFPERCRECA RN Pl ) M>
CC: ,I. < minvws.nl>

Onderwerp: RE: quote campagnemanagement

pankEIER

Andere vraag: krijgt DCo hier budget voor van PG/PDC-19 of wordt dit belast op het VWS-brede
Covid-19 budget?




Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
5.1.2e

Parnassusplein 5/2511 VX | Den Haag |
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haa
T: +31(0)70 | M:+31 (06)gm

Van: , I [512¢ |} <MQ minvws.nl>

Onderwerp: RE: quote campagnemanagement

Allen,

@minvws.ni>; [IEKECH EXED), R0, (EXEXY) <HEEXER o minvws.ni>

1056060

Hierbij de getekende procuratie (voorzien van verplichtingennummer 2009-25557) + MT-akkoord retour. Aangezien de opdracht
enkel campagnemanagement betreft, heb ik er een apart verplichtingennummer aan verbonden. Het lijkt mij voor de hand liggend
datmaandelijks (en achteraf) factureert op basis van gemaakte uren o.v.v. het VP-nummer. Dit heb ik op de procuratie

meegegeven.
@ : Zorg jij voor verdere verzending ??

Dank en groet.

AT H 5.1.2e 5122¢ 5.1.2¢ || <m@minvws.nl>

Verzonden: maandag 11 januari 2021 19:45

Onderwerp: FW: quote campagnemanagement

Hoi BB, de price quote voor

Groet,

Verzonden: maandag 11 januari 2021 19:36

aan: EEECEIEREDY) IEEER @ minvws.nl>

Onderwerp: quote campagnemanagement

werkzaamhedenfZil S vanaf 14/12 t/m 31/12.

Op verzoek van en zoals afgesproken met ontvang je hierbij de totale begroting tbv

Met vriendelijk groet,

5129
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