1055392

Van: 541 2e

Aan: 5.1.2e )
Onderwerp: RE: afgegeven garanties

Datum: dinsdag 19 januari 2021 17:10:05

Staat allemaal in 3f, is dat voldoende?

Van: IEEEN ) <BEEECID minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 17:08

Aan: IS ETIR) < IEEECIO minvws.nl>

Onderwerp: RE: afgegeven garanties

Ja de bevestiging van de uitkeringen aan Sandoz en Ace heb ik ook nodig. Moet ook duidelijk
zijn of de garantie volledig tot betaling is gekomen en of er nog een restant garantie aanwezig
is.

ADR zal dit allemaal willen zien.

Groet

Van: IEEEEN) < minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 15:12
Aan: IESETN) < minvws.nl>

Onderwerp: RE: afgegeven garanties

(Waarom zijn deze nodig?)

Onderstaand lijken twee verschillende vragen te staan.
Bedoel je de garantieovereenkomsten die tot betaling zijn gekomen (Sandoz en Ace)?
Of overzicht alle afgegeven garanties? (zie bijgevoegd)

van: IS SEEETN @ minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 12:55
Aan: INECEETNNN) < minvws.nl>

Onderwerp: RE: afgegeven garanties

Hoi,

Ik heb ook nog de garanties nodig die tot uitbetaling zijn gekomen. Het bedrag dat tot en met
31 december aan garanties is verleend en aan wie.
Dus in feite de rapportage over het jaar 2020.

Heb jij die informatie?

Groet

van: EEEECEE) SR invws.nl>
Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 12:42

Aan: IEEET) < minvws.nl>

Onderwerp: RE: afgegeven garanties
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Bedoel je deze?

Van: IEEECN ) minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 09:20
Aan: IEEEN) < minvws.nl>

Onderwerp: RE: afgegeven garanties

030 XY

Heb jij voor mij de achterliggende documenten waarin verleend is. Waar kan ik de
garantieregeling vinden?

Groet,

van: IIEEE) <O minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 08:58
Aan: IIEEEN) < minvws.nl>

Onderwerp: RE: afgegeven garanties

Er is een garantieregeling voor geneesmiddelen die gebruikt worden in behandeling bij
Covid-19:

Garantieregeling kent plafond van € 20.437.500
Vastgelegd aan garanties: € 3.416.000
Uitbetaald: € 1.482.685,58

Groet,

Van: IEEFCN minvws.nl>
Verzonden: maandag 18 januari 2021 17:52
Aan: IECEEDN) < minvws.nl>

Onderwerp: afgegeven garanties
Urgentie: Hoog

Dag [ENER

Kun jij opgave doen over de hoogte en uitputting van de garanties voor covid waar jij betrokken
bent geweest,
Anders morgen maar even bellen.

Een is die voor covidgeneesmiddelen. Ik dacht dat er nog wat was.

Groet



