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To: @minvws.nl]

Cc: @minvws.nl]
From:

, )
Sent: Sun 1/3/2021 9:11:51 PM

Subject: RE: Kosten vlaggen/banieren locaties

Received: Sun 1/3/2021 9:11:51 PM

Laten we eerst even kijken wat de GGDen willen. We hadden sowieso met GGD afgesproken dat wij de bestanden zouden aanleveren en

GGDen zelf kunnen bestellen. Nu ze allemaal eerder starten kunnen we ze misschen helpen, maar wil ik ook wel zeker weten dat wat we

evt. leveren ook wordt gebruikt.

Communicatie coronavaccin

M; 5.1.2e

-----Qorspronkelijk bericht-----

van: BEEFY) EEE@minvwsni>
Verzonden: zondag 3 januari 2021 21:53

pan: EERECH, BEY ) SEE @minvws.ni>; IEEE, §. BE <IEEKECNM @minvws.ni>
Onderwerp: Kosten vlaggen/banieren locaties

Ter uwer attentie: Kosten POS!

-----Qorspronkelijk bericht-----

Van: ENE0 EXE] <EEXETHNGoordani>
Verzonden: zondag 3 januari 2021 21:50

Aan EXETERETERER) ERE @minwis n>
Onderwerp: Re: poster lareb

Zeker, een hele snelle berekening van mijn kant ... voor 3 vestigingen hebben we voor rolbanieren en viaggenEiiisaan drukwerk. Dus

voorfZflizitten we dan aan een bedrag van ongeveer[JEXBI euro. Uiteraard zal het per stuk wel goedkoper worden bij hogere aantallen

maar dit is geen gewoon drukwerk. Ik ga hier morgen mee aan de slag.

Op 03-01-2021 21:08 heeft EER AAE) IEEE @minvws.nl> geschreven:

Laten we ook even bespreken wat dit kost.

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: EXE0 EXES] EKETI@roordani»
Verzonden: zondag 3 januari 2021 20:50

Aan: EXESEIECEAED) JERETN @minvwis i>

Onderwerp: Re: poster lareb

Wel handig is om te weten om hoeveel locaties het gaat. Er moet door de drukker materiaal worden ingekocht, met name die

rolbanieren zijn niet onbeperkt beschikbaar in Nederland. Ik heb daar donderdag al contact over gehad met de drukker en ze zijn al aan

het zoeken geweest naar leveranciers, ze hadden een leverancier gevonden die erBex op voorraad heeft (dus buiten de eerste drie

locaties om). Het lijkt mij verstandig om morgenochtend een definitieve order te geven.
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