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To:

DEE grins.nl]
From: 4

Sent: Wed 11 3/2021 8:453 PM

Subject: FW: Bijgestelde offerte RIVM

Received: Wed 1/13/2021 6:26:54 PM

Hierbij de stand tav de opdracht en offerte

Groet, EXE]
Van: BESSEREIGERE-LY) EEF eminvws.ni>

Verzonden: dinsdag 12

rad?
2021 11:41

Aan: @minvws.nl>

CC: . (BAEZY) <I AFL @ minvws.nl>; ERED LEBEBEY eminvws.ni>
Onderwerpt RE: Bijgestelde offerte RIVM

Dank voor je bericht. Die afspraken waar[EE doelt hangen samen met de verschillende financieringsroutes.
Voor de huisartsen ben ik — zoals je hebt gezien

— bezig met aanpassing van de SPG. Deze stukken lagen ter ondertekening bij de

directeur PDC19, maar moeten worden aangepast, omdat er veranderingen zijn opgetreden in de door de huisartsen te prikken

doelgroepen. lk hoop dit zsm af te ronden en dan is deze route geregeld. = nog steeds geraamd op CARA ijziging ziet op de

regeling om de huisartsen niet te binden aan een specifieke doelgroep.

Daarnaast ben ik — samen met UBR-HIS — bezig met de DVO vaccinaties met GGD GHOR. Dat is een van de andere

financieringsroutes. Die stukken hebje als het goed is ook (vandaag) voorbij zien komen. Ook daarvan is het de bedoeling dat het

snel wordt geregeld. En die financieringsroute zou dan ook duidelijk moeten zijn.

Dan is er nog de route van de meerkostenregeling WLZ, voor de financiering van de instellingsartsen. Die bestaat al, en daar heb ik

je net over gemaild. lk begrijp dat [EEN BR IE BEER hier een definitieve uitspraak over kan doen (kunnen deze kosten worden

vergoed/betaald via de meerkostenregeling WLZ, ja of nee). Als J:B¥Mdaar een uitspraak over doet, dan is die route als het goed

is ook helder. Ik heb je gevraagd om dit bij | EEE na te gaan. = buiten financiéle scope van VWS (open-end regeling FIN), brief

wordt donderdag nog besproken en gaat daarna voor ondertekening de lijn in.

Dan zijn er tot slot nog de ziekenhuizen/werkgevers (samen met de bedrijfsartsen), maar die hebben tot nog toe aangegeven geen

vergoeding te hoeven/willen. Het lijkt er daarom vooralsnog op, dat een aparte financieringsroute daarvoor niet nodig is.

Dit is de stavaza nu. En ik heb daar ook al contact over gehad met RIVM BEAIEE Omdat er nog geen (definitieve)

duidelijkheid is over de verschillende financieringsroutes, is het mijns inziens nu nog niet mogelijk om een nieuwe offerte en

opdrachtbrief te maken. Zodra die duidelijkheid er wel is (ik hoop op zeer korte termijn), dan is dit wel mogelijk denk ik.

Groet,

Ministerie van VWS

Directie Publieke Gezondheid

5.1.2e

Telefoonnr 06 ECEEA]

E-mail BEd e@minvws.nl

Werkdagen: 5.1.2¢

van: E (EE SEE minvs.ol>
Verzonden: maandag 11 januari 2021 11:19

Aan: RE a ) EEE @minvws.nl>

Onderwerp: FW: Bijgestelde offerte RIVM

N.a.v. onderstaande mail was ik benieuwd naar eventuele afspraken die nog gemaakt/afgestemd moeten worden met het RIVM.
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Mochtje hulp nodig hebben of willen sparren kan je me altijd bellen of mailen!

Groetjes,

Van: E 1 5.1.22 |HE eminvws.ni>
Verzonden: maandag 11 januari 2021 11:01

size)
minvws.nl>

Onderwerp: RE: Bijgestelde offerte RIVM

lk heb RIVM en[EEE on en al sinds het versturen van die eerste opdrachtbrief is het

duidelijk dat de offerte moet worden aangepast en er een nieuwe opdrachtbrief moet komen.

Over de afspraken in de nieuwe offerte is het RIVM in gesprek met onder ander J EEZodra die afspraken rond zijn, kan

het RIVM een aangepaste offerte sturen, en wij een nieuwe opdrachtbrief. Dit moet gedaan worden in samenspraak met | EER
IEE) =~ FEZ, vanwege die suppletoire begroting.

Voor zover ik weet is dusgElFl bezig met het rond maken van deze afspraken, daarna kan er een nieuwe opdrachtbrief worden

gemaakt. In principe doet de opdrachtgevende beleidsmedewerker dat zelf, maar als het nodig is kan ik daarbij helpen.

Vriendelijke groeten,

Directie Publieke Gezondheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

M 06 | Toro ERE
minvws.nl

Verzonden: maandag 11 januari 2021 10:47

aan:EEEBE.ERED)EEE© minvvs.n i> EE. (EKER) EEB@minvws.ni>
Onderwerp: FW: Bijgestelde offerte RIVM

+ ERE IEE
Kunnen jullie me toevallig helpen met onderstaande? Ik ben op zoek naar de laatste versie van de opdrachtbrief naar het RIVM en

of er na 3 december nog een nieuwe is gemaakt. Alvast bedankt!

Groetjes,

Van: E BEDJEEMeinvws.ni>
Verzonden: maandag 11 januari 2021 10:40

aan:IEE (EDN)EEE0 minvws i>
Onderwerp: RE: Bijgestelde offerte RIVM
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Dank voorje mail! Ik weet niet zeker of er een nieuwe opdrachtbrief is gemaakt sinds 3 dec. Misschien dat | EEE 5.1.2e ska

weten? En anders kan bijHE
misschien helpen.

ILaat even weten of het |ukt, en anders zoe met je mee.

Groet!

Van: E [| 5.1.2¢ JEEN minvws.nl>

Verzonden: maandag 11 januari 2021 10:32

ar: IEEE 0. 0 (GREED) <CREc vs.nt

Onderwerp: FW: Bijgestelde offerte RIVM

Weet jij toevallig of dit de laatste opdrachtbrief die is opgemaakt/verzonden voor de implementatie van de vaccinaties door het

RIVM? Deze dateert nog van 3 december en ik heb begrepen (zie onderstaande mail) dat er een nieuwe zou worden opgemaakt.

Groetjes,

5.1.2e 5122 5.1.2e

51.2 s12 5.1.2e 5.1.2¢

Dubbel
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