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Sent.  Mon 2/1/2021 1:33:16 PM
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Als het via de claim kan, is dat wellicht de meest logische route.
Ik begreep dat het vaccinatieteam meer behoefte heeft aan capaciteit om content te maken, maar het verzoek is nog niet bij ons
ingediend.

is bezig met de selectie van cv’s voor twee webcare-medewerkers die al in het overzicht waren opgenomen. Er speelde de
ambitie om daar meer te doen, en dus ook meer medewerkers, maar volgens mij gaat dit via het ingroei-model: nu eerst met
LRWIW en twee nieuwe medewerkers starten, later kijken of er meer nodig is.
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Verzonden: maandag 1 februari 2021 14:26

ar: IERE, . O <R . v EKEY, NN (EREEY) M s

Onderwerp: RE: Extra capaciteit communicatieteam Vaccineren

o I

Onderstaand rijtje met is aan voorgelegd.

Nu hebben we ook nog ina de bureaus ingehuurd, die is niet meegenomen in dit
overzicht. Gaan we dit nog voorleggen aan of neemt DCo haar mee in de coronaclaim?
Ik begreep van|jEiEgldat er wellicht nog een aantal medewerkers nodig zijn.

Hoor graag uiterlijk morgen als het lukt, want dan moet ik het totaalbedrag aanpassen voor de
claim ©.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Communicatie
Parnassusplein 5|2511 VX | Den Haag |
Postbus 20350 | 2500 E] | Den Haag
I- 5.1.2e

Van: , I minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 26 januari 2021 17:07
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Onderwerp: FW: Extra capaciteit communicatieteam Vaccineren

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: , . ) mga}minvws.nb

Datum: dinsdagf?ﬁ;?n. 2021 3:37 PM

R i 1. D D (D BN @ invvs o1, N . (N

PR @minvws.nl>
Onderwerp: RE: Extra capaciteit communicatieteam Vaccineren

Dat klopt

51.2e 2e 5.1.2e I
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |

Parnassusplein 5! Postbus 20350 2500 EJ Den Haag |
@
P minvws.nl |

Van: , I minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 26 januari 2021 15:20

B 8 SRR e nvws > R 1. () SN i v IENE B GED)

minvws.nl>
Onderwerp: RE: Extra capaciteit communicatieteam Vaccineren

Hoi EXEEN

Naar aanleiding van ons telefoontje gisteren, heb ik begrepen dat je akkoord bent met de financiering van onderstaande
medewerkers.

Graag nog even van jouw kant een bevestiging.

Groet

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

van: CIEN BRI I @B -IEE @minvws ni>

Datum: dinsdag 19 jan. 2021 7:08 PM

Aan: E : ) SR @minvws.nl-. IEKECH | SR -HEEXECEN @minvws !> IEXECN. OR EGXEDD)

@minvws.nl>>
Onderwerp: RE: Extra capaciteit communicatieteam Vaccineren

Hallo

onderstaande kort besproken met maar graag even contact met haar over de inzet (en tarieven), kennen sommigen niet.
Ligt ook bij jullie om het team te organiseren, maar goed dat even door te spreken.
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groet, [ERIEE

Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 09:58

aan: EEED IR B (@) EEEEMeminvws ni>

Onderwerp: FW: Extra capaciteit communicatieteam Vaccineren

Hoi,
Kan jij naar onderstaande kijken of dit lijstje klopt met wat jullie gevraagd hebben?

Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 08:59
Aan: s
cC: ;

Onderwerp: Extra capaciteit communicatieteam Vaccineren

Ten aanzien van het communicatietraject Vaccineren hebben we extra capaciteit moeten inhuren. In lijn met de vorige
aanvraag (onderaan in deze mail) hierbij een meuw verzoek om de inhuur uit onderstaande tabel administratief via jouw
directie te laten lopen. De contracten zetten we dan naar jullie door:

@ minvws.nl>

FUNCTIE MEDEWERKER LOOPTUD KOSTEN

Sr. Communicatie strateeg

medior adviseur content creatie

medior online adviseur

medior adviseur social/webcare werving staat open voor

2 postities

schatting obv
medior tarief

Totale kosten

Alvast heel veel dank!

Met vriendelijke groet

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

van: [ENE . (GBI EEE @minvws.nl>

Datum: vrijdag 13 nov. 2020 11:34 AM
aan: IEEN | B XTI o i o>
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Onderwerp: FW: Kostenaandeel in de inhuur

Hoi 51.2e

Namens [EEEIwil ik je laten weten dat we akkoord zijn. Inmiddels heeft onze FA contact gehad metover inhuur.

Vriendelijke groet,

van: [EEE | S EEE @ minvws.ol>

Datum: donderdag

Onderwerp: RE: Kostenaandeel in de inhuur

Dag

Kun je ons al meer vertellen hierover? Wij moeten nu de contracten afronden met de nieuwe medewerkers en dat zouden
we administratief via de juiste kanalen willen laten lopen.
Dank alvast voor het meedenken!

Groet

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Datum: dinsdag 03 nov. 2020 6:57 PM

Aan: IEEXH | ORI -ENEDIN 0 minvws >

Onderwerp: RE: Kostenaandeel in de inhuur

Hallo EEER

Ik moet dit even intern bespreken.
Ik kom er op terug.

-

Verzonden: dinsdag 3 november 2020 12:21

Onderwerp: Kostenaandeel in de inhuur

Communicatie is een belangrijk instrument in de crisisbeheersing Covid-19. We dragen er zorg voor dat in ieder alle grote
Corona programma’s (App, Testen, Vaccin, PBM, Covid-algemeen) professionele communicatie ondersteuning krijgen.
Daarnaast kijken we mee op de werving van communicatieprofessionals bij andere programma’s zoals Dashboard.

Door de grote vraag naar capaciteit huren wij de professionals in.

De directic FEZ heeft ons erop gewezen dat we de kosten van inhuur zoveel mogelijk moeten beleggen bij de directie
waarvoor de inhuur is bedoeld. Een en ander om de kosten op de juiste plek te laten landen en om te voorkomen dat DCo
de inhuur van communicatie voor heel VWS draagt. Daarom heb 1k een overzicht en voorstel gemaakt hoe wij de mhuur
op dit moment willen bekostigen.
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Voorstel

Ik wil voorstellen dat I'u]lie directie de inhuur van de volgende functies/personen voor haar rekening neemt:

512e 512 5120 512e5.1.2e

5.1.2e g512

5.1.2b

512e 5.1.2e

‘Welke kosten lopen via DCo?
- de strateeg Vaccin
- de 2e coordinator Covid-19 en Testen
- communicaticadviseur Testen (FESEARS
- woordvoerder (inhuur)

- detacheringkosten JenV)
- detacheringkosten AZ)

De kosten van inhuur voor de App worden rechtstreeks doorbelast naar DI.

Het spreekt vanzelf dat we ook nog enkele vaste medewerkers inzetten als ondersteuning voor de diverse Corona
programma’s.

Gaan jullie akkoord met het voorstel zoals hierboven aangeven?
Groet
512ef§512e 5.1.2e

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)




