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To: EGR EES @minvws.ni]; IEEE. | SRIEEESE @minvws.ni]
From: 5.1.2¢ B.12@¢ 5.1.2 |)
Sent: Thur 1/28/2021 5:00:58 PM

Subject: RE: Campagnebudget Vaccinatie / Testen / Quarantaine

Received: Thur 1/28/2021 5:00:58 PM

Heren, wat betekent dit voor het vervolg. Moeten wij even pas op de plaats maken?

Van:BE: ie 12 BEE @minvws.ni>
Verzonden: oer

dat
28 januari 2021 13:32

Womena VaccinatieFh/Quien

Allen,

Inzake de werkzaamheden t.b.v. de Corona-campagne 2021 voor Testen, Quarantaine en Vaccinatie voeg ik bijgaande (met beleid

afgestemde) begroting bij. Uit het mailverkeer hieronder blijkt dat een verzoek tot budgetoverheveling inmiddels in gang is gezet

Wellicht ontbreken de volgende gegevens van de ontvangende partij m.b.t. de boeking van het campagnebudget ad fERFAK :

o Budgetplaats: 2009
o Hoofdbudget:

12h
o Budgetpositie Programmabudget Corona)

Tot op heden heeft DCo uit eigen middelen kunnen “voorfinancieren” . Dit stadium is echter gepasseerd, want de budgettaire

bodem binnen het campagnebudget is bereikt.

Vandaar nogmaals het vriendelijke verzoek de mutatie te boeken en (indien mogelijk) het mutatienummer door te geven.

Dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Directie Communicatie

Stafbureau

Parnassusplein 5|2511 VX | Den Haag |
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haa

T: +31(0)70 M +31 oo EEE

ven: INEKECINEXER) OE. (ERE) SEEN inves.
Verzonden: maandag 25 januari 2021 14:20

Aan: Eaa JEEH@minvws.nl>
Onderwerp: FW: budget corona tbv inhuur en campagnes

Fyi
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BelMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Communicatie

Parnassusplein 5/2511 VX | Den Haag |
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haa

T: +31(0)70 EZ M +31 oo IEEE

van: E (EEN) SEEM eninvws.ni>
Verzonden: maandag 25 januari 2021 14:17

Aan: BEY
SEL.

REY HE minvws.nl>

mins IEEE RIED NE ERED inv.BE EKER
(EARAY) <ERFEN@ minvws.nl>

Onderwerp: RE: budget corona thv inhuur en campagnes

Het verzoek voor dit budgetvoorstel is door REN! naar de Dienstpostbus FA van PDC-19. Hij zal vanuit hier opgepakt worden.

Groetjes,

van: Bi IB. EE) IEEE minvws.ni>
Verzonden: maandag 25 januari 2021 11:35

Onderwerp: FW: budget corona thv inhuur en campagnes

Urgentie: Hoog

In navolging op mijn telefoontje zojuist:

Het is aan de beleidsdirecties om budgetvoorstellen in te dienen voor benodigde campagnegelden. Dit soort budgetvoorstellen
worden door de Financieel Adviseurs opgesteld en ingediend. Corona-gerelateerde budgetvoorstellen kunnen voor 5 februari via

het bijgevoegde Excel format worden ingediend (bij voorkeur eerder).

Mocht je er niet uit komen dan kan je het best contact opnemen metEE:van PDC-19).

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Financieel-Economische Zaken

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

minvws.nl

Verzonden: maandag 25 januari 2021 10:24

Aan: N(5.1.2¢ | @minvws.nl>

CC: o
. (BREA) <BEAN @minvws.nl>

Onderwerp: RE: budget corona tbv inhuur en campagnes
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lk ben bang dat ik daar niet de persoon voor ben en weet zo ook niet aan wie ik je kan doorverwijzen binnen PDC.

Groetjes,

Verzonden: vrijdag 22 januari 2021 15:28

minvws.nl>

minvws.nl>;BEE [1 Eeminvws.nl>

Onderwerp: RE: budget corona tbv inhuur en campagnes

Ik heb het even besproken met mijn CFA.

De mail die jij meestuurde betreft de VWS-brede inventarisatie voor in te dienen Coronaclaims.

Aangezien DCo een stafdirectie is, dienen wij geen beleidsclaims in. Dat is echt een

verantwoordelijkheid die bij de beleidsdirectie ligt; de inzet van communicatie (en daarmee ook

de uitgaven) is nl. een onderdeel van beleid.

Ik hoor dan ook graag bij wie van jullie ik terecht kan voor het overboeken van het budget voor

de campagnes naar DCo.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Communicatie

Parnassusplein 5/2511 VX | Den Haag |
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haa

T: +31(0)70] | M:+31 oo EET
Van:512. BE [5.1.2 PEE @minvws.nl>

Verzonden: vrijdag 22 januari 2021 12:07

Onderwerp: RE: budget corona thv inhuur en campagnes

5.1.2e

Mbt eerste vraag, zie mijn mail naar [A Hoop dat dit resultaat heeft. Ligt verder bij PDC19.

Voor je tweede vraag. Dit kun je opgeven je CFA (zie bijgevoegde mail).

Groet

ver: INEEECNNEZ (EE) IEEE mins n>

Verzonden: woensdag 20 januari 2021 13:35

Aan: , . (EAELY) <EAFLR@ minvws.nl>

CC: , IE. ) <EAFLN@ minvws.nl>

Onderwerp: budget corona tbv inhuur en campagnes
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« EE
Tweede puntje is de 3 campagnes die dit jaar doorlopen of opstarten; vaccinatie, quarantaine en

testen. Hiervoor is wederom communicatiebudget nodig. In bijgevoegd overzicht is een concept

begroting voor alle 3 de campagnes opgenomen. Ben ik bij jou aan het juiste adres om dit

budget over te laten boeken naar de corona-pot bij DCo, of loopt dat via PDC-19?

Ik hoor het graag van je.

BelMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Communicatie

Parnassusplein 5/2511 VX | Den Haag |
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haa

T: +31(0)70 M +31 os) IGEN


