1082435
To: m)@mi""WS-””

From: '

Sent: Thur 1/21/2021 1:48:50 PM

Subject: RE: Athandeling facturen vaccins
Received: Thur 1/21/2021 1:48:50 PM

Dank je.

Mooi dat het loopt.

Lastige wellicht nog dat het een contract is met leveringen en rekeningen in kleine partjes.
Contract met prijzen is idee allee voor mensen die geheimhouding hebben getekend.

Maar even kijken hoe dit gaat werken in praktijk.

Is er dus nog geen rekening betaald?

Verder van belang om na te gaan hoe Pfizer nu omgaat met die 5 of zes doses? Vanaf wanneer en hoe berekenen ze die zesde
doses door?

Zou je daar nog naar willen kijken?

Groet,

van: [IEE) BESEDN @ minvws.ni>

Verzonden: donderdag 21 januari 2021 14:31
Aan; . <@minvws.nl>
Onderwerp: Afhandeling facturen vaccins

Ik heb contact gehad met de PDC-19 en het FDC. Daarbij zijn ook de Pfizer-facturen boven water gekomen. De routering van
goedkeuring en betaling van de nota’s is als volgt:

1. Facturen komen binnen bij de contactpersoon (RIVM of PDC-19) en worden voorzien van de nodige onderliggende stukken
(aankoopbewijs/mailwisseling hierover etc.). Deze onderliggende zullen neem ik aan van IZ afkomstig zijn.

2. Dit wordt gebundeld/afgestemd met PDC-19 waarna zij deze verzenden naar het FDC verzonden met een betaalopdracht.

3. FDCvoert de facturen in het systeem, waarna deze bij IZ langskomen ter accordering (ik neem aan in jouw werkstroom?).

4. Na accordering door IZ worden de nota’s door FDC betaalt.

Bij de PDC-19 wil men graag van ons onderliggende stukken om het nodige bedrag te reserveren. Dit kan een contract zijn, maar
ook bijvoorbeeld een mailwisseling. Ik kan me voorstellen dat we de contracten niet zomaar rondmailen, dus wellicht heb jij andere
documenten of mailwisseling om dit aan te tonen?

Ik zal de betaling van de Pfizervaccins even in de gaten houden zodat we weten dat dit proces goed doorlopen wordt hiervoor.

Groet,

Van: 20 )
Verzonden: donderdag 21 januari 2021 14:12
Aan: 5.1.2e ) <

Onderwerp: RE: contactpersoon afhandeling pfizer facturen

Hoi beiden,

Dank AN voor het overzicht van de stappen. Ik begrijp dat bij punt 3 nog toegevoegd moet worden dat IZ de factuur
goedkeurt, i.e. of de in rekening gebrachte prestatie daadwerkelijk overeenkomt met de afspraken met de fabrikant (en dat dit
al ingeregeld is in het systeem).



Ik ga hiermee even terug naar en kom hierop terug!

Groet

Verzonden: donderdag 21 januari 2021 14:00

Aan: minvws.nl>

CC: @minvws.nl>

Onderwerp: FW: contactpersoon afhandeling pfizer facturen

Hierbij de mailwisseling waar ik het zojuist over had. Van heb ik begrepen dat e-facturen teruggestuurd worden door
FDC en dat er nog wel een andere manier is om deze te betalen. In het kort als volgt:
1. Facturen komen binnen bij de contactpersoon (RIVM of PDC-197) en worden voorzien van de nodige onderliggende

stukken (aankoopbewijs/mailwisseling hierover etc.)
2. Dit wordt gebundeld/afgestemd (met IZ en PDC-19?) en hierna naar het FDC verzonden met een betaalopdracht.

3. FDC betaalt de facturen

, kan jij eventueel aanvullen/corrigeren als ik het verkeerd heb.

Ik begrijp dat bovenstaande even goed ingevuld moet worden zodat er geen facturen tussen schip en wal belanden.

Groetjes,

Verzonden: donderdag 21 januari 2021 12:43

Aan: IEEETNNN) minvws.nl>

Onderwerp: FW: contactpersoon afhandeling pfizer facturen

Deze ter info.

Met vriendelijke groet,

-&- 5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Programmadirectie COVID19|Team A
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | 06

var: IS
Verzonden: woensdag 16 december 2020 15:08
Aan: IESERM @ rivm.n' JIERE@rivm.nl>

CC:) m@minvws.nb

Onderwerp: RE: contactpersoon afhandeling pfizer facturen

Dag 512e
Hierbij antwoord op je punten:
1. de wijze van aanleveren van de factuur (digitaal neem ik aan. Maar hoe loopt dat?
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het
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- Ministerie/afdeling: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2. een aanspreekpunt / persoon voor de afhandeling van de facturen

3. Verklaring van prestatie
-Controleren factuur op juistheid
-Controleren levering versus factuur
-Controleren pakbon en vermeldingen op dozen
-Controleren factuur versus pakbon
-Accorderen levering ontvangen

De verklaring van prestatie wordt gegeven door . Dit is afgestemd.
Hij heeft hierover geinformeerd.

Ik voeg de financiéle bijsluiter toe. Als er vragen zijn verneem ze graag van je.

Met vriendelijke groet,

& 5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Programmadirectie COVID19|Team A

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | 06

van: HEEMerivm 0>
Verzonden: dinsdag 15 december 2020 08:56

Onderwerp: contactpersoon afhandeling pfizer facturen
Goedemorgen 5.1.2e

We willen graag even afstemmen met het FDC over de vaccinfacturen van oa Pfizer
Het gaat dan om:

e de wijze van aanleveren van de factuur (digitaal neem ik aan. Maar hoe loopt dat?)
e een aanspreekpunt / persoon voor de afhandeling van de facturen
¢ afspraken over welke checks nodig zijn voor de prestatie accordering
Pfizer e.a. hechten er erg aan dat er op tijd betaald wordt en we willen natuurlijk geen problemen met hen

Bij wie moeten we zijn voor deze afstemming bij het FDC

Ik hoor het graag van je

Met vriendelijke groet,

Bureau Bedrijfsvoering RIVM
Afdeling OBP/C&A

Postbus 1 (PostbakfiEs

3720 BA Bilthoven



Mobiel 06
E-mail rivm.nl

Van: ) m@minvws.nb

Verzonden: woensdag 9 december 2020 10:20
Aan: @rivm.nl>

CC: Dienstpostbus FA PDC19 «
rivm.nl>

Onderwerp: FW: Doorst: Factuurgegevens WVS

HaIIo,

Hierbij.

Groet

van: Bl eivm.nb>

Verzonden: woensdag 9 december 2020 09:35
) RS @ minvws.nl>

@rivm.nl>; rivm.nl>

Onderwerp: FW: Doorst: Factuurgegevens WVS

Goedemorgen

Zie onderstaande mail van Pfizer.
Zou jij de ontbrekende gegevens voor VWS in de tabel willen invullen en terugsturen?

Dank en vriendelijke groet,

Drs.

National Institute for Public Health and the Environment
Ministry of Health, Welfare and Sport

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

Postbus 1 |1 3720 BA Bilthoven

The Netherlands

o1 o IETE
IEEEDN@rivm nl

http://www.rivm .nl

@minvws.n!>; INEKECHN ENENe rivm.n>; INEKEDN
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van: <BEEEN @ ofizer com>

Datum: 8 december 2020 om 13:57:37 CET
Aan: MEEM e ivm.nl>
Onderwerp: Factuurgegevens WVS

Beste [EXED

Hierbij een overzicht van de noodzakelijke gegevens voor de klantopzet in ons systeem (SAP). Zou jij deze willen invullen en

retourneren?



Alvast bedankt,

New sold to

Factuur details WVS

Voorbeeld huidige opzet RIVM

Company name:

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Financieel Dienstencentrum

RIVM AFD. CREDITEUREN pb.72

Street & number:

Postbus 16056

A. VAN LEEUWENHOEKLAAN 9

Postal Code & City:

2500 BB Den Haag

3720 BA BILTHOVEN

Country:

NL

NL

Language:

standard = English

Telephone number:

standard = English

Email: 'E’@minszw.nl m@RIVM.NL
VAT registration no.: NLO06756402B21 NL821772302B01
Payment term: Net 30 Days Net 45 Days

Banking details

NL55 INGB 0705 0035 66

RIVM - NL52INGB0705003620

Fizeig

Breakthroughs that
change patients’ lives
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Pfizer bv en Pfizer PFE bv, statutair gevestigd te Rotterdam, (adres: Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den
IJssel, handelsregisternummer 34087728 respectievelijk 62357654).
De inhoud van dit bericht en van eventuele bijlagen is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n), klik hier voor de volledige Pfizer
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disclaimer.

Pfizer bv and Pfizer PFE bv, statutory seatin Rotterdam, (address: Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den
IJssel, trade register number 34087728 respectively 62357654).

The content of this e-mail and of its possible attachments is intended for the named addressee(s) only, click here for the full Pfizer
disclaimer.

Nota bene: BIJWERKINGEN kunnen gemeld worden aan afdeling Drug Safety vi
Pfizer.com.

Please Note: ADVERSE EVENTS should be reported at the Drug Safety dept. =

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is besternd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivim.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. RTVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemnd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u Is verzonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability



