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To EEEE 0g dirente |From: OGZ-Covid

Sent: Wed 9/9/2020 8:36:02 AM

Subject: RE: OGZ Diagnostiek declaratie PCR testen GGD Drenthe

Received: Wed 9/9/2020 8:36:03 AM

seste [EEE
Dit kan oo [INGE t.n.v. RIVM o.v.v. mijn naam en projectnummer: V/150105/01BE]

Hartelijk dank alvast voor de moeite!

Hartelijke groet,

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Centrum Infectieziektebestrijding

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven |
Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

5.1.2e

var:IEEEE oss rthe ni
Verzonden: maandag 7 september 2020 14:06

Aan: 06Z-Covid JJEEEIM@RVM.nl>
Onderwerp: RE: OGZ Diagnostiek declaratie PCR testen GGD Drenthe

Geachte heer [REIN
Dank voor de reactie.

Wat het betreft het verschil zou ik willen voorstellen dat wij dit gaan terug betalen. Mag ik daarvoor het rekeningnummer van jullie

ontvangen?

Met vriendelijke groet,

GGD Drenthe

Van: RIVM.nl>

Verzonden: maandag 7 september 2020 13:52

Aan: IEEE ddrenthe.nl>

Onderwerp: FW: OGZ Diagnostiek declaratie PCR testen GGD Drenthe

Naar aanleiding van onderstaand en ons aansluitende telefoongesprek kan ik u meedelen dat betreffende betaling

morgen door onze bank verwerkt wordt. Ik heb er bewust voor gekozen om deze betaling te laten staan om het

proces niet nog verder op te houden. Dit betekent dus dat wij nog moeten afstemmen hoe wij het verschil

corrigeren.

Hartelijke groet,



547220

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Centrum Infectieziektebestrijding

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven |
Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

vanJIEEEHIEENM or Ivv.0l>
Verzonden: maandag 7 september 2020 09:02

Aan: SEENccd drenthe n>
Onderwerp: RE: OGZ Diagnostiek declaratie PCR testen GGD Drenthe

Geachte heer

Naar aanleiding van uw declaratie van 30-7 graag het volgende. Volgens onze administratie is er op 10-08-2020

een bedrag aan uw organisatie overgemaakt t.w.v.

Dit bedrag is overgemaakt op (welke overeenkomt met onderstaande mail).

Het betaalde bedrag van [JJJSEEJ komt echter niet overeen met uw declaratie van 30-7 jl. waarin u 5.1.2b

declareert. Ons excuus voor de gemaakte fout! Graag stem ik met u af hoe wij e.e.a. eenvoudig kunnen corrigeren.

Wat mij betreft zijn er twee opties. (1) U betaalt het verschil ad. aan ons terug onder vermelding van

projectnummer V/150105 of (2) ik verreken dit bedrag met de eerstvolgende betaling/declaratie.

Hartelijke groet,

Rijksinstituut voorVolksgezondheid en Milieu
Centrum Infectieziektebestrijding

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven |
Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

van: [IEEE ddrenthe.nl>

Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 10:45

Aan: IEEEEI RIVM.nl|>

Onderwerp: FW: OGZ Diagnostiek declaratie PCR testen GGD Drenthe

Geachte heerBE

Is reeds bekend wanneer de declaratie uitbetaald gaat worden?

Met vriendelijke groet,

GGD Drenthe

Van: 5.1.2e

Verzonden: maandag 3 augustus 2020 16:02



Aan: RIVM.nl>

Onderwerp: RE: OGZ Diagnostiek declaratie PCR testen GGD Drenthe

IBAN klopt.

Groeten,

Van: RIVM.nl>

Verzonden: maandag 3 augustus 2020 15:17

Aan; ddrenthe.nl>

Onderwerp: RE: OGZ Diagnostiek declaratie PCR testen GGD Drenthe

En klopte het IBAN nr?

van: [IEE ddrenthe.nl>

Verzonden: maandag 3 augustus 2020 13:51

Onderwerp: RE: OGZ Diagnostiek declaratie PCR testen GGD Drenthe

Geachte heerBE

Bijgaand de gevraagde bijlagen.

Met vriendelijke groet,

GGD Drenthe

Van: RIVM.nl>

Verzonden: maandag 3 augustus 2020 12:53

Dank voor het indienen van het declaratieformulier OGZ Covid-19.

Voordat ik tot uitbetaling kan overgaan nog een tweetal vragen:

1. Nog een laatste check. In onze administratie hebben wij het volgende IBAN geregistreerd voor GGD

Drenthe: 5.1.1¢c

Graag bevestiging van dit nummer

547220

2. U noemt in de declaratie 5 facturen met verschillende data en prijzen per test; Omdat na 6 aprilen na 1

juni ander max tarieven gehanteerd worden is het voor ons van belang zekerheid te hebben over de data

waarover nu gedeclareerd wordt. Kun u bij de verschillende facturen een toelichting geven over welke periode
dit gaat ?

Na ontvangst van deze informatie kunnen wij overgaan tot betaling

5. 5.1.2e

512 5.1.2e

Afdeling Regie, Landelijke Codrdinatie Infectieziektebestrijding
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Centrum Infectieziektebestrijding

RIVM

M

van:[EE ddrenthe.nl>

Geachte relatie,

Bijgaand onze declaratie van de in Drenthe uitgevoerde COVID-19 PCR testen t/m 5 juli 2020.

Met vriendelijke groet,

GGD Drenthe

Deze e-mail is alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Het delen en gebruiken van deze e-mail door anderen is niet

toegestaan. Is deze e-mail niet voor u bedoeld, dan wordt u vriendelijk gevraagd deze e-mail en alle bijlagen te

verwijderen en de afzender dat via een e-mail te laten weten. Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden.

Voor meer informatie leest u hier de privacyverklaring van GGD Drenthe.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit hericht ahusievelijk aan u is verzonden, wardt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die

verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are

requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability
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