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@minvws.nl]; IESEDN IEEEDN @minvws.nl

@minvws.nl]

To:
Cc:
From: )

Sent: Wed 8/5/2020 11:37:41 AM

Subject: FYl/inzet test TVC Corona 27 juli t/m 6 sept.
Received: Wed 8/5/2020 11:37:42 AM

Hallo heren, lady,

De nieuwe TVC (Wij zijn klaar met Corona maar Corona niet met jou) gaat komend weekend on air. Voorstel was de inzet van de
TVC testen daardoor te halveren. Dat is onverstandig, gezien de ontwikkelingen. We hebben nu onderstaande oplossing (gelijke
inzet, dwz 25% minder inzet testen tov huidige). In plaats van halvering.

Groet en bel bij vragen!

Van: 5.1.2¢ 5.1.2e || <@minvws.nl>

Verzonden: woensdag 5 augustus 2020 13:31
Aan: . <SRRI @ minaz.nl>; 5.1.2e . <BSRIEEE @ minaz.nl>

CcC: . BERFE @ minaz.nl>; 5.12e )<@minvws.n|>

Onderwerp: RE: Rekenmodule Corona 27 juli t/m 6 sept.

Dag allen,

gesproken. Rekening houdend met de situatie lijkt ons een halvering van het aantal GRP (van 200 - 100-tv) voor testen

onverantwoord. Wij stellen voor om de mediadruk te verhogen tot 300 GRP per week (volgens mij een soort acceptabel max) en
dan beide tvc’s in te zetten voor 150 GRP (tv en radio). Vergeet niet dat het twee verschillende commercials zijn, het is niet alsof
je de hele week naar dezelfde commercial zit te kijken. Akkoord?

Groet,

Verzonden: woensdag 5 augustus 2020 12:05
Aan: 5.1.2e : minaz.nl>

cc: [NEAEIEAED )%x EEEE EE @ minaznl>

Onderwerp: Rekenmodule Corona 27 juli t/m 6 sept.
Bijgaand de Rekenmodule voor de periode 27 juli t/m 6 september.

Zal ik op basis hiervan weer een kredietaanvraag maken richting VWS...?
Groet, BEES
Van: INEEECNNN.

Verzonden: dinsdag 4 augustus 2020 20:36
Aan: 5.1.2e i

cc: IEERERETY) AT

Onderwerp: Aanleveren nieuwe tvc en rc Corona

il

Donderdagochtend leveren we een nieuwe Re en Tve aan Corona klaar mee. F&P is hiervan al op de hoogte.

We willen graag vrijdag op zender zijn.

Deze commercials gaan in ieder geval een maand lopen naast de tve en rc van testen. Wat adviseer jij qua grp’s? Wil jj
hiervoor een rekenmodule opmaken en weer belasten aan Vws? Wij hebben nl nog geen budget.

Dank!!
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