540315

Van: G12e

Aan: 5.1.2¢ )

Onderwerp: RE: BGL totaal bedrag

Datum: maandag 24 augustus 2020 10:37:08
Bijlagen: Uitsplitsing BGL Facturen (VWS).xlsx

Bijgevoegd een overzicht van de facturen van Best Global Logistics (BGL) die aan VWS worden
gestuurd; het gaat in totaal om Vanﬁbegreep ik alleen dat zij nog
aanvullende facturen heeft ontvangen voor de inklaring van beademingsapparatuur en dat

mogelijk meer volgt.

In het overzicht zijn de inklaringskosten voor Demcon en GE Healthcare niet opgenomen, omdat
die leveranciers de inklaringskosten zelf betalen.

Het iaat inderdaad om de inklarini van medische hulimiddelen ide douane amandelinii.

Als het echt niet kan wachten dan kan je mij op mijn privé-nummer bereiken:
Met vriendelijke groet,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Financieel-Economische Zaken
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

Van: INESETN ) <BESETND minvws.nl>

Verzonden: maandag 24 augustus 2020 07:44

Aan: N <M invvis.nl>

Onderwerp: BGL totaal bedrag

Vraag jij bij BGL nog het totaal bedrag van de facturen op. Dat heb ik nodig voor de proforma
opdracht. En svp de aard van de dienstverlening. Zijn het inklaringskosten? Of iets anders.

En toch maar even jouw telefoonnummer, want dit moet tijdens jouw vakantie wel geregeld.
Voor als ik er niet uitkom.

Groet



