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Ik laat je alvast weten dat er (waarschijnlijk rond begin september) een offerte aankomt voor
werkzaamheden van Wieringa Advocaten voor advies aan LCH bij de inkoop van testmaterialen.

In de eerste hectiek van de crisis heeft LCH een jurist gevraagd om mee te kijken bij contracten
over testmaterialen. Het was allemaal wat chaotisch en W1Z was nog niet bekend bij LCH. Later
heeft WIZ laten weten dat voortaan de juristen van W1Z moesten worden geraadpleegd, maar
Wieringa Advocaten kreeg wel de mogelijkheid om de lopende trajecten af te maken. Aangezien
sommige lopende trajecten wel erg lang duren, heeft WJZ nu gezegd dat het klaar is.

Er was wat discussie of de factuur van Wieringa Advocaten direct door VWS moest worden
betaald of dat de kosten moesten worden meegenomen door Mediq bij alle personele kosten
van LCH. De Medig-route loopt niet soepel. LCH heeft deze offerte daarom doorgestuurd naar
WIZ.

Aangezien het voor de Rijkskas niet uitmaakt via welke route we betalen, lijkt het mij het
handigst (minste werk) als wij dit oppakken. W]Z checkt nog of de opgegeven kosten allemaal
kloppen. Er is op 4 september een overleg om alles op een rijtje te zetten. Daarna komt de
offerte mijn kant op.

Verzonden: maandag 17 augustus 2020 17:45
sar: T W i v i
Onderwerp: Offerte werkzaamheden Wieringa [WIA_40667]
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Viakreeg ik bijgevoegde ‘offerte’ van de dooan het LCDK
ingeschakelde advocaavan Wieringa (en kantoorgenoten blijkbaar).

Op 27 mei heb ikgemaild dat alle contracten vanuit LCDK via onze afdeling
Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) van het ministerie van VWS moesten lopen, te
stoppen met externe juristen, alleen na overleg met WIZ uitzonderingen te maken en
alleen lopende contracten af te maken. Dit heb ik daarna ook nog aan de telefoon o.a.
Deel van deze declaraties is na 27 mei en er staan contracten bij die volgens mij na 27 mei
nieuw zijn terwijl niet vooraf is gevraagd of een uitzondering mogelijk was (voor zover ik
weet).

Zullen we hier morgen even over bellen?

Fijne avond,
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Van: minvws.nl>

Verzonden: maandag 17 augustus 2020 17:21
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Onderwerp: FW: Offerte werkzaamheden Wieringa [WIA_40667]

In navolging op mijn telefoontje zojuist:

Het LCH heeft van Wieringa Advocaten de bijgevoegde factuur ontvangen voor hun inzet voor
het AMC (contracten testcapaciteit). Bij de financiéle afdeling van het LCH is onduidelijkheid
over de financiéle afspraken die omtrent deze factuur zijn gemaakt. Zo heeft het LCH geen
opdrachtformulier aan Wieringa Advocaten verstrekt, waardoor de factuur vooralsnog niet kan
worden betaald. Weet jij waarop deze factuur betrekking heeft en welke (financiéle) afspraken
zijn gemaakt?

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Financieel-Economische Zaken
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag
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Van: Bl EEN@|chulpmiddelen.n|>
Verzonden: maandag 17 augustus 2020 14:44

Aan: minvws.nl>

Onderwerp: FW: Offerte werkzaamheden Wieringa [WIA_40667]

Zie bijlage. Weet jij of er afspraken zijn gemaakt tussen VWS en Wieringa mbt
garantieovereenkomsten?

Ik krijg een offerte doorgestuurd, maar de leveranciers en of contractanten zijn bij ons helemaal
niet bekend.

Als je zo tijd hebt wil ik dit graag even met je bespreken. Schikt het vandaag?

Groet,

Van: <PEEEE @ chulpmiddelen.nl>

Verzonden: donderdag 30 juli 2020 10:50
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AamII!!illgﬁﬂEI@mmmummmmmm>
CC: Ichulpmiddelen.nl>

Onderwerp: Re: Offerte werkzaamheden Wieringa [WIA_40667]
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Hierbij een order geplaatst voor Wieringa advocaten inzake contracten testcapaciteit .
Staat ook in Sharepoint!

Met vriendelijke groet,

Landelijk Consortium Hulpmiddelen

E: Ilchulpmiddel

Algemeen: labadministratie®@lchulpmiddelen.nl.

Van:
Verzonden: vrijdag 24 juli 2020 13:26

Aan:IEEEE<\2bad ministratie @|chulpmiddelen.nl>

Onderwerp: FW: Offerte werkzaamheden Wieringa [WIA_40667]

Deze offerte is akkoord. Willen jullie hier een LCH-order voor inleggen?

van: TR leringa.nl>

Verzonden: vrijdag 24 juli 2020 12:16
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Het heeft even geduurd maar bijgaand dan toch, zoals besproken, de “offerte” voor de
werkzaamheden van mijn kantoor in de maanden april, mei en juni. Het is in feite gewoon een
proforma-nota, met de tekst “offerte” erboven, maar ik ga ervan uit dat dit voldoet voor deze
gelegenheid.

Als er een nadere toelichting van mijn kant nodig is, hoor ik dat wel!

Groet,
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5.1.2¢
EE@Wieringa.nl
WIERINGA ADVOCATEN

Postbus 10100, 1001 EC Amsterdam
1Jdok 17, 1013 MM Amsterdam

www.wieringa.nl
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