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To: (NEEETIN @ rivm ni]
From:

Sent: Wed 11/18/2020 8:52:05 AM

Subject: FW: claim covid vaccinaties

Received: Wed 11/18/2020 8:52:05 AM

a1

Met vriendelijke groet,

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T +31(0)30 RN
M +31(0)6 INEEEDEN

rivm.nl
http://www.rivm.nl|

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

erom: I IERIEN

Sent: woensdag 18 november 2020 09:50

@rive.n!>; EXEZ) INNCKECN BRI o ivm.n>; EXE IS EXE T o v nil>;

Subject: RE: claim covid vaccinaties

Hoi 5.1.2e

Dank voor het delen. Dit (begroting maken, kosten inschatten, et cetera) is een (deel)project van het covid-
programma an sich, lijkt mij, waar dedicated capaciteit en expertise op ingezet zou moeten worden.

Ik begrijp uit de e-mail van g dat het nu quick-and-dirty moet.
Hoe kijken jullie hier naar [ (vaccinvoorziening) en(CIMS) als het gaat om DVP?

Er is bij DVP nog een hele grote kostenpost niet in beeld en dat is de organisatorische uitbreiding die (waarschijnlijk
over de volle breedte) benodigd is omdat de uitval van CIMS behandeld moet worden (bijv. op de regiokantoren),
en het systeem beheerd. Team logistiek, QA, vaccinvoorziening moeten wellicht ook semi-permanent (aantal jaren)
uitbreiden. En hiermee bedoel ik niet de 30 fte die eerder (in de zomer van 2020) geinventariseerd is, want die
voldoet waarschijnlijk niet.

@: wil je mij in het vervolg meenemen in dit soort mails/uitvragen aangaande DVP in het vervolg? Alvast
bedankt.

Met vriendelijke groet,

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Antonie van Leesuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T +31(0)30 IEEER

M +31(0)5 RN
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http://www.rivm.nl|

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

Sent: woensdag 18 november 2020 09:32

Subject: FW: claim covid vaccinaties
Importance: High

Hoi [EER] on NI

Ik kreeg via een omweg onderstaande mail van over een kosten inschatting voor Covid vaccinaties
Het gaat om een ruwe inschatting van de kosten voor het covid vaccinatie traject

Het valt mij op dat er niemand van controlling/finance bij betrokken is en vraag me af of dit goed gaat komen

Graag jullie aandacht hiervoor

Met vriendelijke groet,

Bureau Bedrijfsvoering RIVM
Afdeling OBP/C&A

Postbus 1m
3720 BA Bilthoven
Telefoon

Mobiel 06-
E-mail rivm.nl

Verzonden: woensdag 18 november 2020 09:22

Onderwerp: FW: claim
Urgentie: Hoog

Y] 5.1.2¢ |

1k stuur deze email door aan onze controller Volgens mij komt hier veeeel meer bij kijken.

From: EXES Nl o rivn.oi>

Sent: dinsdag 17 november 2020 10:09

Drivm.nl>

rivm.nl>
Subject: FW: claim

Importance: High

Beste allen,

Ik stuur deze mail ook naar jullie door. Is het mogelijk om een ruwe schatting te maken van de te verwachten kosten? Ik



971382

S B cesproken en kosten zoals consulttarieven kunnen conform de pneumokokken
dan heb je nog opslagkosten, distributie kosten, ICT kosten, extra FTE, communicatiekosten

etc. Als het een hele grove schatting moet worden dachten we ergens tussen de Maar jullie
hebben meer zicht op de te verwachten kosten, en kunnen dit vast nog wat nuanceren.

heb net al even met

Kunnen jullieff®hierin adviseren? Alvast dank!

Groeten,

= cliezieklebestriding (Clb)

Postbus 1
3720 BA Bithoven

Tel: 030 secretanaat)
Tel: 030
Mob:

www rivm nl/infectieziekten

Verzonden: maandag 16 november 2020 19:45

Aan: [ A 5.1.2e @ rivm.nl>; rivm.nl>; rivm.n|>;

@rivm.nl>

ST . ..>; I o ¢ o o' S0 msilcom>

Onderwerp: claim
Urgentie: Hoog

Hoi allen

As woensdag (eigenlijk vandaag al) heefteen hele ruwe schatting van de omvang van de opdracht nodig voor
de vaccinatie. Dus incl kosten vaccineren enzvoort. Je mag er best [JJESECJ naast zitten, dus een ruwe schatting.
Wie zou dat kunnen maken, of is daar al over nagedacht? Mag vol disclaimers hangen, maar we hebben uiterlijk
woensdag een getal nodig. Ik ken cib net niet goed genoeg om in te kunnen schatten wie daar bij kan helpen, graag
jullie advies

Met vriendelijke groet,

B G

!U!smstltuut voor !o|!sgezon!!e|! en HI ieu
Postbus 1

3720BA Bilthoven
+31 (0)6




