965240




Van: IEEEETE . EEETE. ==3) < ninvws.nl>
Verzonden: donderdag 9 juli 2020 17:10:28

Aan: " ins2v .ol <P inszw.nl>; TR,
. (R <EEC) miovvis.l>

CC: "N . B inszwv.nl>; "R, BRI
EREEI G minszw.nl>

Onderwerp: opnemen corona factuur FW:otale afrekening. verpl

Bijlage(n): Invoice 20200814 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.pdf; Invoice
20200747 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.pdf; Invoice
20200894 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.pdf; Invoice
20200895 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.pdf; Invoice
20200712 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.pdf

Hi,

Graag deze facturen in 3F opnemen en aan |JESEE3voor PV aanbieden.
kan nog geen compleet PV geven voor de volledige levering.

De verrekening van het voorschot of de factuur tw €za| ik apart versturen. Dat kan wel alvast
uitgevoerd worden.

o

Van: BIEES. E. <2 minszw.nl>

Verzonden: woensdag 1 juli 2020 10:15

Aan: INEESETEN, BEEFT . () <D minvws.nl>
cc: BEEA, BE. IE <l minszw.nl>

Onderwerp: RE:[fFtotale afrekening. verpl

Hoi BRI

Ik heb hier even samen met [JEEEEM over zitten sparren, omdat er toch wel meerdere mogelijkheden
zijn om het voorschot af te rekenen.

Het meest gebruikelijke is natuurlijk gewoon een eindafrekening. Het zijn nu allemaal deelfacturen
maar 1 daarvan zou eigenlijk de “laatste” factuur moeten zijn, voor de duidelijkheid zou die eigenlijk
een overzicht geven van totale kosten:

3 512b |

IEEEE <<ds betaald door voorschotnota ......

G nog te betalen

Maar omdat bovenstaande best een extra administratieve last voor zowel jullie als ons is, lijkt het ons
handiger dat je voor dit geval een factuur opvraagt, waar het reeds betaalde voorschot op wordt
vermeld. Dit houdt het volgens ons ook een stuk overzichtelijker.

Groet,
Van: BEEEEETNEEE, BEEFTE. {512 ) minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 30 juni 2020 17:11
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Aan: E. JEFEIC minszw.nl>
Onderwerp: FW:[EEY totale afrekening. verpl

Van: IEEEEDN, BESETIN. 3 (EER)
Verzonden: maandag 29 juni 2020 14:31

Aan: E. JEEFII @ minszw.nl>
Onderwerp:[EEH totale afrekening. verpl

H

Voor[EEH hebben wij in maart op een offerte een voorschot betaald van €554 nr 5.1.2f

Inmiddels is alles binnen en heb ik de deelfacturen gekregen voor totaal Deze liggen nog bij
mij en moeten nog naar het FDC gestuurd worden.
Moet ik nu nog een factuur vragen voor €JJEEIFE waar dan het voorschot op afgeboekt wordt?

fact aanbetaling resteert incl BTW ship date  fact nr
13-jun 12-jun
25-mei 18-mei
1-jun 25-mei
28-jun 19-jun
28-jun 24-jun

totaal bedr aanbet restant
5.1:2b
Met vriendelijke groet,
| 5120 [si2 ) | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |

Directie Financieel-Economische Zaken | Afdeling Budgettaire Zaken |
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag |
& Postbus 20350 | 2500 E] | Den Haag |
Kamer: |EREZN | Telefoon: (070)(M) oc I | U< I invws.nl |



