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To: 5.1.2e | 5.1.2e @rivm.nl]
From: 5.1.2e

Sent: Thur 9/24/2020 3:18:28 PM

Subject: FW: Financiering Eurofin lab in kader OGZ dx
Received: Thur 9/24/2020 3:18:00 PM

Zie onderstaand,

buiten verzoek

Met vriendelijke groet,

www.rivm.nl/infectieziekten

Verzonden: donderdag 24 september 2020 17:14

@eurofins.com; [IEKIERIN SNEKETM @ nmal-icp.n1-; INENEKECIEN

@ggdhm.nl>

@rdoghm.nl>; 5.1.2e @rivm.nl>;
1. @ggdhm. nI> 5.1.2e PEREER @ rdoghm.nl>;

Onderwerp: RE: Financiering Eurofin lab in kader OGZ dx

Besteen en anderen

Zoals bekend zijn wij met elkaar in gesprek over de betaling van facturen Scal en eurofins. De reden waarom wij niet direct tot
betaling zijn overgegaan is bekend. Inmiddels is ons duidelijk dat de regels die voor declaratie Corona-diagnostiek gelden minder
streng zijn.

Wat is de stand van zaken?

1. Facturen Scal laboratoriumdiagnostiek april 2020 (bedrag van u ro) is doorgezet naar het RIVM. Zodra het

bedrag bhij de GGD binnen is maken wij het geld over.

2. Facturen Scal kosten verzekerde patiénten mei 2020:

e  Factuur (157 xeuro)

e  Factuur (157 xn+ 157 XE uro)

RIVM vraagt na ontvangst van de facturen van april, waarom zijn de bedragen gesplitst?
Het betreft 157 x laboratoriumdiagnostiek vermoeden wij.

Voorstel: crediteer deze facturen en stuur nieuwe factuur 157 xeuro. Dan sturen wij de factuur door naar RIVM.

3. Facturen Scal kosten drive-in mei 2020:
* Factuu (1063 euro)
* Factuu (1063 n 1063 x uro)
Voorstel: crediteer deze facturen en stuur nieuwe factuur 1063 xﬂeura Dan sturen wij de factuur door naar RIVM.

4. Factuur( juni 2020) personele kosten (5064 xeuro] en huisbezoeken (72 xwuro).

Hierover zijn wij in gespreken heb ik je een voorstel gedaan. Onlangs ontvingen wij een brief van VWS (
maximumtarieven thuisbemonstering en bemonstering door derden, zie bijlage). Naar aanleiding van deze brief wordt het
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tarief bemonstering door derden (Scal) vastgesteld op max. euro (gebaseerd op Nza tarief). Dit is een totaaltarief!
Deze kosten kunnen rechtstreeks gedeclareerd worden bij het Ministerie VWS.

Voorstel: crediteer deze factuur en stuur naar ministerie VWS ( let op tarief mag aangepast worden naar max.uro)

i Factuur(juli 2020) personele kosten (4056 xeuro) en huisbezoeken (89>ﬂeuro)

Voorstel: crediteer deze factuur en stuur naar ministerie VWS (let op, tarief mag aangepast worden naar uro)

6. Facturen Eurofins euro) zijn doorgestuurd naar het RIVM op 17 augustus en op 15 september aan Eurofins
betaald.

7. Factuur PBM april 2020 EXEZB), factuur PBM mei , factuur PBM en huur juni ([ EEESJ) en factuur PBM en

huur juli 2020 uro) zijn betaald.

|k verwacht je hiermee voldoende geinformeerd te hebben. Bij vragen ben ik telefonisch bereikbaar.
Met vriendelijke groet

< 5.1.2e G rdohm.n|>; 5.1.2e TRV LN @ eodhm.nl>

Onderwerp: RE: Financiering Eurofin lab in kader OGZ dx

Goed dat je intervenieert. Het is een duidelijke catch22-situatie, maar daar komen we met deze mail uit.

Als braafste jongetje van de klas hanteren onze medewerkers de regels die gelden voor de declaratie van OGZ-diagnostiek, ook al
omdat we eerder (niet in verband met corona) discussie hebben gehad over bepaalde rekeningen die niet aan de regels voldeden.
Maar als die regels nu niet gelden, kunnen we een simpele afspraak maken: wij dienen de rekeningen morgen bij het RIVM in en als
ze betaald worden, betalen wij meteen aan Eorufins. Is dat een adequate afspraak?

Ik kopieer enkele van de meest betrokkenen in.

Hartelijke groet,

Telefoonnummer: 088-

Mobiele nummer: 06-

Telefoonnummers secretariaat:

5.1.2e

5.1.2e

Email secretariaat: m

e

nsdag 23 september 2020 17:43

@rivn.ni>; [IEHENER JEXEM e v.nl>

Onderwerp: Financiering Eurofin lab in kader OGZ dx

Van: : rivm.nl>

Verzonden: woe
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Dag .

GGD Holland Midden mail ik je even over onderstaande problematiek, met de vraag te bemiddelen.

Zoals je weet heeft het RIVM van VWS de opdracht gekregen om de finciering van de COVID testen te regelen.

Daarvoor is een vereenvoudigde procedure van de bestaande OGZ regeling tussen GGD-MML's gemaakt.

Eurofins, een van de HPV labs, heeft een forse rekening openstaan tbv COVID diagnostiek bij jullie GGD. Vanuit RIVM is
schriftelijk aangegeven dat voor de verantwoording van de rekening alleen de aantallen testen en monsternummers
vanuit een uitdraai uit CoronlIT voldoende onderbouwing zijn om de rekening in te dienen.

Echter, vanuit de financiéle afdeling van je GGD( in overleg met de accountant) worden aanvullende gegevens gevraagd
bij Eurofins bv BSN nummers, die Eurofins niet kan leveren, omdat zij die ook niet hebben.

Eris een impasse ontstaan, Eurofins kan de gegevens niet aanleveren, vanuit het RIVM wordt dit ook niet geéist, maar
binnen de GGD worden wel aanvullende voorwaarden gesteld, zodat de rekening niet betaald wordt, en Eurofins in de
problemen dreigt te komen.

Binnen jou GGD is contact geweest met 5.1.2e , binnen RIVM is de contactpersoon.
Zou jij kunnen bemiddelen binnen je GGD zodat de rekening wel betaald wordt?

Overigens, doordat steeds meer (buitenlandse) laboratoria, die geen reguliere contacten met de GGD'en hebben,
ingeschakeld worden voor de COVID testen willen we vanuit RIVM opnieuw met VWS kijken of de huidige
financieringsregeling nog voldoet.

Dank alvast,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u
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verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability



