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To: @RIVM.nl]

From:

Sent  Tue 9/29/2020 7:40:40 AM

Subject: RE: declaratie labkosten Covid19 ggdhm factnr V2001124 ad
Received: Tue 9/29/2020 7:40:42 AM

Er staat volgens overeenkomst GGD
Daar controleren of dit zo beschreven staat

van: IIEENIEEM 2R vV .ni>
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 09:29
Aan: @rivm.nl>
Onderwerp: FW: declaratie labkosten Covid19 ggdhm factnr V2001124 ad

Check even deze facturen. Bij elkaar is het €iper test maar deze totale kosten worde plitst in rekening
gebracht waar dus nu uit blijkt dat er € namekosten, €administratiekosten en €rﬁiagnostiekkosten in
rekening worden gebracht. Wat vind jij-

Wil je bij gelegenheid ff langslopen?

van S EE - - .o >

Verzonden: maandag 28 september 2020 15:40
Aan: RIVM.nl>
Onderwerp: RE: declaratie labkosten Covid19 ggdhm factnr V2001124 ad

Geachte| 5.1.2e
Bijgaand de vier door u gevraagde facturen.

Met vriendelijke groet,

GGD Hollands Midden

Bezoekadres: Parmentierweg 49, 2316 ZV Leiden
Postadres:  Postbus 121, 2300 AC Leiden

dhm.nl
*088 - 300 IEEET
BEEED @qqdhm.ni
*088 - 308 EEEER
& www.ggdhm.nl

van: IEEENEGER o/ V.o 1>
Verzonden: maandag 28 september 2020 09:24
Onderwerp: FW: declaratie labkosten Covid19 ggdhm factnr V2001124 ad

Geacht IENE

Ter herinnering nogmaals mijn onderstaand verzoek inzake de vier kopie facturen. Aanvullend nog de opmerking
dat het de bedoeling is dat alleen de kosten van diagnostiek gedeclareerd kunnen worden bij het RIVM.
Onderstaande declaratie wordt weer verder in behandeling genomen na ontvangst van de betreffende facturen.

Hartelijke groet,



555361

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Centrum Infectieziektebestrijding

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven |
Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

Van: RIVM.nl>

Verzonden: woensdag 23 september 2020 08:34

Geacht ICKECHNN,

Hartelijk dank voor de declaratie van de GGD Hollands Midden. Graag ontvang ik een kopie van de vier
gedeclareerde facturen van SCAL.

Hartelijke groet,

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Centrum Infectieziektebestrijding

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven |
Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

Van: dhm.nl>
Verzonden: dinsdag 22 september 2020 10:43
aan ESEIEERER o R Ivv.n>
Onderwerp: declaratie labkosten Covid19 ggdhm factnr V2001124 ad

Geachte mevrouw/mijnheer,

Bijgaand sturen wij u factuur nr V2001124 inzake doordeclaratie onderzoekskosten Covid19 ad €
Gaarne de declaratie in behandeling nemen.

Met vriendelijke groet,
GGD Hollands Midden

Bezoekadres: Parmentierweg 49, 2316 ZV Leiden
Postadres:  Postbus 121, 2300 AC Leiden

dhm.nl
*088 - 308%
"088-30

% www.ggdhm.nl
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5.1.2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestermd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages.
www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability



