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To: 5.1.2e 5.1.2e @rivm.nl];
Cc: RES I 5.1.26 @rivm.nl];
From: 5.1.2e

Sent: Thur 9/10/2020 9:53:28 AM

Subject: RE: Betalingen aan GGD inzake Covid-19 diagnostiek

Received: Thur 9/10/2020 9:53:29 AM

ledereen hier is op de hoogte van de werkwijze

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Financiéle Administratie & Informatievoorziening

RIVM, Stafeenheid Organisatie, Bedrijfsvoering & Personeel

Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

Locatie

Telefoon: +31 (0) 30

aleor
www.rivim.nl

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport

van: INSERECSN IEEE @ iv ni>

Verzonden: donderdag 10 september 2020 11:47

Aan: @rivm.nl>

rive. IENEEE EEE e vr.»IEE
Onderwerp: RE: Betalingen aan GGD inzake Covid-19 diagnostiek

Beste EXILE],

Hartelijk dank voor de reactie. Er komen vandaag en morgen nog betaalopdrachten jullie kant op welke in de

(fysieke) tekenroute zaten. Vanaf volgende week worden deze dus nog alleen doorBERET octckond. Wij

passen de standaard betaalopdracht hierop aan.

g oe
| worden de medewerkers van de

crediteurenadministratie over deze nieuwe werkwijze geinformeerd?

Verder is het mij niet helemaal duidelijk welke briefje graag ontvangt voor jouw dossier. In de bijlage tref je de

brief van VWS aan waarin het RIVM opdracht krijgt om de GGD-en te vergoeden v.w.b. de labdiagnostiek vanuit het

OGZ budget.

Hartelijke groet,

van: EE Mevm.n-
Verzonden: donderdag 10 september 2020 10:10

@rivm.n>; CHECKER <HENE o iv. >;EE
5.1.2e

Onderwerp: RE: Betalingen aan GGD inzake Covid-19 diagnostiek

BesteBEY --

Na overleg en afstemming hier zijn wij ook tot de conclusie gekomen dat de handtekening van EE of EEG niet

nodig is indien de betaalopdracht gewoon de workflow van SAP in gaat.
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Wel is het noodzakelijk dat er de handtekening van de budget houder op komt te staan volgens mij in dit geval

IEEEEESN. (2's je tekent ook even je naam en datum erbij zetten)
Verder wil ik graag van jullie de brief ontvangen waar deze afspraak met VWS in staat dan kan ik deze bijvoegen in

het dossier.

Als er vragen zijn kunnen jullie mij bereiken.

Met vriendelijke groet,

Stafeenheid Organisatie, Bedrijfsvoering & Personeel RIVM

M: 0

Van: HEEvn.»Verzonden: woensdag 9 september 2020 13:29

@rivm.nl>; < rivm.nl>

Onderwerp: Betalingen aan GGD inzake Covid-19 diagnostiek

ost EXE}
Vanochtend heb ik de ADREEuitgebreid toegelicht hoe wij te werk gaan bij de betalingen aan de

GGD-en inzake de Covid-19 diagnostiek. De eerste indruk was dat wij het prima onder controle hebben en dat de

juiste controles uitgevoerd worden daar waar dat mogelijk is binnen de opdracht zoals wij die van VWS hebben

gekregen. Tijdens dit gesprek kwamen ook de zgn. ‘betaalopdrachten’ aan de orde en hieruit bleek dat het voor de

ADR niet noodzakelijk is dat deze betaalopdrachten ook ‘fysiek’ getekend worden doorEEES en of defBE. De ADR

leunt in haar controle vooral op de workflow zoals die in SAP is georganiseerd.

Concreet dus nu de vraag of wij dit (fysieke) handtekeningen traject achterwege kunnen laten want dat scheelt in

de afwikkeling weer een paar dagen.

Hartelijke groet,

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Centrum Infectieziektebestrijding — Programma Antibioticaresistentie

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven |
Postbus 1 | 3720 BA | Bilthaven


