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To: @minvws.nl]
Cc: @minvws.nl]
From: )

Sent: Sun 9/13/2020 6:21:19 PM
Subject: Hologic
Received: Sun 9/13/2020 6:21:20 PM

Hoi
Hie een mail over hologic.

@ben het gaat over de garantie voor verbruiksartikelen voor de panther testapparaten die ze willen verlengen tot
1-9-2021 en ophogen van [ICRRper maand. Het garantiebedrag komt uit o

Zoals vrijdag besproken denk ik dat we naar het Icdk team op 2 risicos moeten wijzen:
1. De garantie( zie ook hieronder)
2. Aanbestedingsrechtelijk.

Dat heb i“ok telefonisch verteld maar misschien goed het ook naar [N ctc te

mailen?
Grt'ls

Verzonden met BlackBerry Work(www .blackberry.com)

Van: ' EEN) " BEEE @iy ws.ol>

Verzonden: 11 sep. 2020 17:30

Naar: 5.1.2e

Cez " 5 A 1. (@minvws nl>;
5.1.2e . 1. (@minvws.nl>; "

(@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Getekend contract Hologic

Ichulpmiddelen.nl>; "
(@minvws.nl>;

Het plafondbedrag ihoger lukte niet). Daarvan is met de garantieovereenkomsten van Abbott,
Accuramed en het eerste addendum van Hologic al zo” an verbruikt. Ook alle garanties die n.a.v. de aanbesteding

voor testmachines en testmaterialen worden afgegeven moeten hieruit worden gedekt.

Belangrijke vraag is of er genoeg budget over blijft om garanties te verstrekken voor de testmaterialen die labs willen
afnemen wit de aanbesteding.

Een ander punt is dat we het Financién en de Ministerraad hebben laten weten dat we garanties verstrekken voor 6 maanden
met 2x een verlengingsmogelijkheid. Voordat we verlengen moeten we de Financién en de Kamer weer informeren.

Met het nieuwe addendum met Hologic wordt nu al verlengd tot langer dan 6 maanden. Ik vermoed dat Financién daar niet
blij van wordt. Het lijkt me goed alhmet onze financiéle directie afstemmen hoe hiermee om te
gaan.

GrooJEXEN
Van: m@ldullpmiddelen.nl>

Datum: vrijdag 11 sep. 2020 3:06 PM

@minvws.nl>,

@minvws.nl>,

Onderwerp: FW: Getekend contract Hologic
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Bijgaand addendum komt te vervallen. Er is opnieuw onderhandeld over de voorwaarden en daar is een nieuwe deal uitgekomen.
Onderstaand hetgeen is overeengekomen. Dit wordt zsm door Hologic in een nieuw addendum gegoten.

Ik had zojuist aan de lijn hierover, en die gaf aan dat we bij deze herziene deal rekening moeten houden met het
plafondbedrag dat is vrijgemaakt voor garantieovereenkomsten.
Bereiken we met deze deal het plafondbedrag of is er nog voldoende ruimte?

Met vriendelijke groet,

Landelijk Consortium Hulpmiddelen
E:nm@lchulpmiddelen.nl | E-algemeen: Ichulpmiddelen.nl | T: +3
van: [EEDNN MEEDM e minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 8 september 2020 09:59

<PEREEE @ chulpmiddelen.nl>; Lab Administratie < @Ichulpmiddelen.nl>
[ si12e | @amsterdamumc.ni>; [IIEKEIN.

Onderwerp: Getekend contract Hologic

IR

Hierbij het getekende addendum van het contract met Hologic. Zorgen jullie voor een handtekening van Hologic?

Me afnamegarantie bedroeg initieel Met dit addendum komt het totaalbedrag voor deze
st uit op een bedrag va
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