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To: @minvws. ni];IESE)EXE @minvws.n]
Cc: @minvws.nl]
From: )

Sent: Mon 9/7/2020 3:55:53 PM

Subject: RE: Hologic - NL

Received: Mon 9/7/2020 3:55:54 PM

a:|
Heb zojuist metiiENIEIb esproken.
Het Addendum is —voorzover ik het overzie- een verhoging van de bestaande garantstelling en zal door hem worden getekend.

Voor Roche komt er een nieuwe overeenkomst aan voor materialen, die nog voortvloeit uit de aanbieding van mei. Het is

daarmee ook een afronding van een eerder in gang gezet proces. Het bedrag daarvan kan ik nu even niet leveren.

Het helpt denk ik richting FEZ om onderscheid te maken tussen:

- Inkoop testkits/reagentia — budget GMT/LCH
Dit betreft garantstellingen. Gaat nu dus om Hologic, Roche en de eerder door jou gecontracteerde leveranciers. Komt

mogelijk nog het nodige bij nav de aanbesteding.

-

Contractering laboratoriumcapaciteit — budget PG

Dit betreft overeenkomsten met Eurofins, U-Diagnostics, mogelijk nog Synlab en wellicht nog 1 of 2 andere laboratoria

- Snheltesten

Antigeentesten, LAMP testen, eNose etc

Het is wellicht verstandig als we een totaal prognose kunnen maken voor FEZ van de bedragen per onderdeel, zodat het niet

steeds hapsnap hoeft.

Groet

(@ minvws.nl

var:INE) EEE iw:

Verzonden: maandag 7 september 2020 16:59

Aan: 51 812 |

a EEE@ minvws.nl>
CC: 5.1.2e ) @minvws.nl>

Onderwerp: RE: Hologic - NL

Ha 5.1.2e

Ik hoor net van FEZ) dat er verwarring is ontstaan over de financién voor testen.

Ik had bij FEZ aangegeven € nodig te hebben voor garanties (n.a.v. de aanbesteding van testmachines en testkits

«rR IRE. dit meenemen naar Financién.

Daarna is vanuit het testteam met an FEZ contact geweest over Ugentec en Eurofins. Het was FEZ niet duidelijk dat dit

jets anders was dan de garantie oC RE oo testmachines en kits voor de bestaande laboratoria. Er is dus geen €

qeclaimd voor eventuele uitbetaling van garanties van testmaterialen voor de bestaande labs.

BEermee aan de slag. Het is wel weer een voorbeeld dat de financiéle verantwoordelijkheid beter in één hand kan

liggen.

Als al akkoord heeft gegeven per mail, kan zij dan de garantieovereenkomst tekenen?

Groet, NEE
Van: SE)BEES© minvws n>

Verzonden: maandag 7 september 2020 16:00

@minvws.nl>

Onderwerp: FW: Hologic - NL
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Hierbij de bevestiging van de deal door[IEEE

Dubbel


