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Van:

Aan:

Ce:

Onderwerp: FW: aanschaf matrijzen - financiéle routing VWS
Datum: maandag 29 juni 2020 16:02:32

Bijlagen: image001.png

Van: I T .
Verzonden: vrijdag 3 april 2020 08:26

Aan:mmminvws.nb
Onderwerp: FW: aanschaf matrijzen - financiéle routing VWS

Goedemorgen

Naar aanleiding van ons gesprek gisteren, klopt het dat jij hier ook bij betrokken bent?

70ja, dan zou ik je even hierover willen spreken, ik had nl gisteren dhr al aan de lijn.

-

Van I

Verzonden: donderdag 2 april 2020 16:44
Aan: INETTIN ) <G @ minvvys.nl>

Onderwerp: FW: aanschaf matrijzen - financiéle routing VWS

Van: NG <M invws.nl>
Verzonden: donderdag 2 april 2020 15:16

Aan: EEEGE bpo.n|; T <fw.vd.assem-
smeele @minvws.nl>

cc: e <BEEEEDN ) minvws.nl>

Onderwerp: aanschaf matrijzen - financiéle routing VWS

Geachte heer

Graag verzoek ik u hierbij om in overleg met afspraken te maken over de
betalingswijze voor de aanschaf van de matrijzen, bedoeld voor de productie van well plates in

het kader van de tests op Covid19.

Mocht u hierover nog vragen hebben weet mij dan te bereiken.

Het telefoonnummer van

Met vriendelijke groet,
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var: IEEECN E N

Verzonden: woensdag 1 april 2020 16:39

Aan: IR <SR ninyws.nl>
Onderwerp: FW: korte update -vertrouwelijk-

ol IESEH

Hierbij voorstel van dvies vanen mij is om dit te doen (zoals net ook
besproken.)

Groet,

From: <
Sent: Wednesday, April 1, 2020 11:58 AM

To: EEIEP SNENETI oS 5122

Subject: RE: korte update -vertrouwelijk-

Clear

BEkceft follow up

Perfect IEEEZN|

From: <BEEEC  bpo n >

Sent: Wednesday, April 1, 2020 10:40 AM

To: IEEESEET s .com>
Cc: < -

Subject: korte update -vertrouwelijk-

Een korte update van mijn kant:

Matrijs:

2 opties
transport moet opgezet worden en hulp daarbij kan handig zijn. (ca

200-300 kg luchtvracht met oa inklaren en douane)
Alu/staal in Nederland bij Promatrix, we willen een aantal product wijzigingen
doorvoeren en kunnen dan van start(1-2 dagen werk en dan duur ca 8-12 dagen.

Productie:
Omdat er nu ws 2 matrijzen komen wil ik ook 2 producenten (onder clean room
omstandigheden) op lijnen. Details volgen.

Materiaal:
Het PP (PP: HP570U Basell) kan wellicht @ Shell organiseren, bij 10 u
productie per dag ca 6 x 25 kg bags nodig per locatie



Kwaliteitscontrole stickers en verpakkingen:
Zijn we nu aan het onderzoeken, veel info van Roche gekregen die we nu doornemen.

Risico’s

Voor beide paden zijn die er. Het is geen eenvoudig product en normaal gesproken duurt
een traject als dit 1-2 jaar. Wij doen ons uiterste best om het te realiseren en hebben nu
een 2-paden strategie, wat de kans op slagen sterk doet toenemen. Echter niemand
geeft nu garanties. Dus ze kunnen ook beide mislukken.

Kosten:
Ik wordt (terecht) gevraagd wie het gaat betalen en hoeveel.

5.1.2a ’

De kosten voor Promoulding worden hoger (ik ben in discussie met ze, maar ze steken
hun nek behoorlijk uit en hebben vrij veel werk extern gelegd) is num Dit
allemaal zonder onze kosten, ik heb daar nu niet heel veel kijk op, ben met name bezig
het te regelen maar wordt totaal al zeker >

Uiteraard ben ik voor overleg beschikbaar, er is nu in 2 dagen al heel veel werk verzet
en merk dat echt iedereen enorm meehelpt.

Met vriendelijke groet,
Mit freundlichen GriiBRen,
With kind regards,

BPO Nederiland bv 7. +31 (0)
Scheepmakerij 11 D.+31 (0)
2628 AA Delft E. IIEEZNE bpo.nl
the Netherfands W. www.bpo.nl/

;

DISCLAIMER:

This e-mail is for the intended recipient only,

If you have received it by mistake please let us know by reply and then delete it from your system; access, disclosure, copying,
distribution or reliance on any of it by anyone else is prohibited

If you as intended recipient have received this e-mail incorrectly, please notify the sender (via e-mail) immediately.
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